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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 485 - SELMAN BUDAK 7/A 14 5 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 17 3 16.00 20 0 20.00 78 11 74.34 424.94 0 0 0 1 1

2 519 - MERVE DİMEN 7/A 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 13 7 10.67 17 3 16.00 73 17 67.34 389.38 0 0 0 2 2

3 583 - MERVE OYANIK 7/E 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 7 2 6.33 10 10 6.67 20 0 20.00 70 19 63.67 378.02 0 0 0 3 1

4 488 - ZENAN DEMİR 7/E 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 12 8 9.33 19 1 18.67 69 21 62.00 375.56 0 0 0 4 2

5 109 - YAĞMUR ABAY 7/E 17 3 16.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 9 8 6.33 19 1 18.67 65 22 57.66 367.65 0 0 0 5 3

6 558 - DENİZ DÖŞ 7/E 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 10 10 6.67 18 2 17.33 67 23 59.33 359.75 0 0 0 6 4

7 434 - NUPEL DEMİR 7/D 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 13 7 10.67 17 3 16.00 65 25 56.67 355.80 0 0 0 7 1

8 108 - YAĞMUR UZUN 7/A 16 4 14.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 8 6.33 15 4 13.67 67 19 60.67 343.95 0 0 0 8 3

9 277 - ENES DAYAR 7/A 10 10 6.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 15 5 13.33 17 3 16.00 64 26 55.33 341.98 0 0 0 9 4

10 457 - ENESKAN TANTİK 7/A 12 8 9.33 10 0 10.00 9 1 8.67 3 7 0.67 9 11 5.33 19 1 18.67 62 28 52.67 326.17 0 0 0 10 5

11 466 - ÖZGÜR BABAYİĞİT 7/B 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 8 12 4.00 15 5 13.33 60 30 50.67 322.22 0 0 0 11 1

12 193 - ZERDA KURAL 7/E 12 8 9.33 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 11 9 8.00 16 4 14.67 62 28 52.67 320.25 0 0 0 12 5

13 359 - ENES BABAYİĞİT 7/B 14 6 12.00 6 4 4.67 9 1 8.67 3 7 0.67 10 10 6.67 16 4 14.67 58 32 47.35 318.27 0 0 0 13 2

14 372 - SERKAN YILMAZ 7/A 12 8 9.33 10 0 10.00 10 0 10.00 6 4 4.67 8 12 4.00 17 3 16.00 63 27 54.00 310.37 0 0 0 14 6

15 401 - AMİNA TEYMURTAŞ 7/E 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 5 14 0.33 18 2 17.33 60 29 50.32 306.42 0 0 0 15 6

16 504 - ŞEYMA NUR ÖZEL 7/B 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 8 10 4.67 16 3 15.00 58 29 48.34 306.42 0 0 0 15 3

17 23 - BEDİRHAN SUNE 7/E 7 10 3.67 7 2 6.33 9 1 8.67 5 5 3.33 10 8 7.33 19 1 18.67 57 27 48.00 302.96 0 0 0 17 7

18 596 - HARUN AY 7/F 10 9 7.00 6 3 5.00 8 2 7.33 2 6 0.00 11 6 9.00 15 2 14.33 52 28 42.66 298.02 0 0 0 18 1

19 332 - BERFİN ARTAN 7/B 14 6 12.00 4 6 2.00 10 0 10.00 5 5 3.33 9 11 5.33 14 6 12.00 56 34 44.66 296.54 0 0 0 19 4

20 49 - ABDURRAHMAN ARSLAN 7/A 9 11 5.33 7 3 6.00 10 0 10.00 6 4 4.67 12 8 9.33 15 5 13.33 59 31 48.66 296.54 0 0 0 19 7

21 555 - TAHİR ATILGAN 7/C 9 11 5.33 4 5 2.33 9 1 8.67 4 6 2.00 7 11 3.33 19 0 19.00 52 34 40.66 283.21 0 0 0 21 1

22 532 - YAĞMUR AKÇAY 7/A 13 6 11.00 5 5 3.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 10 8 7.33 12 7 9.67 51 35 40.00 282.72 0 0 0 22 8

23 367 - BARIŞ EVSEN 7/F 13 7 10.67 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 10 10 6.67 13 7 10.67 51 39 38.01 280.74 0 0 0 23 2

24 518 - İREM DİMEN 7/A 11 9 8.00 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 9 11 5.33 15 5 13.33 53 37 40.66 278.76 0 0 0 24 9

25 11 - ZEYNEP YILMAZ 7/A 10 10 6.67 8 2 7.33 9 1 8.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 20 0 20.00 53 37 42.67 278.76 0 0 0 24 9

26 16 - BARAN DALMIŞ 7/B 10 10 6.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 5 2.33 7 8 4.33 16 4 14.67 52 32 41.33 275.31 0 0 0 26 5

27 378 - EMİNE ERSOY 7/F 10 10 6.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 8 12 4.00 16 4 14.67 54 36 42.00 274.81 0 0 0 27 3

28 335 - NİSA ÖZKAN 7/E 12 8 9.33 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 8 12 4.00 14 6 12.00 53 37 40.66 272.84 0 0 0 28 8

29 418 - ERKAN AYKAN 7/B 11 8 8.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 9 8 6.33 12 7 9.67 54 31 43.67 272.84 0 0 0 28 6

30 495 - SAMİ ÖZEL 7/D 11 9 8.00 6 4 4.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 5 8 2.33 16 2 15.33 49 32 39.00 270.86 0 0 0 30 2

31 527 - ABDULSAMED YILDIRIM 7/D 5 7 2.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 9 6.00 16 4 14.67 54 26 45.33 270.86 0 0 0 30 2

32 210 - MEHMET SAİT BARAN 7/E 12 8 9.33 6 4 4.67 10 0 10.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 16 4 14.67 50 30 40.67 262.96 0 0 0 32 9

33 256 - HARUN ARI 7/A 12 8 9.33 5 5 3.33 5 0 5.00 0 0 0.00 7 13 2.67 15 5 13.33 44 31 33.66 262.47 0 0 0 33 11

34 565 - GAMZE MİRZAOĞLU 7/B 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 2 5.33 4 13 -0.33 12 7 9.67 52 32 41.66 256.05 0 0 0 34 7

35 242 - BUŞRA SABAZ 7/B 11 9 8.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 4 2.67 8 10 4.67 12 8 9.33 50 36 38.00 254.07 0 0 0 35 8

36 481 - MUHAMMED FURKAN OCA 7/E 9 11 5.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 10 8 7.33 11 9 8.00 51 36 38.99 249.63 0 0 0 36 10

37 505 - TUBA ARSLAN 7/B 11 9 8.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 4 2.67 7 11 3.33 12 8 9.33 50 36 37.99 248.15 0 0 0 37 9

38 478 - ÇİMEN ABAY 7/E 15 4 13.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 4 2.67 3 14 -1.67 11 8 8.33 49 34 39.34 246.17 0 0 0 38 11

39 377 - MEDİNE BATMAZ 7/B 11 9 8.00 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 8 12 4.00 12 8 9.33 47 43 32.67 243.21 0 0 0 39 10

40 452 - SÜMEYYE ERSOY 7/F 7 13 2.67 4 6 2.00 9 1 8.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 13 4 11.67 44 43 30.34 231.36 0 0 0 40 4

41 482 - MUHAMMET MUSTAFA D 7/F 9 11 5.33 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 16 -1.33 15 2 14.33 46 41 33.66 229.38 0 0 0 41 5

42 487 - ZEHRA ZENGER 7/E 7 13 2.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 5 12 1.00 15 3 14.00 47 38 34.33 229.38 0 0 0 41 12

43 29 - SEMA GÜNDÜZ 7/C 8 12 4.00 1 9 -2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 5 15 0.00 17 2 16.33 41 48 27.00 227.41 0 0 0 43 2

44 321 - BURAK PELTEK 7/A 6 14 1.33 7 3 6.00 9 1 8.67 1 9 -2.00 7 10 3.67 15 5 13.33 45 42 33.00 227.41 0 0 0 43 12

45 390 - BERZAN AĞIN 7/A 4 16 -1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 7 12 3.00 19 1 18.67 40 49 27.00 225.43 0 0 0 45 13

46 447 - MUHARREM KEREÇİN 7/E 13 7 10.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 3 17 -2.67 11 9 8.00 49 41 38.01 223.46 0 0 0 46 13

47 88 - BÜNYAMİN IŞIK 7/A 10 10 6.67 2 8 -0.67 9 1 8.67 3 7 0.67 5 15 0.00 14 6 12.00 43 47 28.01 223.46 0 0 0 46 14

48 77 - AYSİMA ÇALIŞIR 7/E 10 8 7.33 6 2 5.33 7 3 6.00 5 5 3.33 6 7 3.67 9 9 6.00 43 34 31.66 222.47 0 0 0 48 14
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49 435 - FELAT DEMİR 7/D 8 12 4.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 11 9 8.00 10 10 6.67 40 50 24.67 217.53 0 0 0 49 4

50 460 - HARUN AHMET BUDAK 7/A 9 11 5.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 9 11 5.33 9 11 5.33 45 45 29.99 215.56 0 0 0 50 15

51 456 - DİLEK ÖZALP 7/E 11 9 8.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 7 0.67 6 14 1.33 10 10 6.67 43 47 27.33 211.60 0 0 0 51 15

52 480 - İREM ÖZTÜRK 7/F 8 12 4.00 4 6 2.00 4 5 2.33 5 5 3.33 7 13 2.67 12 6 10.00 40 47 24.33 210.12 0 0 0 52 6

53 431 - KARAGÖL AYDIN 7/C 5 14 0.33 4 6 2.00 9 1 8.67 4 5 2.33 6 12 2.00 14 3 13.00 42 41 28.33 210.12 0 0 0 52 3

54 552 - SABRİ HAYKIR 7/C 7 13 2.67 7 3 6.00 10 0 10.00 3 7 0.67 3 16 -2.33 15 3 14.00 45 42 33.34 209.63 0 0 0 54 4

55 547 - MEKAN KINU 7/A 10 10 6.67 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 8 12 4.00 8 12 4.00 45 45 30.00 209.63 0 0 0 54 16

56 238 - MEHMET EMİN SÜSİN 7/D 12 8 9.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 5 7 2.67 4 3 3.00 38 31 27.67 207.65 0 0 0 56 5

57 432 - HÜSEYİN ARSLAN 7/E 8 12 4.00 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 3 15 -2.00 13 6 11.00 44 43 31.67 201.73 0 0 0 57 16

58 469 - SERKAN ŞİMŞEK 7/A 11 9 8.00 4 6 2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 5 14 0.33 9 11 5.33 42 47 26.32 199.75 0 0 0 58 17

59 203 - ARDA BERK MUTLU 7/B 9 11 5.33 7 2 6.33 8 2 7.33 5 5 3.33 5 15 0.00 10 10 6.67 44 45 28.99 196.30 0 0 0 59 11

60 337 - SERHAT ACET 7/B 8 12 4.00 3 7 0.67 6 4 4.67 7 3 6.00 8 12 4.00 9 11 5.33 41 49 24.67 195.80 0 0 0 60 12

61 143 - YUSUF HALİTOĞLU 7/C 5 15 0.00 3 7 0.67 7 2 6.33 4 6 2.00 4 9 1.00 14 4 12.67 37 43 22.67 194.32 0 0 0 61 5

62 530 - AZRA ABAY 7/F 6 13 1.67 5 5 3.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 8 10 4.67 10 7 7.67 37 47 23.34 193.83 0 0 0 62 7

63 587 - MUHAMMED ŞÜKRÜ DEMİ 7/F 7 13 2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 13 7 10.67 36 54 18.67 191.85 0 0 0 63 8

64 322 - ZEYNEP ARSLAN 7/E 8 12 4.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 5 1.33 4 13 -0.33 11 6 9.00 38 44 23.66 190.86 0 0 0 64 17

65 441 - EMİNE KINU 7/E 7 11 3.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 7 0.67 8 12 4.00 8 11 4.33 41 46 25.67 189.88 0 0 0 65 18

66 66 - ELİFNUR BULUT 7/B 8 12 4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 9 11 5.33 9 11 5.33 33 57 15.33 185.93 0 0 0 66 13

67 413 - SELMAN TANÇ 7/* 9 10 5.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 5 15 0.00 9 9 6.00 38 49 21.67 183.95 0 0 0 67 1

68 586 - MUHAMMED BARIŞ ARSL 7/B 7 13 2.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 10 1.67 10 10 6.67 37 48 21.01 180.00 0 0 0 68 14

69 528 - YUSUF ARSLAN 7/E 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 1 2.67 7 10 3.67 6 8 3.33 33 41 19.34 173.09 0 0 0 69 19

70 416 - SEVİM TANÇ 7/D 12 8 9.33 4 6 2.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 14 0.33 5 15 0.00 36 53 18.99 170.12 0 0 0 70 6

71 479 - HAMZA ERDEN 7/D 9 11 5.33 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 9 11 5.33 36 54 19.33 168.15 0 0 0 71 7

72 80 - RABİA IŞIK 7/A 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 8 12 4.00 33 57 14.01 168.15 0 0 0 71 18

73 497 - İBRAHİM KARTAL 7/D 6 14 1.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 4 0.67 5 15 0.00 10 10 6.67 37 49 20.67 166.17 0 0 0 73 8

74 290 - BERFİN OFLAZ 7/B 8 12 4.00 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 5 15 0.00 8 12 4.00 37 53 19.34 164.20 0 0 0 74 15

75 516 - HEDİYE ASAN 7/D 5 15 0.00 5 5 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 14 0.33 10 10 6.67 38 51 21.00 162.22 0 0 0 75 9

76 376 - ALEYNA YILDIZ 7/E 10 10 6.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 9 10 5.67 2 18 -4.00 33 56 19.01 158.27 0 0 0 76 20

77 356 - CEREN TANAK 7/B 8 12 4.00 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 3 16 -2.33 9 11 5.33 36 53 20.66 158.27 0 0 0 76 16

78 494 - ENES ÇİN 7/D 6 14 1.33 5 5 3.33 8 2 7.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 8 10 4.67 34 54 17.99 156.30 0 0 0 78 10

79 13 - HAZRETİ HAMZA İLTAŞ 7/D 7 13 2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 8 12 4.00 7 13 2.67 30 60 12.01 156.30 0 0 0 78 10

80 507 - ABDULSAMET SADAK 7/A 6 14 1.33 4 6 2.00 9 1 8.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 11 9 8.00 36 54 20.67 156.30 0 0 0 78 19

81 268 - FERHAT ÖREŞ 7/C 4 15 -1.00 4 6 2.00 8 2 7.33 1 7 -1.33 2 15 -3.00 13 5 11.33 32 50 20.66 155.31 0 0 0 81 6

82 571 - MELİKE İREM OCAK 7/F 8 12 4.00 4 6 2.00 7 2 6.33 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 11 3.33 33 54 15.66 154.81 0 0 0 82 9

83 28 - İBRAHİM IŞIK 7/F 7 13 2.67 5 5 3.33 6 4 4.67 0 10 -3.33 4 16 -1.33 10 10 6.67 32 58 17.34 154.32 0 0 0 83 10

84 442 - EBUZEYD ÇEVRİM 7/E 9 11 5.33 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 14 -1.67 6 13 1.67 36 50 21.01 152.35 0 0 0 84 21

85 579 - MEHMET ARIF METE 7/D 1 19 -5.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 12 8 9.33 8 12 4.00 31 59 18.66 152.35 0 0 0 84 12

86 464 - MEVLÜDE ÇEVRİM 7/B 7 13 2.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 7 13 2.67 6 14 1.33 34 56 15.33 152.35 0 0 0 84 17

87 272 - BARAN AĞIRMAN 7/C 1 18 -5.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 8 0.33 14 4 12.67 27 51 16.33 150.37 0 0 0 87 7

88 281 - ZİLAN OFLAZ 7/F 6 13 1.67 3 6 1.00 2 6 0.00 2 8 -0.67 7 11 3.33 7 11 3.33 27 55 9.33 149.88 0 0 0 88 11

89 22 - MUHAMMED ERSOY 7/D 6 14 1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 8 11 4.33 31 58 12.32 148.40 0 0 0 89 13

90 397 - ARDA BERK ACET 7/0 2 17 -3.67 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 6 13 1.67 11 8 8.33 32 55 17.34 148.40 0 0 0 89 1

91 24 - SEHER ADIBELLİ 7/A 7 13 2.67 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 32 58 13.34 148.40 0 0 0 89 20

92 73 - MEHDİ TANIŞ 7/B 6 10 2.67 2 5 0.33 3 5 1.33 4 6 2.00 3 12 -1.00 9 11 5.33 27 49 11.66 146.91 0 0 0 92 18

93 2 - DİLAN MALĞAZ 7/C 2 18 -4.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 7 1.67 11 8 8.33 29 51 16.01 144.44 0 0 0 93 8

94 250 - ELİF YILMAZ 7/B 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 7 11 3.33 28 60 10.00 144.44 0 0 0 93 19

95 472 - ZELİHA DENKER 7/A 4 16 -1.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 5 15 0.00 10 10 6.67 33 57 15.34 144.44 0 0 0 93 21

96 368 - ELİF ERGİN 7/E 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 9 9 6.00 5 14 0.33 26 61 8.33 142.47 0 0 0 96 22
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97 499 - FURKAN KARACA 7/D 6 13 1.67 5 4 3.67 1 4 -0.33 3 5 1.33 5 14 0.33 8 12 4.00 28 52 11.00 142.47 0 0 0 96 14

98 90 - MURAT TANIŞ 7/D 9 11 5.33 3 7 0.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 11 1.33 30 56 13.33 140.49 0 0 0 98 15

99 127 - VESİLE UZUN 7/D 6 14 1.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 29 61 8.67 136.54 0 0 0 99 16

100 520 - MİZGİN ERGÜN 7/C 4 15 -1.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 7 13 2.67 7 12 3.00 30 58 11.67 136.54 0 0 0 99 9

101 476 - BAYRAM ASLAN 7/E 5 15 0.00 6 4 4.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 3 17 -2.67 10 10 6.67 31 59 16.01 134.57 0 0 0 101 23

102 512 - BURHAN KARAGOL 7/D 6 10 2.67 4 6 2.00 1 7 -1.33 3 7 0.67 4 12 0.00 6 10 2.67 24 52 8.01 133.58 0 0 0 102 17

103 483 - SEDAT BOZKRT 7/E 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 7 13 2.67 27 63 6.68 132.59 0 0 0 103 24

104 353 - BUŞRA USLU 7/B 5 15 0.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 5 15 0.00 28 62 8.00 128.64 0 0 0 104 20

105 454 - GURBET SEVECİ 7/E 6 14 1.33 5 5 3.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 32 58 14.66 124.69 0 0 0 105 25

106 500 - NİSANUR ÇAKIR 7/D 5 15 0.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 32 58 14.00 118.77 0 0 0 106 18

107 292 - SERHAT BUĞDAY 7/C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 15 -1.00 9 11 5.33 25 64 7.33 118.77 0 0 0 106 10

108 562 - AMED ABAY 7/F 5 15 0.00 5 4 3.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 3 6 1.00 5 14 0.33 24 53 7.00 115.31 0 0 0 108 12

109 148 - KASIM HALİTOĞLU 7/D 9 11 5.33 1 8 -1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 23 66 7.33 113.33 0 0 0 109 19

110 163 - HASAN HALİTOĞLU 7/F 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 7 13 2.67 3 17 -2.67 21 69 4.00 102.96 0 0 0 110 13

111 283 - ELİF ZENGER 7/C 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 8 12 4.00 24 66 6.01 102.96 0 0 0 110 11

112 334 - ÖMER AVAŞ 7/B 4 16 -1.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 7 13 2.67 3 17 -2.67 24 66 8.00 97.04 0 0 0 112 21

113 330 - AHMET ŞAHİN 7/A 6 11 2.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 16 -2.33 3 16 -2.33 18 67 3.00 83.21 0 0 0 113 22

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 5.31 3.69 5.83 2.08 3.13 8.83 28.87 214.61
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