
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu  5. SINIF | Kurumsal 3 23678 569 458 74

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 566 - HÜSEYİN AKDENİZ 5/B 15 0 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 3 11.00 12 3 11.00 67 8 64.34 432.84 0 3 3 1 1

2 120 - ARİN AZRA AŞKAN 5/B 13 2 12.33 10 0 10.00 0 0 0.00 3 2 2.33 11 3 10.00 11 4 9.67 48 11 44.33 371.11 0 11 11 2 2

3 181 - TUBA KOŞMAT 5/C 9 6 7.00 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 11 4 9.67 11 4 9.67 55 20 48.35 340.66 0 21 20 3 1

4 570 - MUSTAFA ARSLAN 5/D 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 12 2 11.33 9 6 7.00 53 21 46.00 339.34 0 23 22 4 1

5 8 - FURKAN AY 5/A 8 7 5.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 11 4 9.67 11 4 9.67 58 17 52.35 338.02 0 24 23 5 1

6 216 - ALPEREN KANĞAL 5/A 10 5 8.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 11 4 9.67 9 6 7.00 57 18 51.00 336.05 0 26 25 6 2

7 316 - ENES AKÇAY 5/A 9 6 7.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 3 8.00 11 4 9.67 57 15 52.00 335.39 0 27 26 7 3

8 105 - EYLÜL KIZILKAYA 5/A 10 5 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 5 8.33 9 6 7.00 54 21 46.99 321.56 0 34 33 8 4

9 12 - VEDAT ERTAN 5/A 8 7 5.67 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 12 3 11.00 9 6 7.00 54 21 47.01 321.56 0 34 33 8 4

10 191 - MERVE LAVENT 5/C 10 5 8.33 8 2 7.33 5 5 3.33 10 0 10.00 10 5 8.33 9 5 7.33 52 22 44.65 320.25 0 37 36 10 2

11 217 - ŞİLAN ŞANLI 5/D 10 5 8.33 5 5 3.33 8 2 7.33 10 0 10.00 11 3 10.00 7 8 4.33 51 23 43.32 309.71 0 46 44 11 2

12 184 - BEDİRHAN ERSOY 5/C 6 8 3.33 6 3 5.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 5 8.33 11 1 10.67 51 19 44.66 309.55 0 47 45 12 3

13 282 - DİYANA OĞUZ 5/B 10 5 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 9 1 8.67 10 5 8.33 8 7 5.67 50 25 41.67 305.10 0 49 47 13 3

14 188 - MERVE NUR İNAN 5/C 11 4 9.67 4 6 2.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 8 4.33 10 5 8.33 46 29 36.33 297.20 0 55 53 14 4

15 183 - AZAD SAKIN 5/C 8 7 5.67 5 5 3.33 9 1 8.67 10 0 10.00 6 9 3.00 11 2 10.33 49 24 41.00 282.72 0 66 64 15 5

16 61 - EVİN ÇAÇAN 5/A 7 8 4.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 6 7.00 9 6 7.00 50 25 41.66 279.42 0 71 69 16 6

17 18 - ABDULSAMET DAYANAN 5/A 9 6 7.00 5 5 3.33 4 6 2.00 10 0 10.00 7 8 4.33 10 5 8.33 45 30 34.99 278.11 0 73 71 17 7

18 568 - ZELAL KURAL 5/B 10 5 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 6 8 3.33 8 7 5.67 48 26 39.33 269.55 0 86 81 18 4

19 237 - ELA ŞİMŞEK 5/C 7 8 4.33 4 6 2.00 7 3 6.00 8 2 7.33 8 7 5.67 9 6 7.00 43 32 32.33 257.04 0 90 85 19 6

20 339 - IŞIK AKÇAM 5/D 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 10 0 10.00 8 6 6.00 5 10 1.67 46 28 36.67 257.04 0 90 85 19 3

21 99 - BETÜL ARSLAN 5/B 8 7 5.67 8 2 7.33 7 1 6.67 8 2 7.33 9 3 8.00 3 3 2.00 43 18 37.00 255.39 0 92 87 21 5

22 35 - SERDAR TEYMURTAŞ 5/C 10 5 8.33 6 4 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 6 9 3.00 8 7 5.67 40 35 28.34 251.11 0 98 93 22 7

23 14 - NİSANUR ÖZEL 5/A 2 1 1.67 5 5 3.33 8 2 7.33 10 0 10.00 8 5 6.33 9 6 7.00 42 19 35.66 249.14 0 99 94 23 8

24 136 - ZEYNEP AK 5/A 8 7 5.67 4 5 2.33 6 4 4.67 7 2 6.33 9 5 7.33 6 9 3.00 40 32 29.33 246.17 0 105 97 24 9

25 36 - ARAFAT ERTAN 5/A 7 8 4.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 8 7 5.67 9 6 7.00 36 39 23.67 243.21 0 112 102 25 10

26 20 - ŞERİFE RAMO 5/A 9 6 7.00 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 8 4.33 5 10 1.67 45 30 35.00 235.31 0 127 116 26 11

27 219 - RIDVAN GÜNDÜZ 5/D 7 5 5.33 4 6 2.00 5 3 4.00 7 3 6.00 6 6 4.00 6 2 5.33 35 25 26.66 233.66 0 132 121 27 4

28 515 - İSMAİL SÖNMEZ 5/C 3 12 -1.00 3 7 0.67 5 5 3.33 9 1 8.67 8 7 5.67 11 4 9.67 39 36 28.01 232.02 0 133 122 28 8

29 129 - ELİF BAĞLAN 5/B 5 10 1.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 11 4 9.67 7 8 4.33 34 41 21.00 230.70 0 136 125 29 6

30 267 - BERAT AYDOĞMUŞ 5/A 6 9 3.00 6 3 5.00 6 4 4.67 5 5 3.33 5 7 2.67 10 5 8.33 38 33 27.00 229.88 0 140 129 30 12

31 135 - YUSUF AKDENİZ 5/B 8 7 5.67 7 3 6.00 8 2 7.33 5 5 3.33 5 10 1.67 8 7 5.67 41 34 29.67 227.41 0 144 131 31 7

32 32 - FATMANUR ÇAÇAN 5/A 9 6 7.00 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 5 10 1.67 7 8 4.33 39 36 27.00 223.46 0 155 138 32 13

33 43 - HACİ ZEKİ AKDENİZ 5/A 9 6 7.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 11 0.33 7 8 4.33 43 32 32.32 222.80 0 158 141 33 14

34 574 - YEZDA KAŞBAŞ 5/D 8 7 5.67 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 8 7 5.67 5 10 1.67 38 37 25.68 221.48 0 161 143 34 5

35 19 - İRŞAD ZENGER 5/A 8 7 5.67 5 5 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 9 2.00 7 8 4.33 41 33 29.99 221.48 0 161 143 34 15

36 262 - BEYZANUR DEMİR 5/A 6 9 3.00 3 7 0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 5 10 1.67 10 5 8.33 34 41 20.34 213.58 0 177 155 36 16

37 577 - HİLAL OYANIK 5/A 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 3 8 0.33 6 3 5.00 37 28 27.66 203.04 0 196 171 37 17

38 51 - ZEKİYE SUNE 5/A 7 8 4.33 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 2 7 -0.33 6 3 5.00 36 27 27.33 197.78 0 209 181 38 18

39 195 - ÖMER FARUK ŞINIK 5/C 6 9 3.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 11 0.33 9 5 7.33 32 42 18.66 195.14 0 217 188 39 9

40 189 - HALİME OLĞAR 5/B 4 11 0.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 7 8 4.33 8 7 5.67 32 43 18.33 192.51 0 225 195 40 8

41 15 - HÜSNÜ KINU 5/C 8 7 5.67 4 6 2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 10 1.67 5 10 1.67 35 40 21.67 189.88 0 231 199 41 10

42 198 - ZELAL SADAK 5/C 3 12 -1.00 6 4 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 8 7 5.67 6 9 3.00 37 38 25.34 185.27 0 240 207 42 11

43 224 - İREM AYKAN 5/D 7 8 4.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 5 10 1.67 6 9 3.00 32 43 19.66 183.95 0 244 210 43 6

44 232 - OSMAN ÖZDEMİR 5/D 9 6 7.00 4 6 2.00 3 7 0.67 9 1 8.67 5 10 1.67 3 12 -1.00 33 42 20.01 177.37 0 258 222 44 7

45 366 - İLDAR YİĞİT ADIRBEL 5/C 0 0 0.00 3 6 1.00 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 9 3 8.00 17 13 12.67 170.12 0 274 233 45 12

46 142 - MERYEM YÜCE 5/B 4 11 0.33 4 6 2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 5 10 1.67 7 8 4.33 29 46 13.67 160.91 0 296 248 46 9

47 244 - ÖZCAN ATEŞ 5/A 4 11 0.33 4 6 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 11 0.33 7 8 4.33 31 44 16.32 156.30 0 310 257 47 19

48 201 - DİLEK ŞİMŞEK 5/C 7 7 4.67 2 8 -0.67 1 3 0.00 4 6 2.00 3 11 -0.67 5 7 2.67 22 42 9.34 154.65 0 317 263 48 13
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49 204 - SÜNDÜS ÇEVRİM 5/C 4 11 0.33 3 7 0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 6 9 3.00 5 10 1.67 29 46 13.67 152.35 0 324 269 49 14

50 52 - ELİF KARACA 5/A 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 9 3.00 6 9 3.00 24 51 8.33 151.03 0 326 271 50 20

51 275 - MUHARREM ARSLAN 5/B 6 9 3.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 10 1.67 4 11 0.33 28 47 12.33 150.37 0 331 275 51 10

52 141 - BARAN KARACA 5/B 5 10 1.67 4 6 2.00 7 3 6.00 6 4 4.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 31 44 17.34 147.74 0 340 284 52 11

53 34 - YASİN KARAGÖL 5/A 2 13 -2.33 2 8 -0.67 4 5 2.33 3 7 0.67 4 11 0.33 9 5 7.33 24 49 10.66 145.60 0 344 288 53 21

54 501 - BARAN KEREÇİN 5/A 6 9 3.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 4 10 0.67 24 50 8.01 145.10 0 345 289 54 22

55 39 - HALİME KOŞMAT 5/A 3 12 -1.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 5 10 1.67 7 8 4.33 25 50 11.33 144.44 0 346 290 55 23

56 245 - ÖZGÜR ÖZTÜRK 5/C 6 9 3.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 3 10 -0.33 4 9 1.00 25 46 10.67 137.86 0 368 306 56 15

57 233 - BERİVAN METE 5/D 5 10 1.67 0 10 -3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 11 0.33 5 10 1.67 25 50 11.67 135.88 0 373 310 57 8

58 230 - DİLAN ERTAN 5/D 3 12 -1.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 10 1.67 5 10 1.67 27 48 12.67 131.28 0 388 322 58 9

59 273 - SERDEM KAYA 5/D 3 12 -1.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 3 12 -1.00 7 8 4.33 26 49 12.33 129.30 0 397 330 59 10

60 291 - FURKAN ÇOBAN 5/D 7 8 4.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 12 -1.00 3 10 -0.33 23 50 9.67 128.64 0 402 335 60 11

61 70 - İHSAN KARACA 5/A 2 13 -2.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 6 4 4.67 6 9 3.00 5 10 1.67 24 51 11.34 125.35 0 411 342 61 24

62 227 - EDİBE OĞUZ 5/D 3 12 -1.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 6 9 3.00 22 53 7.33 121.40 0 425 351 62 12

63 300 - MEHMET EMİN ÇOBAN 5/A 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 6 9 3.00 21 54 5.33 119.42 0 438 362 63 25

64 536 - HÜSEYİN GÜNDÜZ 5/B 1 14 -3.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 7 8 4.33 5 10 1.67 19 56 7.34 115.47 0 450 370 64 12

65 220 - ROJİN METE 5/D 6 9 3.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 7 -0.33 5 10 1.67 2 13 -2.33 18 56 4.67 113.99 0 456 374 65 13

66 534 - ZEYNEP ZENGER 5/C 8 7 5.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 2 7.33 1 14 -3.67 1 9 -2.00 24 46 15.00 112.84 0 458 376 66 16

67 595 - ŞİLAN NAM 5/C 5 10 1.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 10 -2.33 5 10 1.67 19 52 5.34 108.89 0 466 381 67 17

68 276 - NİSA NUR YILMAZ 5/D 4 11 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 11 0.33 3 12 -1.00 20 55 3.99 100.33 0 492 402 68 14

69 75 - BARAN KEREÇİN 5/D 6 9 3.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 6 4 4.67 1 14 -3.67 4 11 0.33 20 55 8.67 100.33 0 492 402 68 14

70 33 - İSMAİL YALÇIN 5/A 2 13 -2.33 4 6 2.00 5 5 3.33 8 2 7.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 26 49 12.99 95.06 0 504 412 70 26

71 225 - AHMET UMUR 5/D 5 9 2.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 6 1.00 3 12 -1.00 3 12 -1.00 15 58 3.00 93.58 0 511 416 71 16

72 588 - AYLİN CULDUZ 5/D 3 12 -1.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 12 -1.00 4 11 0.33 18 57 3.66 87.82 0 525 427 72 17

73 506 - İBRAHİM KARACA 5/B 5 10 1.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 14 -3.67 3 12 -1.00 17 58 4.34 77.28 0 540 436 73 13

74 7 - FURKAN AYDOĞM*Ş 5/AD 3 12 -1.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 11 0.33 1 14 -3.67 13 62 1.00 60.82 0 561 453 74 1

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 4.05 2.90 3.96 5.49 3.62 4.43 24.45 207.27
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