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IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
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Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 44 - NURGÜL BAĞLAN 6/A 12 3 11.00 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 14 1 13.67 15 0 15.00 66 9 63.01 446.67 0 1 1 1 1

2 128 - ENSAR ERSOY 6/C 10 4 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 14 0 14.00 15 0 15.00 65 8 62.34 433.97 0 3 3 2 1

3 37 - SÜLEYMAN OCAK 6/A 10 5 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 13 1 12.67 14 1 13.67 62 11 58.34 409.21 0 10 10 3 2

4 55 - BEYZA NUR AŞKAN 6/A 10 5 8.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 14 1 13.67 12 3 11.00 65 10 61.67 406.03 0 12 12 4 3

5 42 - KÜBRA SABAZ 6/A 11 4 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 14 1 13.67 11 4 9.67 59 16 53.67 390.79 0 20 20 5 4

6 171 - ZEYNEP DÜZ 6/A 9 6 7.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 13 2 12.33 12 3 11.00 55 20 48.33 365.40 0 30 29 6 5

7 30 - BETÜL EKİN DAYANAN 6/A 10 2 9.33 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 14 0 14.00 6 8 3.33 55 15 49.99 347.62 0 35 34 7 6

8 92 - ZAHİDE ERSOY 6/C 7 7 4.67 7 2 6.33 9 1 8.67 4 2 3.33 10 3 9.00 14 1 13.67 51 16 45.67 343.18 0 37 36 8 2

9 423 - HAVİN TANIŞ 6/D 10 5 8.33 5 5 3.33 9 1 8.67 5 5 3.33 12 3 11.00 10 5 8.33 51 24 42.99 340.00 0 40 39 9 1

10 40 - MERYEM AKIN 6/B 8 6 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 4 8.67 52 16 46.67 329.84 0 46 44 10 1

11 121 - ERKAN AKMAN 6/C 5 8 2.33 4 3 3.00 4 5 2.33 4 3 3.00 12 2 11.33 13 1 12.67 42 22 34.66 316.51 0 58 55 11 3

12 62 - FATMA NUR DALMIŞ 6/A 8 7 5.67 2 8 -0.67 10 0 10.00 6 4 4.67 11 2 10.33 10 5 8.33 47 26 39.00 312.06 0 59 56 12 7

13 326 - AYLİN AY 6/B 10 5 8.33 5 5 3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 13 2 12.33 8 7 5.67 43 32 34.33 312.06 0 59 56 12 2

14 146 - HAMZA COŞUT 6/C 6 9 3.00 4 1 3.67 7 3 6.00 5 2 4.33 11 4 9.67 12 2 11.33 45 21 38.00 309.52 0 64 60 14 4

15 167 - SEMA NUR ÇEVRİM 6/D 8 7 5.67 5 5 3.33 9 1 8.67 4 2 3.33 12 2 11.33 8 7 5.67 46 24 38.00 301.90 0 74 69 15 2

16 117 - YUSUF NAS 6/A 8 6 6.00 5 5 3.33 9 0 9.00 3 5 1.33 10 2 9.33 8 7 5.67 43 25 34.66 286.03 0 90 83 16 8

17 87 - ESMA AKDENİZ 6/C 10 5 8.33 8 2 7.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 5 8 2.33 12 3 11.00 41 32 32.32 281.59 0 94 87 17 5

18 130 - ŞEVVAL ARSLAN 6/A 9 6 7.00 3 7 0.67 9 1 8.67 4 6 2.00 7 7 4.67 10 3 9.00 42 30 32.01 279.05 0 96 89 18 9

19 48 - AYŞE GÜL AYTIŞ 6/A 8 7 5.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 8 4.33 9 6 7.00 48 27 39.00 271.43 0 103 96 19 10

20 27 - ÖMER SERHAT BUDAK 6/A 3 12 -1.00 10 0 10.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 11 3 10.00 10 5 8.33 44 30 35.66 263.81 0 111 103 20 11

21 131 - REMZİYE AKAY 6/C 5 9 2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 10 5 8.33 12 3 11.00 35 39 22.67 263.81 0 111 103 20 6

22 161 - YUSUF ŞINIK 6/D 7 8 4.33 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 11 4 9.67 7 8 4.33 42 33 30.99 263.81 0 111 103 20 3

23 151 - ZEKİYE YILMAZ 6/B 7 8 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 9 6 7.00 9 6 7.00 41 34 29.67 261.27 0 117 109 23 3

24 573 - RAMAZAN ŞAMA 6/A 6 9 3.00 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 6 9 3.00 11 4 9.67 43 32 32.34 251.11 0 131 120 24 12

25 556 - VİYAN HAYKIR 6/B 8 7 5.67 5 4 3.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 10 1.67 9 4 7.67 41 31 30.68 244.13 0 143 130 25 4

26 103 - SENEM KARAVİŞ 6/B 8 7 5.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 7 8 4.33 7 8 4.33 38 37 25.66 230.79 0 160 146 26 5

27 133 - NURİ OKUŞ 6/B 6 8 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 9 4 7.67 7 6 5.00 33 37 21.34 230.79 0 160 146 26 5

28 104 - GÜLCAN TANIŞ 6/B 7 8 4.33 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 7 8 4.33 8 7 5.67 36 39 23.00 225.71 0 166 152 28 7

29 546 - AHMET USLU 6/D 6 8 3.33 4 6 2.00 8 1 7.67 5 4 3.67 0 0 0.00 11 4 9.67 34 23 26.34 224.44 0 169 154 29 4

30 71 - GAZEL BOZKURT 6/B 6 9 3.00 4 6 2.00 9 1 8.67 1 9 -2.00 9 6 7.00 5 4 3.67 34 35 24.34 220.63 0 173 157 30 8

31 147 - MUSTAFA IŞIK 6/C 5 10 1.67 0 7 -2.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 5 8 2.33 12 3 11.00 29 41 19.67 214.92 0 186 170 31 7

32 95 - NURSEL OCAK 6/B 5 10 1.67 4 6 2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 7 8 4.33 8 7 5.67 37 38 24.33 213.02 0 189 172 32 9

33 162 - ARDA NAS 6/D 8 7 5.67 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 9 4 7.67 3 10 -0.33 32 39 19.34 210.48 0 202 182 33 5

34 597 - DELAL NAS 6/A 7 8 4.33 5 5 3.33 8 2 7.33 7 3 6.00 6 7 3.67 5 10 1.67 38 35 26.33 205.40 0 215 193 34 13

35 145 - SAMİ YUSUF ÇİN 6/C 2 12 -2.00 5 1 4.67 7 1 6.67 3 3 2.00 5 7 2.67 11 4 9.67 33 28 25.68 204.13 0 221 198 35 8

36 269 - MELİSA ALEYNA TANIŞ 6/A 8 7 5.67 5 4 3.67 7 1 6.67 4 6 2.00 7 8 4.33 3 8 0.33 34 34 22.67 202.22 0 227 203 36 14

37 69 - AHMET YAKIŞIR 6/B 5 10 1.67 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 7 8 4.33 7 8 4.33 34 41 20.33 197.78 0 235 209 37 10

38 409 - EMİRHAN ABAY 6/D 8 7 5.67 6 4 4.67 4 6 2.00 7 3 6.00 5 10 1.67 5 10 1.67 35 40 21.68 192.70 0 240 213 38 6

39 539 - BEYZANUR KARACA 6/D 7 8 4.33 4 6 2.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 7 8 4.33 31 44 18.33 190.16 0 246 217 39 7

40 625 - MUSTAFA ÇOBAN 6/C 7 8 4.33 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 7 8 4.33 4 11 0.33 33 42 18.99 187.62 0 248 219 40 9

41 4 - SÜMEYE YILMAZ 6/A 7 8 4.33 5 5 3.33 3 7 0.67 4 6 2.00 8 7 5.67 3 12 -1.00 30 45 16.00 180.00 0 267 235 41 15

42 85 - İSMAİL KARTAL 6/B 5 10 1.67 1 9 -2.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 7 8 4.33 6 9 3.00 29 46 16.33 177.46 0 273 240 42 11

43 544 - PINAR MALĞAZ 6/D 8 7 5.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 6 8 3.33 4 11 0.33 27 47 11.34 174.92 0 281 246 43 8

44 98 - İREM MALĞAÇ 6/B 6 9 3.00 3 7 0.67 8 2 7.33 4 6 2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 31 44 16.33 167.30 0 306 259 44 12

45 526 - HAKİM ÇAKIR 6/D 3 12 -1.00 1 9 -2.00 8 2 7.33 5 5 3.33 9 6 7.00 4 11 0.33 30 45 17.99 164.76 0 312 264 45 9

46 84 - HARUN HEZER 6/B 6 9 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 11 -0.67 6 9 3.00 23 51 7.34 141.91 0 370 307 46 13

47 26 - İREM ARI 6/A 4 11 0.33 1 9 -2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 11 0.33 6 9 3.00 26 49 11.66 139.37 0 377 312 47 16

48 89 - EREN ÇİN 6/B 4 11 0.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 6 9 3.00 22 53 6.34 136.82 0 384 317 48 14
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49 601 - İREM CAN ÖZDEMİR 6/B 9 6 7.00 3 7 0.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 13 -2.33 3 11 -0.67 24 50 11.00 136.82 0 384 317 48 14

50 160 - ÖZNUR KARACA 6/D 3 12 -1.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 10 1.67 5 10 1.67 25 50 10.00 129.21 0 414 333 50 10

51 177 - RAHİME ERÇİK 6/D 5 10 1.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 25 50 10.01 129.21 0 414 333 50 10

52 111 - GÜLPERİ KARAGÖL 6/B 2 13 -2.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 25 50 10.67 113.97 0 463 364 52 16

53 218 - RAHMİYE ERÇİK 6/D 4 10 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 23 51 9.00 111.43 0 475 374 53 12

54 67 - ENGİN KERÇİN 6/A 2 13 -2.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 12 -1.00 7 8 4.33 20 55 5.67 108.89 0 488 381 54 17

55 112 - HÜSEYİN HALİTOĞLU 6/B 5 10 1.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 22 53 7.34 106.35 0 498 386 55 17

56 338 - HİDAYET ZENGER 6/B 3 12 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 13 -2.33 3 12 -1.00 15 60 1.34 65.71 0 584 442 56 18

57 549 - UMUT KARAVİŞ 6/D 0 15 -5.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 11 -0.67 4 11 0.33 16 58 2.34 63.17 0 589 445 57 13

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 4.15 3.28 5.55 2.68 5.76 5.69 27.11 235.59
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TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
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