
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN AKDENİZ VEYSEL KARANİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)81 81 521 4221

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,67 6 3 5,28 7 2 6,74 7 2 6,03 10 7 7,75 11 8 8,47 56 27 46,94 294,990

Okul Ortalaması 12 8 9,30 5 4 3,92 7 3 6,41 5 4 4,09 9 9 5,57 10 9 6,86 49 37 36,15 244,470

KATILIMLAR

1 9 SEVDA ARSLAN 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 82 8 79,34 442,160 1 1 1 17 238

2 406 SIDIKA ŞİĞVA 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 78 12 74,01 423,693 2 2 2 37 399

3 591 ŞİRİN ÇEVR M 8B 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 6 12,00 17 3 16,00 79 11 75,34 415,920 1 3 3 49 472

4 572 AKİDE ÖZALP 8C 20 0 20,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 14 5 12,33 15 4 13,67 74 14 69,33 402,347 1 4 4 63 658

5 312 NERİMAN KAŞBAŞ 8A 20 0 20,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 1 7,67 15 5 13,33 13 7 10,67 70 19 63,67 384,470 3 5 5 86 864

6 427 GÜLŞEN OCAK 8D 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 8 9,33 17 3 16,00 72 18 66,00 381,653 1 6 6 89 913

7 412 SELAMET VARLI 8D 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 8 9,33 14 6 12,00 70 20 63,34 365,867 2 7 7 114 1144

8 393 MERVE AKDENİZ 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 8 7,33 15 4 13,67 70 17 64,34 364,570 2 8 8 117 1165

9 21 HİRANUR ÖZKAN 8D 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 8 8,33 14 6 12,00 70 19 63,67 353,170 3 9 9 126 1305

10 197 TUNAHAN BUDAK 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 12 8 9,33 13 7 10,67 69 21 62,00 349,440 4 10 10 134 1362

11 402 ESRA ZENGER 8D 18 2 17,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 6 10,00 11 9 8,00 66 22 58,67 341,607 4 11 11 148 1479

12 592 ŞÜKRAN ÖNGÜÇ 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 12 8 9,33 12 8 9,33 65 25 56,66 330,507 5 12 12 163 1633

13 257 YASEMİN YILMAZ 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 11 3,33 15 5 13,33 65 23 57,32 327,287 5 13 13 170 1687

14 319 DİLŞAH ERTAN 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 11 2,33 15 5 13,33 65 22 57,67 326,337 6 14 14 174 1703

15 102 ESMA AK 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 11 9 8,00 13 6 11,00 63 26 54,34 318,070 7 15 15 184 1800

16 404 YUSUF TEYMURTAŞ 8D 13 7 10,67 5 3 4,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 7 8,67 13 6 11,00 62 23 54,34 317,450 6 16 16 185 1803

17 348 MERYEM AKAY 8B 15 4 13,67 4 4 2,67 6 4 4,67 3 5 1,33 12 4 10,67 13 6 11,00 53 27 44,01 315,673 3 17 17 186 1827

18 97 ESRA ÇAÇAN 8D 13 7 10,67 5 5 3,33 10 0 10,00 9 1 8,67 12 6 10,00 12 8 9,33 61 27 52,00 312,847 7 18 18 193 1866

19 449 EYLÜL DAYANAN 8A 18 2 17,33 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 7 5,67 10 9 7,00 62 21 55,00 310,573 8 19 19 197 1900

20 302 NİHAL MURĞ 8A 15 5 13,33 7 2 6,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 8 6,33 10 9 7,00 60 25 51,66 294,873 9 20 20 221 2141

21 450 HARUN NAS 8D 13 6 11,00 5 3 4,00 8 2 7,33 5 3 4,00 13 7 10,67 10 9 7,00 54 30 44,00 292,540 8 21 21 226 2182

22 231 CİVAN AKIN 8C 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 2 4 0,67 10 8 7,33 13 6 11,00 55 28 45,67 292,383 2 22 22 227 2184

23 314 BARAN UZUN 8A 10 9 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 1 1,67 12 6 10,00 13 7 10,67 50 30 40,01 282,853 10 23 23 232 2311

24 185 LEYLA ATILGAN 8C 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 12 6 10,00 12 7 9,67 53 33 42,01 282,680 3 24 24 233 2316

25 251 ZÜMRÜT SAKCAK 8C 12 7 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 6 1,00 10 7 7,67 13 7 10,67 52 33 41,01 281,497 4 25 25 238 2342

26 425 EBUZET ÇEVRİM 8D 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 12 7 9,67 10 10 6,67 55 34 43,67 281,223 9 26 26 241 2349

27 258 SELEN DEMİR 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 11 3,33 14 6 12,00 54 34 42,67 278,180 11 27 27 246 2395

28 446 SERHAT YAKIŞIR 8A 16 4 14,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 2 5,33 7 10 3,67 12 8 9,33 52 33 41,00 274,903 12 28 28 250 2433

29 355 MELİSE DEMİR 8B 16 3 15,00 4 4 2,67 10 0 10,00 7 2 6,33 7 10 3,67 10 9 7,00 54 28 44,67 273,473 4 29 29 252 2458

30 564 İLHAN ABAY 8A 11 7 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 10 9 7,00 11 8 8,33 54 30 43,99 273,053 13 30 30 253 2464

31 289 NESİBE ERÇİK 8A 16 4 14,67 5 4 3,67 10 0 10,00 5 4 3,67 2 6 0,00 14 6 12,00 52 24 44,01 271,817 14 31 31 257 2488

32 370 PELDE KEREÇİN 8A 11 9 8,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 11 9 8,00 9 11 5,33 56 34 44,66 266,013 15 32 32 265 2581

33 310 HASAN ÖRÜÇ 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 12 4,00 5 15 0,00 58 32 47,34 257,733 16 33 33 272 2705

34 420 ESRA OCAK 8D 11 9 8,00 6 4 4,67 10 0 10,00 9 0 9,00 9 8 6,33 9 11 5,33 54 32 43,33 256,047 10 34 34 274 2738

35 361 MEHMET ÖNER 8B 14 5 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 2 4 0,67 6 8 3,33 8 7 5,67 49 25 40,67 249,353 5 35 35 281 2830

36 605 İSRA KINU 8C 11 8 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 9 10 5,67 12 8 9,33 46 42 32,00 246,673 5 36 36 285 2862

37 422 YASİ N BULUT 8D 10 9 7,00 5 4 3,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 9 7,00 8 10 4,67 50 35 38,34 244,093 11 37 37 289 2898

38 349 MUHAMMED ÖLEŞ 8B 15 4 13,67 5 4 3,67 7 2 6,33 7 2 6,33 6 11 2,33 8 11 4,33 48 34 36,66 238,640 6 38 38 295 2961

39 124 İBRAHİM NAS 8D 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 7 7,67 7 12 3,00 48 38 35,34 238,113 12 39 39 297 2968

40 179 NİHAT DEMİR 8D 11 9 8,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 13 0,67 17 3 16,00 41 47 25,34 234,313 13 40 40 300 3014

41 381 ÖMER FARUK ÇEVRİM 8B 9 11 5,33 1 7 -1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 11 9 8,00 11 9 8,00 41 47 25,34 231,067 7 41 41 303 3067

42 325 MEDİNE ARSLAN 8B 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 6 11 2,33 12 8 9,33 45 42 30,99 227,443 8 42 42 307 3116

43 200 NURŞİNDA ŞİMŞEK 8B 12 8 9,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 3 4,00 7 8 4,33 8 12 4,00 45 38 32,32 224,457 9 43 43 313 3159

44 428 CEVAHİR ERTAN 8D 14 5 12,33 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 11 3,33 6 14 1,33 47 40 33,66 223,283 14 44 44 315 3171

45 196 HATİCE TANRIVERDİ 8C 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 9 10 5,67 8 11 4,33 44 44 29,34 221,493 6 45 45 317 3189

46 593 HAKAN DEMİR 8C 10 7 7,67 6 3 5,00 7 2 6,33 4 5 2,33 7 9 4,00 9 10 5,67 43 36 31,00 221,043 7 46 46 320 3202

47 567 RECEP OCAK 8A 10 9 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 3 1,00 10 9 7,00 7 9 4,00 40 39 27,00 219,463 17 47 47 323 3227
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN AKDENİZ VEYSEL KARANİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)81 81 521 4221

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,67 6 3 5,28 7 2 6,74 7 2 6,03 10 7 7,75 11 8 8,47 56 27 46,94 294,990

Okul Ortalaması 12 8 9,30 5 4 3,92 7 3 6,41 5 4 4,09 9 9 5,57 10 9 6,86 49 37 36,15 244,470

KATILIMLAR

48 411 ÖZGÜR TANTİK 8D 8 12 4,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 10 8 7,33 7 12 3,00 46 41 32,33 217,650 15 48 48 327 3245

49 64 CİHAN METE 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 13 7 10,67 39 51 22,01 214,347 8 49 49 329 3284

50 214 FADİLE SEVECİ 8C 12 7 9,67 3 7 0,67 9 0 9,00 4 3 3,00 5 9 2,00 8 8 5,33 41 34 29,67 214,127 9 50 50 331 3287

51 45 NURULLAH TOPRAK 8A 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 4 1,67 6 10 2,67 9 11 5,33 44 39 31,01 213,997 18 51 51 333 3291

52 309 EMİRHAN KARAGÖL 8A 7 13 2,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 11 4,33 9 11 5,33 48 41 34,33 213,543 19 52 52 334 3300

53 421 ROJİN KAYA 8C 12 7 9,67 3 7 0,67 10 0 10,00 3 7 0,67 8 8 5,33 6 13 1,67 42 42 28,01 212,253 10 53 53 335 3313

54 342 GÜLNAZ KIRAN 8C 11 7 8,67 3 6 1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 10 4,67 7 10 3,67 39 43 24,68 208,463 11 54 54 338 3352

55 307 SAMET KARACA 8A 12 8 9,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 9 3,00 5 7 2,67 38 39 25,01 200,277 20 55 55 341 3435

56 398 MEHMET OKTAY 8D 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 10 4,67 7 13 2,67 42 46 26,67 198,367 16 56 56 344 3458

57 31 MERYEM SAYAR 8B 9 10 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 11 9 8,00 6 14 1,33 37 52 19,67 196,663 10 57 57 346 3478

58 365 RIDVAN TEMİZ 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 1 7 -1,33 8 10 4,67 10 8 7,33 36 48 20,01 193,793 11 58 58 348 3516

59 285 NİSA AAĞ 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 10 9 7,00 6 14 1,33 36 53 18,33 188,543 21 59 59 352 3560

60 122 ZİNET KINU 8C 13 6 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 6 1,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 41 47 25,34 187,880 12 60 60 353 3565

61 182 SÜLEYMAN KARACA 8A 8 12 4,00 3 5 1,33 4 6 2,00 3 3 2,00 8 10 4,67 8 11 4,33 34 47 18,33 184,983 22 61 61 355 3590

62 346 SEEDAR ADIRBELLİ 8B 8 12 4,00 2 8 -0,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 38 52 20,66 183,040 12 62 62 359 3612

63 317 DURİYE OĞUZ 8A 7 12 3,00 3 6 1,00 7 3 6,00 2 6 0,00 8 12 4,00 8 9 5,00 35 48 19,00 181,280 23 63 63 363 3635

64 462 İDİL ÖZTÜRK 8B 10 8 7,33 4 4 2,67 10 0 10,00 7 3 6,00 6 9 3,00 3 16 -2,33 40 40 26,67 177,753 13 64 64 364 3658

65 173 CEMRE ATLI 8B 7 12 3,00 2 7 -0,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 8 9 5,00 34 46 18,67 177,123 14 65 65 365 3665

66 560 ŞAHİN MALGAZ 8C 9 11 5,33 6 4 4,67 4 5 2,33 4 4 2,67 5 12 1,00 7 11 3,33 35 47 19,33 169,850 13 66 66 371 3728

67 387 PELŞİN KAYA 8D 9 10 5,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 4 13 -0,33 9 10 5,67 34 50 17,35 168,460 17 67 67 374 3747

68 306 BÜŞRA BAKILCI 8A 4 16 -1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 13 2,67 8 12 4,00 40 50 23,34 167,613 24 68 68 375 3752

69 410 İDRİS ŞINIK 8D 3 16 -2,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 8 11 4,33 10 10 6,67 32 56 13,34 163,953 18 69 69 378 3783

70 3 AYŞE NUR ERTAŞ 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 6 12 2,00 4 14 -0,67 36 50 19,34 162,360 15 70 70 379 3800

71 288 NURŞİNDA UÇKUN 8C 9 11 5,33 4 6 2,00 8 2 7,33 0 10 -3,33 6 14 1,33 7 12 3,00 34 55 15,66 161,097 14 71 71 380 3808

72 373 SENEM GÖL 8B 6 12 2,00 4 5 2,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 8 11 4,33 33 53 15,32 155,957 16 72 72 384 3828

73 271 SERAAT TANI Ş 8D 7 13 2,67 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 33 57 14,01 149,773 19 73 73 389 3866

74 424 DENİZ ÖZDEMİR 8D 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 8 12 4,00 8 12 4,00 27 63 6,00 144,240 20 74 74 394 3904

75 590 ROJİN ÖNGÜÇ 8D 9 11 5,33 1 9 -2,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 26 63 5,00 135,887 21 75 75 405 3957

76 0 D K İE L * N 8D 8 11 4,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 19 30 8,99 129,370 22 76 76 424 4003

77 279 DİLAN OFLAZ 8C 9 11 5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 8 11 4,33 25 64 3,66 126,523 15 77 77 430 4023

78 414 DİLEK ÇİN 8D 8 12 4,00 5 15 0,00 13 27 4,00 126,260 23 78 78 434 4027

79 0 EMİ* ** 8D 5 15 0,00 7 13 2,67 12 28 2,67 114,860 24 79 79 470 4106

80 0 EM *E T *R 8D 8 12 4,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 12 38 -0,67 111,307 25 80 80 479 4123

81 308 SÜLEYMAN KERÇİN 8A 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 68 -0,66 87,773 25 81 81 520 4203
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN AKDENİZ VEYSEL KARANİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)81 81 521 4221

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,67 6 3 5,28 7 2 6,74 7 2 6,03 10 7 7,75 11 8 8,47 56 27 46,94 294,990

Okul Ortalaması 12 8 9,30 5 4 3,92 7 3 6,41 5 4 4,09 9 9 5,57 10 9 6,86 49 37 36,15 244,470

KATILIMLAR
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN AKDENİZ VEYSEL KARANİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)81 81 521 4221

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,67 6 3 5,28 7 2 6,74 7 2 6,03 10 7 7,75 11 8 8,47 56 27 46,94 294,990

Okul Ortalaması 12 8 9,30 5 4 3,92 7 3 6,41 5 4 4,09 9 9 5,57 10 9 6,86 49 37 36,15 244,470

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 9 SEVDA ARSLAN 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 17 3 16,00 82 8 79,34 442,160 1 1 1 17 238

2 406 SIDIKA ŞİĞVA 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 19 1 18,67 78 12 74,01 423,693 2 2 2 37 399

3 312 NERİMAN KAŞBAŞ 8A 20 0 20,00 5 5 3,33 9 1 8,67 8 1 7,67 15 5 13,33 13 7 10,67 70 19 63,67 384,470 3 5 5 86 864

4 197 TUNAHAN BUDAK 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 12 8 9,33 13 7 10,67 69 21 62,00 349,440 4 10 10 134 1362

5 257 YASEMİN YILMAZ 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 11 3,33 15 5 13,33 65 23 57,32 327,287 5 13 13 170 1687

6 319 DİLŞAH ERTAN 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 6 11 2,33 15 5 13,33 65 22 57,67 326,337 6 14 14 174 1703

7 102 ESMA AK 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 11 9 8,00 13 6 11,00 63 26 54,34 318,070 7 15 15 184 1800

8 449 EYLÜL DAYANAN 8A 18 2 17,33 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 7 5,67 10 9 7,00 62 21 55,00 310,573 8 19 19 197 1900

9 302 NİHAL MURĞ 8A 15 5 13,33 7 2 6,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 8 6,33 10 9 7,00 60 25 51,66 294,873 9 20 20 221 2141

10 314 BARAN UZUN 8A 10 9 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 1 1,67 12 6 10,00 13 7 10,67 50 30 40,01 282,853 10 23 23 232 2311

11 258 SELEN DEMİR 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 11 3,33 14 6 12,00 54 34 42,67 278,180 11 27 27 246 2395

12 446 SERHAT YAKIŞIR 8A 16 4 14,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 2 5,33 7 10 3,67 12 8 9,33 52 33 41,00 274,903 12 28 28 250 2433

13 564 İLHAN ABAY 8A 11 7 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 10 9 7,00 11 8 8,33 54 30 43,99 273,053 13 30 30 253 2464

14 289 NESİBE ERÇİK 8A 16 4 14,67 5 4 3,67 10 0 10,00 5 4 3,67 2 6 0,00 14 6 12,00 52 24 44,01 271,817 14 31 31 257 2488

15 370 PELDE KEREÇİN 8A 11 9 8,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 11 9 8,00 9 11 5,33 56 34 44,66 266,013 15 32 32 265 2581

16 310 HASAN ÖRÜÇ 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 12 4,00 5 15 0,00 58 32 47,34 257,733 16 33 33 272 2705

17 567 RECEP OCAK 8A 10 9 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 3 1,00 10 9 7,00 7 9 4,00 40 39 27,00 219,463 17 47 47 323 3227

18 45 NURULLAH TOPRAK 8A 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 4 1,67 6 10 2,67 9 11 5,33 44 39 31,01 213,997 18 51 51 333 3291

19 309 EMİRHAN KARAGÖL 8A 7 13 2,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 11 4,33 9 11 5,33 48 41 34,33 213,543 19 52 52 334 3300

20 307 SAMET KARACA 8A 12 8 9,33 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 6 9 3,00 5 7 2,67 38 39 25,01 200,277 20 55 55 341 3435

21 285 NİSA AAĞ 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 10 9 7,00 6 14 1,33 36 53 18,33 188,543 21 59 59 352 3560

22 182 SÜLEYMAN KARACA 8A 8 12 4,00 3 5 1,33 4 6 2,00 3 3 2,00 8 10 4,67 8 11 4,33 34 47 18,33 184,983 22 61 61 355 3590

23 317 DURİYE OĞUZ 8A 7 12 3,00 3 6 1,00 7 3 6,00 2 6 0,00 8 12 4,00 8 9 5,00 35 48 19,00 181,280 23 63 63 363 3635

24 306 BÜŞRA BAKILCI 8A 4 16 -1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 13 2,67 8 12 4,00 40 50 23,34 167,613 24 68 68 375 3752

25 308 SÜLEYMAN KERÇİN 8A 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 68 -0,66 87,773 25 81 81 520 4203
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN AKDENİZ VEYSEL KARANİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)81 81 521 4221

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,67 6 3 5,28 7 2 6,74 7 2 6,03 10 7 7,75 11 8 8,47 56 27 46,94 294,990

Okul Ortalaması 12 8 9,30 5 4 3,92 7 3 6,41 5 4 4,09 9 9 5,57 10 9 6,86 49 37 36,15 244,470

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 591 ŞİRİN ÇEVR M 8B 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 6 12,00 17 3 16,00 79 11 75,34 415,920 1 3 3 49 472

2 393 MERVE AKDENİZ 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 8 7,33 15 4 13,67 70 17 64,34 364,570 2 8 8 117 1165

3 348 MERYEM AKAY 8B 15 4 13,67 4 4 2,67 6 4 4,67 3 5 1,33 12 4 10,67 13 6 11,00 53 27 44,01 315,673 3 17 17 186 1827

4 355 MELİSE DEMİR 8B 16 3 15,00 4 4 2,67 10 0 10,00 7 2 6,33 7 10 3,67 10 9 7,00 54 28 44,67 273,473 4 29 29 252 2458

5 361 MEHMET ÖNER 8B 14 5 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 2 4 0,67 6 8 3,33 8 7 5,67 49 25 40,67 249,353 5 35 35 281 2830

6 349 MUHAMMED ÖLEŞ 8B 15 4 13,67 5 4 3,67 7 2 6,33 7 2 6,33 6 11 2,33 8 11 4,33 48 34 36,66 238,640 6 38 38 295 2961

7 381 ÖMER FARUK ÇEVRİM 8B 9 11 5,33 1 7 -1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 11 9 8,00 11 9 8,00 41 47 25,34 231,067 7 41 41 303 3067

8 325 MEDİNE ARSLAN 8B 11 9 8,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 6 11 2,33 12 8 9,33 45 42 30,99 227,443 8 42 42 307 3116

9 200 NURŞİNDA ŞİMŞEK 8B 12 8 9,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 3 4,00 7 8 4,33 8 12 4,00 45 38 32,32 224,457 9 43 43 313 3159

10 31 MERYEM SAYAR 8B 9 10 5,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 11 9 8,00 6 14 1,33 37 52 19,67 196,663 10 57 57 346 3478

11 365 RIDVAN TEMİZ 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 1 7 -1,33 8 10 4,67 10 8 7,33 36 48 20,01 193,793 11 58 58 348 3516

12 346 SEEDAR ADIRBELLİ 8B 8 12 4,00 2 8 -0,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 38 52 20,66 183,040 12 62 62 359 3612

13 462 İDİL ÖZTÜRK 8B 10 8 7,33 4 4 2,67 10 0 10,00 7 3 6,00 6 9 3,00 3 16 -2,33 40 40 26,67 177,753 13 64 64 364 3658

14 173 CEMRE ATLI 8B 7 12 3,00 2 7 -0,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 9 3,00 8 9 5,00 34 46 18,67 177,123 14 65 65 365 3665

15 3 AYŞE NUR ERTAŞ 8B 10 10 6,67 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 6 12 2,00 4 14 -0,67 36 50 19,34 162,360 15 70 70 379 3800

16 373 SENEM GÖL 8B 6 12 2,00 4 5 2,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 8 11 4,33 33 53 15,32 155,957 16 72 72 384 3828
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8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN AKDENİZ VEYSEL KARANİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)81 81 521 4221

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,67 6 3 5,28 7 2 6,74 7 2 6,03 10 7 7,75 11 8 8,47 56 27 46,94 294,990

Okul Ortalaması 12 8 9,30 5 4 3,92 7 3 6,41 5 4 4,09 9 9 5,57 10 9 6,86 49 37 36,15 244,470

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 572 AKİDE ÖZALP 8C 20 0 20,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 14 5 12,33 15 4 13,67 74 14 69,33 402,347 1 4 4 63 658

2 231 CİVAN AKIN 8C 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 2 4 0,67 10 8 7,33 13 6 11,00 55 28 45,67 292,383 2 22 22 227 2184

3 185 LEYLA ATILGAN 8C 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 12 6 10,00 12 7 9,67 53 33 42,01 282,680 3 24 24 233 2316

4 251 ZÜMRÜT SAKCAK 8C 12 7 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 6 1,00 10 7 7,67 13 7 10,67 52 33 41,01 281,497 4 25 25 238 2342

5 605 İSRA KINU 8C 11 8 8,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 9 10 5,67 12 8 9,33 46 42 32,00 246,673 5 36 36 285 2862

6 196 HATİCE TANRIVERDİ 8C 11 9 8,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 9 10 5,67 8 11 4,33 44 44 29,34 221,493 6 45 45 317 3189

7 593 HAKAN DEMİR 8C 10 7 7,67 6 3 5,00 7 2 6,33 4 5 2,33 7 9 4,00 9 10 5,67 43 36 31,00 221,043 7 46 46 320 3202

8 64 CİHAN METE 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 13 7 10,67 39 51 22,01 214,347 8 49 49 329 3284

9 214 FADİLE SEVECİ 8C 12 7 9,67 3 7 0,67 9 0 9,00 4 3 3,00 5 9 2,00 8 8 5,33 41 34 29,67 214,127 9 50 50 331 3287

10 421 ROJİN KAYA 8C 12 7 9,67 3 7 0,67 10 0 10,00 3 7 0,67 8 8 5,33 6 13 1,67 42 42 28,01 212,253 10 53 53 335 3313

11 342 GÜLNAZ KIRAN 8C 11 7 8,67 3 6 1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 10 4,67 7 10 3,67 39 43 24,68 208,463 11 54 54 338 3352

12 122 ZİNET KINU 8C 13 6 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 6 1,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 41 47 25,34 187,880 12 60 60 353 3565

13 560 ŞAHİN MALGAZ 8C 9 11 5,33 6 4 4,67 4 5 2,33 4 4 2,67 5 12 1,00 7 11 3,33 35 47 19,33 169,850 13 66 66 371 3728

14 288 NURŞİNDA UÇKUN 8C 9 11 5,33 4 6 2,00 8 2 7,33 0 10 -3,33 6 14 1,33 7 12 3,00 34 55 15,66 161,097 14 71 71 380 3808

15 279 DİLAN OFLAZ 8C 9 11 5,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 8 11 4,33 25 64 3,66 126,523 15 77 77 430 4023
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8D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MERSİN AKDENİZ VEYSEL KARANİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)81 81 521 4221

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,67 6 3 5,28 7 2 6,74 7 2 6,03 10 7 7,75 11 8 8,47 56 27 46,94 294,990

Okul Ortalaması 12 8 9,30 5 4 3,92 7 3 6,41 5 4 4,09 9 9 5,57 10 9 6,86 49 37 36,15 244,470

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 427 GÜLŞEN OCAK 8D 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 8 9,33 17 3 16,00 72 18 66,00 381,653 1 6 6 89 913

2 412 SELAMET VARLI 8D 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 8 9,33 14 6 12,00 70 20 63,34 365,867 2 7 7 114 1144

3 21 HİRANUR ÖZKAN 8D 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 11 8 8,33 14 6 12,00 70 19 63,67 353,170 3 9 9 126 1305

4 402 ESRA ZENGER 8D 18 2 17,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 6 10,00 11 9 8,00 66 22 58,67 341,607 4 11 11 148 1479

5 592 ŞÜKRAN ÖNGÜÇ 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 12 8 9,33 12 8 9,33 65 25 56,66 330,507 5 12 12 163 1633

6 404 YUSUF TEYMURTAŞ 8D 13 7 10,67 5 3 4,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 7 8,67 13 6 11,00 62 23 54,34 317,450 6 16 16 185 1803

7 97 ESRA ÇAÇAN 8D 13 7 10,67 5 5 3,33 10 0 10,00 9 1 8,67 12 6 10,00 12 8 9,33 61 27 52,00 312,847 7 18 18 193 1866

8 450 HARUN NAS 8D 13 6 11,00 5 3 4,00 8 2 7,33 5 3 4,00 13 7 10,67 10 9 7,00 54 30 44,00 292,540 8 21 21 226 2182

9 425 EBUZET ÇEVRİM 8D 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 12 7 9,67 10 10 6,67 55 34 43,67 281,223 9 26 26 241 2349

10 420 ESRA OCAK 8D 11 9 8,00 6 4 4,67 10 0 10,00 9 0 9,00 9 8 6,33 9 11 5,33 54 32 43,33 256,047 10 34 34 274 2738

11 422 YASİ N BULUT 8D 10 9 7,00 5 4 3,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 9 7,00 8 10 4,67 50 35 38,34 244,093 11 37 37 289 2898

12 124 İBRAHİM NAS 8D 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 7 7,67 7 12 3,00 48 38 35,34 238,113 12 39 39 297 2968

13 179 NİHAT DEMİR 8D 11 9 8,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 13 0,67 17 3 16,00 41 47 25,34 234,313 13 40 40 300 3014

14 428 CEVAHİR ERTAN 8D 14 5 12,33 5 5 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 11 3,33 6 14 1,33 47 40 33,66 223,283 14 44 44 315 3171

15 411 ÖZGÜR TANTİK 8D 8 12 4,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 10 8 7,33 7 12 3,00 46 41 32,33 217,650 15 48 48 327 3245

16 398 MEHMET OKTAY 8D 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 10 4,67 7 13 2,67 42 46 26,67 198,367 16 56 56 344 3458

17 387 PELŞİN KAYA 8D 9 10 5,67 3 7 0,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 4 13 -0,33 9 10 5,67 34 50 17,35 168,460 17 67 67 374 3747

18 410 İDRİS ŞINIK 8D 3 16 -2,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 8 11 4,33 10 10 6,67 32 56 13,34 163,953 18 69 69 378 3783

19 271 SERAAT TANI Ş 8D 7 13 2,67 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 33 57 14,01 149,773 19 73 73 389 3866

20 424 DENİZ ÖZDEMİR 8D 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 8 12 4,00 8 12 4,00 27 63 6,00 144,240 20 74 74 394 3904

21 590 ROJİN ÖNGÜÇ 8D 9 11 5,33 1 9 -2,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 26 63 5,00 135,887 21 75 75 405 3957

22 0 D K İE L * N 8D 8 11 4,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 19 30 8,99 129,370 22 76 76 424 4003

23 414 DİLEK ÇİN 8D 8 12 4,00 5 15 0,00 13 27 4,00 126,260 23 78 78 434 4027

24 0 EMİ* ** 8D 5 15 0,00 7 13 2,67 12 28 2,67 114,860 24 79 79 470 4106

25 0 EM *E T *R 8D 8 12 4,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 12 38 -0,67 111,307 25 80 80 479 4123
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN UZUN 314 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,853 294,990 10 23 23 232 2311

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 2 1 1,67 17 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 25 17 19,33 39 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 12 6 10,00 50 6,07 5,57 7,75

Fen 20 13 7 10,67 53 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 25 13 20,67 52 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 50 30 40,00 44 42,17 35,25 46,76

Sözel BAAbaDADDBadbcDbdb ACBDdCABaBbBcDdCcBAcCACb       

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BdCDdCB DCdBDaBadAA dcDAcABaaDaBACcBCDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 25 17 50

Türkçe 20 10 9 50

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 7 3 70

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 1 20

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 0 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 0 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 0 0
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 0 0 0

Sayısal 40 25 13 63

Matematik 20 12 6 60

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0

Fen 20 13 7 65

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BAKILCI 306 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
167,613 294,990 24 68 68 375 3752

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 25 25 16,67 33 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 7 13 2,67 13 6,07 5,57 7,75

Fen 20 8 12 4,00 20 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 15 25 6,67 17 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 40 50 23,33 26 42,17 35,25 46,76

Sözel bccaAbcbcCDbAccddbcdCABbBCaaDCbaBAcCBBDbDCBCAabBAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal adBDaBDcdbadbdDdCBdaDaabaaBCDAdBcDbDccaa

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 25 25 50

Türkçe 20 4 16 20

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 8 2 80

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 15 25 38

Matematik 20 7 13 35

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 20 8 12 40

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLŞAH ERTAN 319 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
326,337 294,990 6 14 14 174 1703

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 44 6 42,00 84 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 6 11 2,33 12 6,07 5,57 7,75

Fen 20 15 5 13,33 67 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 21 16 15,67 39 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 65 22 57,67 64 42,17 35,25 46,76

Sözel DDBBACBDACDAABAACaDACABaBCCBDCCcBADCBBDAaCBCACbdAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CdBcBBacbbbad Dd B aDBBACaBCDAAcDDAcdcDB

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 44 6 88

Türkçe 20 19 1 95

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 3 70

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 3 1 75
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 21 16 53

Matematik 20 6 11 30

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 20 15 5 75

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 1 0 100
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURİYE OĞUZ 317 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
181,280 294,990 23 63 63 363 3635

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 3 6 1,00 10 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 2 6 0,00 0 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 19 27 10,00 20 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 8 12 4,00 20 6,07 5,57 7,75

Fen 20 8 9 5,00 25 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 16 21 9,00 23 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 35 48 19,00 21 42,17 35,25 46,76

Sözel cccaA BDbCacAadcaCDdCccbBabcD aaBADCBcDAD ddAb cbd

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal dbdDa*DdAAaBdCbbCaaDDda   BCDAdccDccABcd

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 19 27 38

Türkçe 20 7 12 35

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 0 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 3 6 30

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 0 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 6 20

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 2 25
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 0 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0

Sayısal 40 16 21 40

Matematik 20 8 12 40

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 8 9 40

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 0 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KARAGÖL 309 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,543 294,990 19 52 52 334 3300

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 31 19 24,67 49 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 8 11 4,33 22 6,07 5,57 7,75

Fen 20 9 11 5,33 27 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 17 22 9,67 24 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 48 41 34,33 38 42,17 35,25 46,76

Sözel adAadaAbcdabbcbACDAACaDCCAaDBCBBcACcBcDCAaDBABDCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal abdDdaBCDadBDaBccAd BcDbDcdaaDaBbaaBCDAc

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 31 19 62

Türkçe 20 7 13 35

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 8 2 80

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 17 22 43

Matematik 20 8 11 40

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0

Fen 20 9 11 45

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA AK 102 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,070 294,990 7 15 15 184 1800

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 39 11 35,33 71 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 11 9 8,00 40 6,07 5,57 7,75

Fen 20 13 6 11,00 55 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 24 15 19,00 48 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 63 26 54,33 60 42,17 35,25 46,76

Sözel aDaBAdBDACDcAcAACCDbCbaaBCCcDCCDBADCBBDADCBCAdDBAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CdBDBBcdbAcBdbDbCBCaD BACDBCDAAdccbcABaB

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 39 11 78

Türkçe 20 14 6 70

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 24 15 60

Matematik 20 11 9 55

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 20 13 6 65

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 0 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DAYANAN 449 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,573 294,990 8 19 19 197 1900

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 8 1 7,67 77 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 44 5 42,33 85 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 8 7 5,67 28 6,07 5,57 7,75

Fen 20 10 9 7,00 35 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 18 16 12,67 32 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 62 21 55,00 61 42,17 35,25 46,76

Sözel DDaBACBDACDcABAACCDACABDBbC DCCcBcDCBBDADCBCACDBAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal  dBaBBaAb a  CDd aCDDadcCacbDAbdDDAD BDc

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 44 5 88

Türkçe 20 18 2 90

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 8 1 80

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 18 16 45

Matematik 20 8 7 40

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 0 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 10 9 50

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ÖRÜÇ 310 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,733 294,990 16 33 33 272 2705

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 45 5 43,33 87 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 8 12 4,00 20 6,07 5,57 7,75

Fen 20 5 15 0,00 0 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 13 27 4,00 10 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 58 32 47,33 53 42,17 35,25 46,76

Sözel BAACCDADDcBAbBDACDAdCdDCCABDBCBBDACDBcDCACDBABDCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal aAdcddBaDbdBDcBDcAdcdccbcbdDdDaBAdacbDbb

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 45 5 90

Türkçe 20 17 3 85

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 9 1 90

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 13 27 33

Matematik 20 8 12 40

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 5 15 25

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLHAN ABAY 564 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,053 294,990 13 30 30 253 2464

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 33 13 28,67 57 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 10 9 7,00 35 6,07 5,57 7,75

Fen 20 11 8 8,33 42 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 21 17 15,33 38 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 54 30 44,00 49 42,17 35,25 46,76

Sözel DDBaAbcacCbAABAA  DdabBDBCCBDCbDBcDCBBDAD BCAab AB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal dddDaBDAAbaB CadCdCDDcBACDBbD cccDdcABDa

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 33 13 66

Türkçe 20 11 7 55

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 0 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 8 2 80

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 2 60

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 3 0 75
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 0 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 21 17 53

Matematik 20 10 9 50

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 2 0 100
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 11 8 55

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERİMAN KAŞBAŞ 312 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
384,470 294,990 3 5 5 86 864

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 42 7 39,67 79 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 15 5 13,33 67 6,07 5,57 7,75

Fen 20 13 7 10,67 53 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 28 12 24,00 60 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 70 19 63,67 71 42,17 35,25 46,76

Sözel BAACCDADDBBACBDACDAACcbCCddcBCBBDACDBcDCACc ABDCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BACbdCBCDCdBDBBDcAAbdcDAbABDaDcdACcBCDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 42 7 84

Türkçe 20 20 0 100

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 5 5 50

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 8 1 80

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 0 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 28 12 70

Matematik 20 15 5 75

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 13 7 65

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE ERÇİK 289 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,817 294,990 14 31 31 257 2488

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 5 4 3,67 37 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 36 12 32,00 64 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 2 6 0,00 0 6,07 5,57 7,75

Fen 20 14 6 12,00 60 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 16 12 12,00 30 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 52 24 44,00 49 42,17 35,25 46,76

Sözel BAACCDdDbBaACcDACDAAC DCCddcBbBBDACDBADCACb bBabBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal     d a Da Bcc  d   BDabbABaaDaBACDBCDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 36 12 72

Türkçe 20 16 4 80

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 5 4 50

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 4 50

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 0 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 2 50

Sayısal 40 16 12 40

Matematik 20 2 6 10

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 0 2 0
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 0 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 1 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0

Fen 20 14 6 70

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAL MURĞ 302 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,873 294,990 9 20 20 221 2141

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 41 8 38,33 77 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 9 8 6,33 32 6,07 5,57 7,75

Fen 20 10 9 7,00 35 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 19 17 13,33 33 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 60 25 51,67 57 42,17 35,25 46,76

Sözel BAACbDAcDBBAaBDACcbACc CCABDBbBcDACDBADCACDBABDCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BcdcbC  DCABDcBDcbc  cDAcAdDaDaBcdaBbDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 41 8 82

Türkçe 20 15 5 75

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 7 2 70

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 19 17 48

Matematik 20 9 8 45

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0

Fen 20 10 9 50

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AAĞ 285 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
188,543 294,990 21 59 59 352 3560

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 20 30 10,00 20 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 10 9 7,00 35 6,07 5,57 7,75

Fen 20 6 14 1,33 7 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 16 23 8,33 21 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 36 53 18,33 20 42,17 35,25 46,76

Sözel BAAdaDbDbBaAbcbddDbAdBDCaddcBbBabddDBcDbbdbdABabaC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal acCcbCB DaABDBBbdAcaccDccdBacaadAaDBbcbA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 20 30 40

Türkçe 20 9 11 45

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 4 6 40

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25

Sayısal 40 16 23 40

Matematik 20 10 9 50

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 6 14 30

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH TOPRAK 45 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,997 294,990 18 51 51 333 3291

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 3 4 1,67 17 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 29 18 23,00 46 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 6 10 2,67 13 6,07 5,57 7,75

Fen 20 9 11 5,33 27 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 15 21 8,00 20 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 44 39 31,00 34 42,17 35,25 46,76

Sözel DbaaAacDcCbbABAACdDAbABcdCCdDCCDBADCBcDADbBCb ca  

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal  dBDaBDcAdcac bc a DDaBcaa*CDAbccDAaABaa

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 29 18 58

Türkçe 20 11 9 55

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 4 30

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 3 1 75
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 0 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 0 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 0 0

Sayısal 40 15 21 38

Matematik 20 6 10 30

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 0 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 9 11 45

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELDE KEREÇİN 370 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,013 294,990 15 32 32 265 2581

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 36 14 31,33 63 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 11 9 8,00 40 6,07 5,57 7,75

Fen 20 9 11 5,33 27 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 20 20 13,33 33 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 56 34 44,67 50 42,17 35,25 46,76

Sözel aAAadaAcccaACcDACDAACaDCCAaDBCBBDACDBcDCAacBABDCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal aACcddBCbCdBDBBccAbDBaaADcdaaDaBbaaBCDAc

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 36 14 72

Türkçe 20 11 9 55

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 8 2 80

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 8 2 80

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 20 20 50

Matematik 20 11 9 55

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100

Fen 20 9 11 45

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP OCAK 567 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,463 294,990 17 47 47 323 3227

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 2 3 1,00 10 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 23 21 16,00 32 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 10 9 7,00 35 6,07 5,57 7,75

Fen 20 7 9 4,00 20 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 17 18 11,00 28 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 40 39 27,00 30 42,17 35,25 46,76

Sözel bDcaAdB cdDbABAAbCDdaddDBbCBbCdaBcDCBdDAaaaCA     

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CABDBBDdbAaad cdaBaDDccA c baA BDc DcBca

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 23 21 46

Türkçe 20 10 9 50

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 5 5 50

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 3 20

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 0 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 0 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 0 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 0 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 0 0

Sayısal 40 17 18 43

Matematik 20 10 9 50

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 7 9 35

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 1 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 0 2 0
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 0 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KARACA 307 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,277 294,990 20 55 55 341 3435

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 27 23 19,33 39 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 6 9 3,00 15 6,07 5,57 7,75

Fen 20 5 7 2,67 13 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 11 16 5,67 14 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 38 39 25,00 28 42,17 35,25 46,76

Sözel aAACbDc*DBadCcaACDAAdcDCbbdDabBcDACaBdDdAacBbcDCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BAdcbCBC aAc da  bb dcaAD dD a B b c  A 

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 27 23 54

Türkçe 20 12 8 60

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 3 7 30

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce 10 6 4 60

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 11 16 28

Matematik 20 6 9 30

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 0 1 0
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 1 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 1 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0

Fen 20 5 7 25

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 0 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 1 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 0 1 0
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN DEMİR 258 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,180 294,990 11 27 27 246 2395

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 33 17 27,33 55 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 7 11 3,33 17 6,07 5,57 7,75

Fen 20 14 6 12,00 60 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 21 17 15,33 38 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 54 34 42,67 47 42,17 35,25 46,76

Sözel bDBBAbBDbCbcABAACbDACcBaBbCcDCCaBcDCBcDdDCBCbCbdAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal aABDBBadAb a dbddaCbDaBbCaBCDAABcDAbABDa

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 33 17 66

Türkçe 20 14 6 70

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 7 3 70

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 21 17 53

Matematik 20 7 11 35

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 20 14 6 70

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT YAKIŞIR 446 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,903 294,990 12 28 28 250 2433

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 33 15 28,00 56 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 7 10 3,67 18 6,07 5,57 7,75

Fen 20 12 8 9,33 47 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 19 18 13,00 33 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 52 33 41,00 46 42,17 35,25 46,76

Sözel DDBBACcDAdaAAcAACCDAacBbBCCaDaCaBcaCBBaADCBC dc AB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal adBcBBabAbaad DdC  DDaBbaDBbDAAccDbDABDa

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 33 15 66

Türkçe 20 16 4 80

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 5 5 50

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 2 60

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 0 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 19 18 48

Matematik 20 7 10 35

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 12 8 60

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA ARSLAN 9 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,160 294,990 1 1 1 17 238

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 46 4 44,67 89 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 19 1 18,67 93 6,07 5,57 7,75

Fen 20 17 3 16,00 80 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 36 4 34,67 87 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 82 8 79,33 88 42,17 35,25 46,76

Sözel aAACaDcaDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BACDACBCDCdBDBBDAAADccDAcABDBDBBACDBCDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 46 4 92

Türkçe 20 16 4 80

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 36 4 90

Matematik 20 19 1 95

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 2 0 100
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100

Fen 20 17 3 85

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 1 0 100
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
SIDIKA ŞİĞVA 406 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
423,693 294,990 2 2 2 37 399

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 43 7 40,67 81 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 16 4 14,67 73 6,07 5,57 7,75

Fen 20 19 1 18,67 93 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 35 5 33,33 83 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 78 12 74,00 82 42,17 35,25 46,76

Sözel ccACCDcbDBBACBDACDAACaDCCAaDBCBBDACDBcDCACDBABDCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BACDACBCbCdBDBBDcAbDBDDADABDaDBBACDBCDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 43 7 86

Türkçe 20 16 4 80

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 8 2 80

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 35 5 88

Matematik 20 16 4 80

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100

Fen 20 19 1 95

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 1 0 100
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN KARACA 182 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
184,983 294,990 22 61 61 355 3590

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 3 5 1,33 13 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 3 3 2,00 20 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 18 26 9,33 19 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 8 10 4,67 23 6,07 5,57 7,75

Fen 20 8 11 4,33 22 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 16 21 9,00 23 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 34 47 18,33 20 42,17 35,25 46,76

Sözel cccaACcDACcAbacdaCDdC Bca adbCabcdDCBBbd  BC  aBcd

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CdBD db AbcaAdcdaBCDDac aDcbDAABaaADcdad

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 18 26 36

Türkçe 20 8 12 40

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 3 5 30

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 2 0
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 3 30

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 0 50
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 0 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0

Sayısal 40 16 21 40

Matematik 20 8 10 40

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 0 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 2 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 0 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 8 11 40

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN KERÇİN 308 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
87,773 294,990 25 81 81 520 4203

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 13 37 0,67 1 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 6,07 5,57 7,75

Fen 20 5 15 0,00 0 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 9 31 -1,33 -3 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 42,17 35,25 46,76

Sözel bbcaAbaabaDbbcAcbCbbCcBbcdCacCCDccbbBdbdbCadbbbcAd

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal dbBbcaaAcbccdbadbBCaDBdcbcBabbAdcccaAcba

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 13 37 26

Türkçe 20 4 16 20

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Tarih 10 4 6 40

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 3 0
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0

Sayısal 40 9 31 23

Matematik 20 4 16 20

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 0 2 0
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 2 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 20 5 15 25

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 1 0 100
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN BUDAK 197 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,440 294,990 4 10 10 134 1362

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 44 6 42,00 84 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 12 8 9,33 47 6,07 5,57 7,75

Fen 20 13 7 10,67 53 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 25 15 20,00 50 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 69 21 62,00 69 42,17 35,25 46,76

Sözel BAACCDAcDBaAbBDACDAACBDCCABDBCBBDACcBADCACcBABDaBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BdbDACBCDCABDcBacbbadcbAcABDaDdBACaBCDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 44 6 88

Türkçe 20 17 3 85

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 8 2 80

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 3 1 75

Sayısal 40 25 15 63

Matematik 20 12 8 60

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 13 7 65

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN YILMAZ 257 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,287 294,990 5 13 13 170 1687

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,47 9,30 12,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,39 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,64 6,41 6,74

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,72 4,09 6,03

Sözel 50 43 7 40,67 81 28,21 23,72 30,71

Matematik 20 7 11 3,33 17 6,07 5,57 7,75

Fen 20 15 5 13,33 67 7,89 6,86 8,47

Sayısal 40 22 16 16,67 42 13,96 12,43 16,22

Toplam: 90 65 23 57,33 64 42,17 35,25 46,76

Sözel BAACCDADDaBACBDdCDAACcDCCABcBCBBcACDBcDCACDBABDbBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal ad bd aCDadBDBBbdAdaBcDAbABDaDaBACaBCDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 43 7 86

Türkçe 20 18 2 90

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 8 2 80

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 3 1 75

Sayısal 40 22 16 55

Matematik 20 7 11 35

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 15 5 75

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR ERTAŞ 3 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
162,360 294,990 15 70 70 379 3800

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 26 24 18,00 36 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 6 12 2,00 10 5,00 5,57 7,75

Fen 20 4 14 -0,67 -3 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 10 26 1,33 3 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 36 50 19,33 21 33,42 35,25 46,76

Sözel DDBaAbBDddacdaAACbDcCcacBbCdDdCDBADCBBDdcaBbAabacB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal adBaBBcdbdccdaDA  aDcddACacbb Adca aAdad

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 26 24 52

Türkçe 20 10 10 50

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 4 6 40

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 10 26 25

Matematik 20 6 12 30

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 0 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 4 14 20

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 0 3 0
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 0 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE ATLI 173 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,123 294,990 14 65 65 365 3665

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 20 28 10,67 21 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 6 9 3,00 15 5,00 5,57 7,75

Fen 20 8 9 5,00 25 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 14 18 8,00 20 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 34 46 18,67 21 33,42 35,25 46,76

Sözel cDcBACBccaacABb dacdCAd dbdaabCcBcDCBaDbDCaadbDcAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal adBDdBbcAb   b Ab aDDaBcCbBbD  ccDb AdaB

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 20 28 40

Türkçe 20 7 12 35

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Tarih 10 2 7 20

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 2 0
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 5 5 50

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 2 50
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 14 18 35

Matematik 20 6 9 30

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 8 9 40

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 0 0
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 0 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL ÖZTÜRK 462 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,753 294,990 13 64 64 364 3658

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 4 4 2,67 27 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 31 15 26,00 52 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 6 9 3,00 15 5,00 5,57 7,75

Fen 20 3 16 -2,33 -12 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 9 25 0,67 2 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 40 40 26,67 30 33,42 35,25 46,76

Sözel DDBaACcDdCacAabb C ACcB d CdaCCDBADCBBDADbcCAaDBAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CddcaBDcbc   ba C CDDcc acBdbbbccDbcdcaa

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 31 15 62

Türkçe 20 10 8 50

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0

Tarih 10 4 4 40

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 1 0
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 3 70

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 2 50
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 9 25 23

Matematik 20 6 9 30

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 0 2 0
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 3 16 15

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE ARSLAN 325 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,443 294,990 8 42 42 307 3116

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 27 23 19,33 39 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 6 11 2,33 12 5,00 5,57 7,75

Fen 20 12 8 9,33 47 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 18 19 11,67 29 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 45 42 31,00 34 33,42 35,25 46,76

Sözel bDBaACcccCaAAaAACbDcaAabBCaaDCCDBADbBBD*aaBCbCbcbd

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal dABadacAbbDcA b  abDDcdAdDBCDAAccDdDABaa

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 27 23 54

Türkçe 20 11 9 55

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 5 5 50

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 7 30

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 2 50
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0

Sayısal 40 18 19 45

Matematik 20 6 11 30

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 0 2 0
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 2 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 12 8 60

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÖNER 361 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,353 294,990 5 35 35 281 2830

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 10 0 10,00 100 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 2 4 0,67 7 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 35 10 31,67 63 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 6 8 3,33 17 5,00 5,57 7,75

Fen 20 8 7 5,67 28 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 14 15 9,00 23 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 49 25 40,67 45 33,42 35,25 46,76

Sözel cD aACBDbCDcABAACCDcCABDBCCBDCCDBcDCBBDA b  dCc bB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal ada  BD ddaBAd d B DDBa Cc aD c  cADbcDB

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 35 10 70

Türkçe 20 14 5 70

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 4 20

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 0 1 0
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 0 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 14 15 35

Matematik 20 6 8 30

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 0 0 0
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 1 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 8 7 40

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 1 0 100
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 1 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSE DEMİR 355 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,473 294,990 4 29 29 252 2458

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 4 4 2,67 27 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 37 9 34,00 68 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 7 10 3,67 18 5,00 5,57 7,75

Fen 20 10 9 7,00 35 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 17 19 10,67 27 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 54 28 44,67 50 33,42 35,25 46,76

Sözel cDBacCB ACDAABAACCDAC acBCdc CCDBADCBBDADCBCACb cB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal adBDcBDdAccBd abC d DaBcCadCaAAcDD cABca

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 37 9 74

Türkçe 20 16 3 80

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 4 4 40

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 2 70

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 0 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 17 19 43

Matematik 20 7 10 35

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 20 10 9 50

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE AKDENİZ 393 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,570 294,990 2 8 8 117 1165

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 45 5 43,33 87 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 10 8 7,33 37 5,00 5,57 7,75

Fen 20 15 4 13,67 68 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 25 12 21,00 53 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 70 17 64,33 71 33,42 35,25 46,76

Sözel DDBBACBDACDbABAACCDACABDBCCaDCCDBADCBBbbDaBCACDBAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CdBDBBDcbb Bd DdCdaDDBBACaBCDAc DDAcABbB

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 45 5 90

Türkçe 20 19 1 95

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 9 1 90

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 9 1 90

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 3 1 75
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 25 12 63

Matematik 20 10 8 50

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 15 4 75

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 1 0 100
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM AKAY 348 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,673 294,990 3 17 17 186 1827

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 4 4 2,67 27 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 28 17 22,33 45 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 12 4 10,67 53 5,00 5,57 7,75

Fen 20 13 6 11,00 55 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 25 10 21,67 54 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 53 27 44,00 49 33,42 35,25 46,76

Sözel aAACCDAcDBaACBDAC dACd CaABad BBDbdcBdDCdabd B bBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BA DbdB D dBDBBDAAb  cDAcABbBDBaACaBCDAb

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 28 17 56

Türkçe 20 15 4 75

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 4 4 40

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 2 0

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 5 30

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 0 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 1 50

Sayısal 40 25 10 63

Matematik 20 12 4 60

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 0 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 2 0 100
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0

Fen 20 13 6 65

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 1 0 100
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM SAYAR 31 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,663 294,990 10 57 57 346 3478

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 20 29 10,33 21 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 11 9 8,00 40 5,00 5,57 7,75

Fen 20 6 14 1,33 7 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 17 23 9,33 23 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 37 52 19,67 22 33,42 35,25 46,76

Sözel aAbddDbDcBaAbBDcC cACcDdaAdccbBcccbDBcDCcaDBbcDacd

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal dbCbdCdbDdABDBBDAAbcBccdbcBDaDcaAbDabadd

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 20 29 40

Türkçe 20 9 10 45

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 3 7 30

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25

Sayısal 40 17 23 43

Matematik 20 11 9 55

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 2 0 100
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 6 14 30

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 0 3 0
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖLEŞ 349 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,640 294,990 6 38 38 295 2961

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 34 12 30,00 60 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 6 11 2,33 12 5,00 5,57 7,75

Fen 20 8 11 4,33 22 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 14 22 6,67 17 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 48 34 36,67 41 33,42 35,25 46,76

Sözel BAAC DAcDBBACBDbCabAC aCCAabcCBBc CDBdDCAC cABbCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal d  a CdaDddaDdBacAAbccb bABDaDdBcdaBbDAc

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 34 12 68

Türkçe 20 15 4 75

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 5 4 50

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 2 70

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 0 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 3 1 75

Sayısal 40 14 22 35

Matematik 20 6 11 30

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 8 11 40

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞİNDA ŞİMŞEK 200 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,457 294,990 9 43 43 313 3159

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 30 18 24,00 48 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 7 8 4,33 22 5,00 5,57 7,75

Fen 20 8 12 4,00 20 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 15 20 8,33 21 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 45 38 32,33 36 33,42 35,25 46,76

Sözel BAACdDdaDBBAbBDbdcbACdDCbcBcBbBcDACDBdDC bb ABaCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal   dcdC  DadBDcBDcAd cDcbaAcaaDadbCcBCDAb

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 30 18 60

Türkçe 20 12 8 60

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 5 5 50

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 3 50

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 0 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 3 1 75

Sayısal 40 15 20 38

Matematik 20 7 8 35

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 0 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0

Fen 20 8 12 40

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ÇEVRİM 381 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,067 294,990 7 41 41 303 3067

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 19 29 9,33 19 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 11 9 8,00 40 5,00 5,57 7,75

Fen 20 11 9 8,00 40 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 22 18 16,00 40 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 41 47 25,33 28 33,42 35,25 46,76

Sözel aAACdcAcbBabbBDbCacA  caCddacbBcDbCaBdDCdCa*bccaBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal cdCDACdaDadBDBBDdAbccaDAaAcbdDBBACacCDAb

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 19 29 38

Türkçe 20 9 11 45

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 1 7 10

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 2 50

Sayısal 40 22 18 55

Matematik 20 11 9 55

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 11 9 55

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 1 0 100
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN TEMİZ 365 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,793 294,990 11 58 58 348 3516

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 18 30 8,00 16 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 8 10 4,67 23 5,00 5,57 7,75

Fen 20 10 8 7,33 37 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 18 18 12,00 30 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 36 48 20,00 22 33,42 35,25 46,76

Sözel BbbabDdDaBaAbdadCbcACaabCAccaCBBadaaBADCAababd a a

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal Bd aACdbbadBDBBccAb cDDdaABc DcdAdDBCa A

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 18 30 36

Türkçe 20 7 13 35

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 4 6 40

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 7 10

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 0 2 0

Sayısal 40 18 18 45

Matematik 20 8 10 40

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0

Fen 20 10 8 50

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEEDAR ADIRBELLİ 346 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,040 294,990 12 62 62 359 3612

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 22 28 12,67 25 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 8 12 4,00 20 5,00 5,57 7,75

Fen 20 8 12 4,00 20 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 16 24 8,00 20 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 38 52 20,67 23 33,42 35,25 46,76

Sözel bDBBAdcaAbcdbBAcC*abbdacBbdcbCCDBADCBBDAaaaaAaaaAa

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal acdDdBadAADcAd*ACdbbDaBdacBbabbaDcAbABaB

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 22 28 44

Türkçe 20 8 12 40

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Tarih 10 2 8 20

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 8 20

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 0 4 0
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0

Sayısal 40 16 24 40

Matematik 20 8 12 40

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 20 8 12 40

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM GÖL 373 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
155,957 294,990 16 72 72 384 3828

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 19 28 9,67 19 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 6 14 1,33 7 5,00 5,57 7,75

Fen 20 8 11 4,33 22 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 14 25 5,67 14 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 33 53 15,33 17 33,42 35,25 46,76

Sözel bbcaAbcD CDcAaAbbaa  dcDBddBDdCDBdDCBcDdcbaabbbcAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal dAdDcacbcADddbaAaaCbadccCbBaDAAcc cDcBDc

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 19 28 38

Türkçe 20 6 12 30

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Tarih 10 4 5 40

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 1 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 0 4 0
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 14 25 35

Matematik 20 6 14 30

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 2 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 20 8 11 40

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİRİN ÇEVR M 591 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,920 294,990 1 3 3 49 472

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 16 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 9,13 9,30 12,67

Tarih 10 10 0 10,00 100 3,23 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,02 6,41 6,74

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,92 4,09 6,03

Sözel 50 48 2 47,33 95 22,29 23,72 30,71

Matematik 20 14 6 12,00 60 5,00 5,57 7,75

Fen 20 17 3 16,00 80 6,12 6,86 8,47

Sayısal 40 31 9 28,00 70 11,13 12,43 16,22

Toplam: 90 79 11 75,33 84 33,42 35,25 46,76

Sözel BAACCDAcDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBdDCACDBABDCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BACDdCaCDCdBDBBabAAcBDDAcABDBacBACDBCDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 48 2 96

Türkçe 20 19 1 95

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 31 9 78

Matematik 20 14 6 70

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 17 3 85

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİDE ÖZALP 572 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,347 294,990 1 4 4 63 658

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 10 0 10,00 100 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 45 5 43,33 87 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 14 5 12,33 62 4,82 5,57 7,75

Fen 20 15 4 13,67 68 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 29 9 26,00 65 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 74 14 69,33 77 30,58 35,25 46,76

Sözel BAACCDADDBBACBDACDAAaBDaCABDBCBBbAdDBcDCACDBABDCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal B dDACBCDCABDBBcbbAaBDDAcABDBDaBACaBbDA 

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 45 5 90

Türkçe 20 20 0 100

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 8 2 80

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 29 9 73

Matematik 20 14 5 70

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 15 4 75

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN METE 64 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,347 294,990 8 49 49 329 3284

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 17 33 6,00 12 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 9 11 5,33 27 4,82 5,57 7,75

Fen 20 13 7 10,67 53 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 22 18 16,00 40 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 39 51 22,00 24 30,58 35,25 46,76

Sözel aAdadDdbDBaAbccbCadACdDdbABcdbBcacbacdDCddbcABcdaC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BdCcdCabDCdBDcBcbAdaBccADAdDBDaBbCDBbDbA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 17 33 34

Türkçe 20 7 13 35

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 4 6 40

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25

Sayısal 40 22 18 55

Matematik 20 9 11 45

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 13 7 65

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİVAN AKIN 231 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,383 294,990 2 22 22 227 2184

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 32 14 27,33 55 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 10 8 7,33 37 4,82 5,57 7,75

Fen 20 13 6 11,00 55 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 23 14 18,33 46 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 55 28 45,67 51 30,58 35,25 46,76

Sözel cDBBACcacCacABAACbDACdBDBCacDCCDBADCBBDA  BCbdbd  

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal adBDcaabAbDBA DdCB DDcBcCaBCDAA cDAaABDc

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 32 14 64

Türkçe 20 13 7 65

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 4 20

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 0 50
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 0 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 0 0

Sayısal 40 23 14 58

Matematik 20 10 8 50

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 2 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 13 6 65

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN OFLAZ 279 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
126,523 294,990 15 77 77 430 4023

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 14 36 2,00 4 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 4,82 5,57 7,75

Fen 20 8 11 4,33 22 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 11 28 1,67 4 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 25 64 3,67 4 30,58 35,25 46,76

Sözel cAAdbaAaaBaAbcbAaDAAddcdbdaDcaBaadCadAadbbaadcDbaa

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal cAbaddcdaabdDddacAcc DDAcABaaaBacdccbcAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 14 36 28

Türkçe 20 9 11 45

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 1 9 10

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 9 10

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25

Sayısal 40 11 28 28

Matematik 20 3 17 15

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 2 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 8 11 40

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 1 0 100
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 0 3 0
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
FADİLE SEVECİ 214 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,127 294,990 9 50 50 331 3287

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 4 3 3,00 30 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 28 17 22,33 45 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 5 9 2,00 10 4,82 5,57 7,75

Fen 20 8 8 5,33 27 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 13 17 7,33 18 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 41 34 29,67 33 30,58 35,25 46,76

Sözel aAAb DbbDcaACBDdCDAAdaaCbdaDBbB DACDBADC C c BadBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal d   cb aaaABD BbdAb  cbcaAaDaD aAd BCD A

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 28 17 56

Türkçe 20 12 7 60

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 0 50
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 3 7 30

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 3 40

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 0 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 0 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 2 50

Sayısal 40 13 17 33

Matematik 20 5 9 25

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 0 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0

Fen 20 8 8 40

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 0 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 1 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLNAZ KIRAN 342 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,463 294,990 11 54 54 338 3352

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 24 23 16,33 33 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 8 10 4,67 23 4,82 5,57 7,75

Fen 20 7 10 3,67 18 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 15 20 8,33 21 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 39 43 24,67 27 30,58 35,25 46,76

Sözel DaBaACBabaDAABAda  ACccc dddDCabBcDaBBDADdBCbabcdB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal adBDaBcbAA aAd ACabaDcc Cac a cdDcADAdaB

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890

100
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40
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 24 23 48

Türkçe 20 11 7 55

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 0 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0

Tarih 10 3 6 30

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 2 0
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 6 40

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 3 1 75
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 15 20 38

Matematik 20 8 10 40

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 20 7 10 35

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 0 2 0
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN DEMİR 593 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,043 294,990 7 46 46 320 3202

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 4 5 2,33 23 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 27 17 21,33 43 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 7 9 4,00 20 4,82 5,57 7,75

Fen 20 9 10 5,67 28 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 16 19 9,67 24 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 43 36 31,00 34 30,58 35,25 46,76

Sözel  AAbCDcaDBaAbccAC  ACBcaC BcBCBB ACcBdDCACbd BabBd

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal ac Dd a DadBDcBDcAb cacbaAB BaadACDBbDAc

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 27 17 54

Türkçe 20 10 7 50

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 0 50
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 6 3 60

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 5 40

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 0 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25

Sayısal 40 16 19 40

Matematik 20 7 9 35

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0

Fen 20 9 10 45

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE TANRIVERDİ 196 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,493 294,990 6 45 45 317 3189

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 27 23 19,33 39 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 9 10 5,67 28 4,82 5,57 7,75

Fen 20 8 11 4,33 22 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 17 21 10,00 25 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 44 44 29,33 33 30,58 35,25 46,76

Sözel cbBabacDAdDAdBAACCDcCcBDBbddDCaDBbDCBBcAcdBCbabcdB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal adBDdBadAd BcCDcCBdaDaBcCacCDbb cDbDAcbd

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 27 23 54

Türkçe 20 11 9 55

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 2 50
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 17 21 43

Matematik 20 9 10 45

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 20 8 11 40

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSRA KINU 605 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,673 294,990 5 36 36 285 2862

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 25 24 17,00 34 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 9 10 5,67 28 4,82 5,57 7,75

Fen 20 12 8 9,33 47 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 21 18 15,00 38 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 46 42 32,00 36 30,58 35,25 46,76

Sözel dAAdbDADDB AbBabdDcAdaDCbdBDBCBBDbbaBcaCcCbccdDdaC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal dddDdCa DCdBbdBDcAAbaacdDAdDcaBBACDBbDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 25 24 50

Türkçe 20 11 8 55

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 6 4 60

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 2 50

Sayısal 40 21 18 53

Matematik 20 9 10 45

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 0 2 0
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 12 8 60

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 1 0 100
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA ATILGAN 185 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,680 294,990 3 24 24 233 2316

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 6 3 5,00 50 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 29 20 22,33 45 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 12 6 10,00 50 4,82 5,57 7,75

Fen 20 12 7 9,67 48 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 24 13 19,67 49 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 53 33 42,00 47 30,58 35,25 46,76

Sözel cbBBdbcDbCadABAAbaDACbcDBCCaDCCDBcDCdcbA CBCAbbBdB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CdBDcBDbbA B aDdCBCDDcdACcBCD caDbcDABDB

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 29 20 58

Türkçe 20 10 10 50

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 3 60

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 3 0 75
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 24 13 60

Matematik 20 12 6 60

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 12 7 60

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞİNDA UÇKUN 288 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
161,097 294,990 14 71 71 380 3808

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 21 29 11,33 23 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 6 14 1,33 7 4,82 5,57 7,75

Fen 20 7 12 3,00 15 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 13 26 4,33 11 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 34 55 15,67 17 30,58 35,25 46,76

Sözel DDBabCcaAabbbaAAaCDcCAaDBbadbddDBADCBBDbcacabbbdcd

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CdBaBBbbcbcaAbacbaaDDcBbCacCDbA cabDbcaa

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 21 29 42

Türkçe 20 9 11 45

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 4 6 40

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 0 10 0

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 0 4 0
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0

Sayısal 40 13 26 33

Matematik 20 6 14 30

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 7 12 35

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN KAYA 421 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,253 294,990 10 53 53 335 3313

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 28 21 21,00 42 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 8 8 5,33 27 4,82 5,57 7,75

Fen 20 6 13 1,67 8 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 14 21 7,00 18 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 42 42 28,00 31 30,58 35,25 46,76

Sözel bcBaACBDAC bAdAACaDdCcabdbddDCCDBADCBBDAadBCcaDcbc

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CdBDBBadbd B a dCa DDacAdacba AccDcDAaaa

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 28 21 56

Türkçe 20 12 7 60

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 3 7 30

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 3 0
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 2 50
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0

Sayısal 40 14 21 35

Matematik 20 8 8 40

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 6 13 30

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 0 3 0
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 0 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN MALGAZ 560 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
169,850 294,990 13 66 66 371 3728

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 23 24 15,00 30 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 5 12 1,00 5 4,82 5,57 7,75

Fen 20 7 11 3,33 17 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 12 23 4,33 11 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 35 47 19,33 21 30,58 35,25 46,76

Sözel abBaAbccAacAddAAbCDACbBcBCCcDaCcBdbaBB b bBCACad d

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal ddBDcBccAbaad Dc ab aadACD bbAdcccbaAB B

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 23 24 46

Türkçe 20 9 11 45

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 6 4 60

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 0 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 4 40

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 1 50
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 0 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0

Sayısal 40 12 23 30

Matematik 20 5 12 25

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 20 7 11 35

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 0 2 0
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİNET KINU 122 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,880 294,990 12 60 60 353 3565

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 30 18 24,00 48 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 7 13 2,67 13 4,82 5,57 7,75

Fen 20 4 16 -1,33 -7 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 11 29 1,33 3 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 41 47 25,33 28 30,58 35,25 46,76

Sözel BAACaDdbDBaA BDACbbAaaDCCcBbBCBccACDBADCb bcdBadBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BdbbdCcbaCdBDBBadbdacccbDbaDBDaccdacbabb

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 30 18 60

Türkçe 20 13 6 65

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 0 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 6 4 60

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 6 30

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 0 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 2 50

Sayısal 40 11 29 28

Matematik 20 7 13 35

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 4 16 20

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 0 3 0
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRÜT SAKCAK 251 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,497 294,990 4 25 25 238 2342

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 15 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 8,58 9,30 12,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,47 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,71 6,41 6,74

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,67 4,09 6,03

Sözel 50 29 19 22,67 45 19,42 23,72 30,71

Matematik 20 10 7 7,67 38 4,82 5,57 7,75

Fen 20 13 7 10,67 53 6,33 6,86 8,47

Sayısal 40 23 14 18,33 46 11,15 12,43 16,22

Toplam: 90 52 33 41,00 46 30,58 35,25 46,76

Sözel BAA dDADbBBAbcDbCadACaDCCdcDBbBcDACDBbDCdda ABbdcC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal B aaddBCDCdBDB  cAAaBDbcDABDBDcdACcBCDbb

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 29 19 58

Türkçe 20 12 7 60

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 6 4 60

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 6 30

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 0 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25

Sayısal 40 23 14 58

Matematik 20 10 7 50

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 0 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 13 7 65

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEVAHİR ERTAN 428 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,283 294,990 14 44 44 315 3171

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 34 15 29,00 58 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 7 11 3,33 17 5,90 5,57 7,75

Fen 20 6 14 1,33 7 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 13 25 4,67 12 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 47 40 33,67 37 32,32 35,25 46,76

Sözel DDaBACcDACDbABAA bDcCcaaBbCaDCCcBbDdBcDADCaCACDBAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal dbBccBDbbbcB bcACa DDaBbdbBbbAcdcacaABaa

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 34 15 68

Türkçe 20 14 5 70

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 5 5 50

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 3 1 75
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 13 25 33

Matematik 20 7 11 35

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 0 2 0
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 6 14 30

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
D K İE L * N 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
129,370 294,990 22 76 76 424 4003

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 19 30 9,00 18 22,64 23,72 30,71

Toplam: 90 19 30 9,00 10 32,32 35,25 46,76

Sözel dAAd cbccdaACBDAaDcbadbbCdaDBCBaccaaBADCbacddBaCca

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 19 30 38

Türkçe 20 8 11 40

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 4 6 40

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 8 20

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEMİR 424 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
144,240 294,990 20 74 74 394 3904

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 11 39 -2,00 -4 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 8 12 4,00 20 5,90 5,57 7,75

Fen 20 8 12 4,00 20 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 16 24 8,00 20 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 27 63 6,00 7 32,32 35,25 46,76

Sözel DccaAbBabCabbcAcdbadddabBddabddcBccdBcDAcbaCbbacbd

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal abdcBBcAdbcdACDbCadDDcdcCacCDAcBaDbcAcca

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 11 39 22

Türkçe 20 5 15 25

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Tarih 10 1 9 10

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 9 10

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0

Sayısal 40 16 24 40

Matematik 20 8 12 40

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 8 12 40

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK ÇİN 414 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
126,260 294,990 23 78 78 434 4027

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 8 12 4,00 20 5,90 5,57 7,75

Fen 20 5 15 0,00 0 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 13 27 4,00 10 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 13 27 4,00 4 32,32 35,25 46,76

Sayısal BcdbAaBCDdABcBdacddcBcDcbABadcdBcdaabbdb

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal 40 13 27 33

Matematik 20 8 12 40

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 2 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 5 15 25

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 0 3 0
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBUZET ÇEVRİM 425 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,223 294,990 9 26 26 241 2349

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 33 17 27,33 55 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 12 7 9,67 48 5,90 5,57 7,75

Fen 20 10 10 6,67 33 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 22 17 16,33 41 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 55 34 43,67 49 32,32 35,25 46,76

Sözel BAACbDADDBBAbcbcdbcACdDdCcBDBbBcDAdDBADCAbDaABDaBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BA DdCaCDCdBDBBDcbbccccAaAdaaDdBACcBbDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 33 17 66

Türkçe 20 12 8 60

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 6 4 60

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 7 3 70

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 3 1 75

Sayısal 40 22 17 55

Matematik 20 12 7 60

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 10 10 50

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
EM *E T *R 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
111,307 294,990 25 80 80 479 4123

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 12 38 -0,67 -1 22,64 23,72 30,71

Toplam: 90 12 38 -0,67 -1 32,32 35,25 46,76

Sözel cbdaACaDbCaAdcAbdCDdbcabcbdaabdacbDaBaacaCcadbacdB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 12 38 24

Türkçe 20 8 12 40

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 0 10 0

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 3 0
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 2 8 20

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİ* ** 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
114,860 294,990 24 79 79 470 4106

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik 20 5 15 0,00 0 5,90 5,57 7,75

Fen 20 7 13 2,67 13 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 12 28 2,67 7 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 12 28 2,67 3 32,32 35,25 46,76

Sayısal adcaBcDcAdbcdabdCabDacBAdaBCbdcacDbcABca

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sayısal 40 12 28 30

Matematik 20 5 15 25

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 7 13 35

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÇAÇAN 97 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
312,847 294,990 7 18 18 193 1866

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 37 13 32,67 65 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 12 6 10,00 50 5,90 5,57 7,75

Fen 20 12 8 9,33 47 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 24 14 19,33 48 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 61 27 52,00 58 32,32 35,25 46,76

Sözel cDBBAbBDdCDbAaAAadDACdBccbCaDCCDBADCBBDADCBCACcBAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CdBDdBDdAA Bd adCBCDDaBACDBbDbdBaDAbABaa

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 37 13 74

Türkçe 20 13 7 65

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 5 5 50

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 3 0
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 24 14 60

Matematik 20 12 6 60

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 12 8 60

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA OCAK 420 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,047 294,990 10 34 34 274 2738

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 9 0 9,00 90 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 36 13 31,67 63 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 9 8 6,33 32 5,90 5,57 7,75

Fen 20 9 11 5,33 27 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 18 19 11,67 29 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 54 32 43,33 48 32,32 35,25 46,76

Sözel BA*CdadDbaaA*cDACDAACdDCCd*DBbBBDACDBADCACDBA DCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal a  DdCaCD dcDBBDbAbcccDdaABaaDadAa*dCDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 36 13 72

Türkçe 20 11 9 55

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 6 4 60

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 0 90

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 0 0 0
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 18 19 45

Matematik 20 9 8 45

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 0 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 9 11 45

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ZENGER 402 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,607 294,990 4 11 11 148 1479

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 43 7 40,67 81 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 12 6 10,00 50 5,90 5,57 7,75

Fen 20 11 9 8,00 40 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 23 15 18,00 45 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 66 22 58,67 65 32,32 35,25 46,76

Sözel BAACCDADDBaAbBDACDAACdDCCdcDBbBcDACDBADCACDBABDCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal B  DdCBCDadBcBBDAAbcccDAcABaaDaBAaDBCbAc

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 43 7 86

Türkçe 20 18 2 90

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 6 4 60

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 23 15 58

Matematik 20 12 6 60

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 2 0 100
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 11 9 55

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLŞEN OCAK 427 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,653 294,990 1 6 6 89 913

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 43 7 40,67 81 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 12 8 9,33 47 5,90 5,57 7,75

Fen 20 17 3 16,00 80 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 29 11 25,33 63 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 72 18 66,00 73 32,32 35,25 46,76

Sözel cDBaACBDACDAABAACCDACbcDBCCcDCCDBdDCBBDADCBCACcBAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CdBbBBcbAbaBdCDAdBCDDaBACDBCDAAdDDAcABDB

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 43 7 86

Türkçe 20 18 2 90

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 7 3 70

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 29 11 73

Matematik 20 12 8 60

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 17 3 85

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN NAS 450 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,540 294,990 8 21 21 226 2182

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 5 3 4,00 40 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 5 3 4,00 40 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 31 14 26,33 53 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 13 7 10,67 53 5,90 5,57 7,75

Fen 20 10 9 7,00 35 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 23 16 17,67 44 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 54 30 44,00 49 32,32 35,25 46,76

Sözel cDBaA BDbCDbAaAdCCDAC cD baBDCCcBAaCBBDA bBCACb Ac

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CdBDBBDccbbBdCDACBdDDaBACDcCbbAdDbbDAd a

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 31 14 62

Türkçe 20 13 6 65

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 0 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 5 3 50

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 1 33
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 3 50

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 1 50
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 0 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0

Sayısal 40 23 16 58

Matematik 20 13 7 65

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 10 9 50

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR ÖZKAN 21 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,170 294,990 3 9 9 126 1305

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 10 0 10,00 100 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 45 5 43,33 87 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 11 8 8,33 42 5,90 5,57 7,75

Fen 20 14 6 12,00 60 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 25 14 20,33 51 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 70 19 63,67 71 32,32 35,25 46,76

Sözel DDBBACcDcCDbABAACCDACABDBCCBDCCDBdDCBBDADCBCACDcAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CdBDBcDAAb BAbcdCabDDdBACDBCDAcBcaAcABDa

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 45 5 90

Türkçe 20 17 3 85

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 10 0 100

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 25 14 63

Matematik 20 11 8 55

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 2 0 100
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 14 6 70

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM NAS 124 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,113 294,990 12 39 39 297 2968

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 31 19 24,67 49 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 10 7 7,67 38 5,90 5,57 7,75

Fen 20 7 12 3,00 15 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 17 19 10,67 27 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 48 38 35,33 39 32,32 35,25 46,76

Sözel BAAdCDAcDaaAbcDcCadACBDCCABcdaBBDcCaBbDCdbccABDCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal ad DACBCDad bBBaAbA dcadaABaaDdBACDcbbb 

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 31 19 62

Türkçe 20 11 9 55

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 7 3 70

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 17 19 43

Matematik 20 10 7 50

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 2 0 100
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 1 1 50
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0

Fen 20 7 12 35

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 0 3 0
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDRİS ŞINIK 410 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
163,953 294,990 18 69 69 378 3783

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 16 -2,33 -12 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 14 35 2,33 5 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 8 11 4,33 22 5,90 5,57 7,75

Fen 20 10 10 6,67 33 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 18 21 11,00 28 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 32 56 13,33 15 32,32 35,25 46,76

Sözel aAcaacbD daAaaccacbdbcDdadaacaBcD*CcdAaaACcBdBDCca

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BAaDbba DCdBbBccAbbbcDcAcAdaa*BBACbBdDbA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 14 35 28

Türkçe 20 3 16 15

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 1 9 10

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 3 0

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

İngilizce 10 6 4 60

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 2 50

Sayısal 40 18 21 45

Matematik 20 8 11 40

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 2 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 10 10 50

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 1 0 100
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET OKTAY 398 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,367 294,990 16 56 56 344 3458

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 27 23 19,33 39 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 8 10 4,67 23 5,90 5,57 7,75

Fen 20 7 13 2,67 13 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 15 23 7,33 18 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 42 46 26,67 30 32,32 35,25 46,76

Sözel aDaBAbcDcaDbAaAbCaDcbcaDBbaBDCdDBdDCBaDADaaCAbDaAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal ddBDaBDccbcBd  cCaCDDaBACccdDbAdcacaAdba

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 27 23 54

Türkçe 20 9 11 45

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 5 5 50

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 6 4 60

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 2 50
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 15 23 38

Matematik 20 8 10 40

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 7 13 35

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAT DEMİR 179 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,313 294,990 13 40 40 300 3014

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 19 31 8,67 17 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 5 13 0,67 3 5,90 5,57 7,75

Fen 20 17 3 16,00 80 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 22 16 16,67 42 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 41 47 25,33 28 32,32 35,25 46,76

Sözel cDBaAbBDcdaAAaAAbCDdaddcBCCccdCcddaCBcDbadcacdaddB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CdBbBccAbAbd dadbcd DaBACDBCDAAdDDAcABDB

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 19 31 38

Türkçe 20 11 9 55

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 3 7 30

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 9 10

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 0 4 0
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 22 16 55

Matematik 20 5 13 25

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 2 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fen 20 17 3 85

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR TANTİK 411 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,650 294,990 15 48 48 327 3245

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 29 21 22,00 44 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 10 8 7,33 37 5,90 5,57 7,75

Fen 20 7 12 3,00 15 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 17 20 10,33 26 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 46 41 32,33 36 32,32 35,25 46,76

Sözel BAACaDdcbcBdbcbcaDcAaBDCCcBDBbBBDACDBbDCAbDabBDCca

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BA D baCDCdBcaBDAbdcdcacaAd aDaBACccdDbA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 29 21 58

Türkçe 20 8 12 40

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 7 3 70

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 5 50

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 2 2 50

Sayısal 40 17 20 43

Matematik 20 10 8 50

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 0 2 0
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 7 12 35

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELŞİN KAYA 387 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
168,460 294,990 17 67 67 374 3747

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 21 27 12,00 24 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 5,90 5,57 7,75

Fen 20 9 10 5,67 28 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 13 23 5,33 13 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 34 50 17,33 19 32,32 35,25 46,76

Sözel aAAdbDcDDBaAbcabCa ACdaCdcaacCBaDACcBcDCddbcbBb cC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal Bcbcda aDCdBac adcb  cDbDABDaDcabbacCDbA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 21 27 42

Türkçe 20 9 10 45

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0

Tarih 10 3 7 30

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 7 20

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 2 25

Sayısal 40 13 23 33

Matematik 20 4 13 20

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 1 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 0 2 0
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 1 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 0 2 0
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 0 0

Fen 20 9 10 45

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ÖNGÜÇ 590 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
135,887 294,990 21 75 75 405 3957

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 14 35 2,33 5 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 5 15 0,00 0 5,90 5,57 7,75

Fen 20 7 13 2,67 13 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 12 28 2,67 7 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 26 63 5,00 6 32,32 35,25 46,76

Sözel dAAbbcdbbBBAbBcACbdAdacadcabcCBaccdcBcc *bacdBaCca

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal ddCabbdCcCdcaBcacAdbBaDbDbcDaDBabbacdDbc

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 14 35 28

Türkçe 20 9 11 45

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 2 0
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 1 9 10

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 0 1 0
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

İngilizce 10 2 8 20

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 0 1 0
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25

Sayısal 40 12 28 30

Matematik 20 5 15 25

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 2 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 7 13 35

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 1 0 100
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELAMET VARLI 412 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,867 294,990 2 7 7 114 1144

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 44 6 42,00 84 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 12 8 9,33 47 5,90 5,57 7,75

Fen 20 14 6 12,00 60 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 26 14 21,33 53 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 70 20 63,33 70 32,32 35,25 46,76

Sözel dAACCDADDBBACBDACDAACdDCCABccCBcDACDBADCACDdABDCBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal BdCDddddDCdBDBBDAAdcdDDAcdBbaDdBACDBCDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 44 6 88

Türkçe 20 19 1 95

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 2 0 100
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 7 3 70

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 2 33

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 9 1 90

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100

Sayısal 40 26 14 65

Matematik 20 12 8 60

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 0 2 0
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 2 0 100
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 14 6 70

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERAAT TANI Ş 271 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
149,773 294,990 19 73 73 389 3866

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 20 30 10,00 20 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 6 14 1,33 7 5,90 5,57 7,75

Fen 20 7 13 2,67 13 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 13 27 4,00 10 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 33 57 14,00 16 32,32 35,25 46,76

Sözel DbaaACcadaaAAdAAbdbbdAcDcCbcadCcBdDCBaDADacbAacdAa

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal CdBDcacbAcDcdbbbbBdaDdabbacdDAcccDbDAcDa

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 20 30 40

Türkçe 20 7 13 35

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 1 0 100
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0

Tarih 10 3 7 30

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 0 2 0
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 7 30

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 1 3 25
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 0 1 0
8.4.1. Following phone conversations 1 0 1 0
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0

Sayısal 40 13 27 33

Matematik 20 6 14 30

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 0 2 0
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 1 0 100
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fen 20 7 13 35

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 0 2 0
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 2 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN ÖNGÜÇ 592 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,507 294,990 5 12 12 163 1633

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 41 9 38,00 76 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 12 8 9,33 47 5,90 5,57 7,75

Fen 20 12 8 9,33 47 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 24 16 18,67 47 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 65 25 56,67 63 32,32 35,25 46,76

Sözel BAACCDcDDaBAaBDACaAACBbCCABDcCBBDACcBADCACDdABDaBC

Cevap Anh. A BAACCDADDBBACBDACDAACBDCCABDBCBBDACDBADCACDBABDCBC

Sayısal aACDbCdCcCdBDaBDAAdaBccAcdBbaDcBAdDBCDAA

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 41 9 82

Türkçe 20 16 4 80

8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100

Tarih 10 8 2 80

8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

İngilizce 10 8 2 80

8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100
8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 3 1 75

Sayısal 40 24 16 60

Matematik 20 12 8 60

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 1 1 50
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 2 0 100
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 12 8 60

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 0 2 0
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 3 0 100
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİ N BULUT 422 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,093 294,990 11 37 37 289 2898

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 32 16 26,67 53 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 10 9 7,00 35 5,90 5,57 7,75

Fen 20 8 10 4,67 23 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 18 19 11,67 29 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 50 35 38,33 43 32,32 35,25 46,76

Sözel cDcBAbcDAaDcAabAaCD CABacbCB dCDBAaCBBDADCBCACDdAc

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal a aDdCcdaCdBDBBDdAAaccbADAcaaDdBbCc bDA 

Cevap Anh. A BACDACBCDCABDBBDAAADBDDADABDBDBBACDBCDAA

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 32 16 64

Türkçe 20 10 9 50

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 0 1 0
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 5 4 50

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 1 1 50
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 0 3 0
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 8 2 80

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 0 1 0
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 0 1 0

Sayısal 40 18 19 45

Matematik 20 10 9 50

8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 1 0 100
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0

Fen 20 8 10 40

8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 2 0 100
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 1 1 50
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 1 1 33
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF GENEL KATILIM-1 LGS KA-7 (8007)

MERSİN / AKDENİZ / VEYSEL KARANİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TEYMURTAŞ 404 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,450 294,990 6 16 16 185 1803

Puanı Hesaplanan: 81 81 521 4218

Katılımlar: 25 81 81 521 4221

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,61 9,30 12,67

Tarih 10 5 3 4,00 40 3,12 3,92 5,28

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,19 6,41 6,74

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,73 4,09 6,03

Sözel 50 38 10 34,67 69 22,64 23,72 30,71

Matematik 20 11 7 8,67 43 5,90 5,57 7,75

Fen 20 13 6 11,00 55 6,59 6,86 8,47

Sayısal 40 24 13 19,67 49 12,49 12,43 16,22

Toplam: 90 62 23 54,33 60 32,32 35,25 46,76

Sözel DbBBAbcDACDbABAbCbDcCca BbC DCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Cevap Anh. B DDBBACBDACDAABAACCDACABDBCCBDCCDBADCBBDADCBCACDBAB

Sayısal ddBDBBDbAbcB  DdCaCDDaBACDBbDAc cDAcABaB

Cevap Anh. B CABDBBDAAADBACDACBCDDBBACDBCDAABDDADABDB

Soru No 12345678901234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel 50 38 10 76

Türkçe 20 13 7 65

8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 2 1 1 50
8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
8.4. Yazma 1 0 1 0
8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
8.3.26. Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100

Tarih 10 5 3 50

8.2.5. Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 2 2 0 100
8.2.7. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
8.2.8. Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
8.3.1. Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 3 1 1 33
8.1.4. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
8.2.2. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
8.2.4. Kuvayımilliye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

8.2.3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
8.2.4. Hz. Şuayb'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
8.3.3. Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
8.3.4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.1.4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 1 1 0 100
8.2.2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 10 0 100

8.5.1. Accepting and refusing / Making excuses 4 4 0 100
8.2.1. Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
8.2.3. Stating personal opinions (Making simple inquiries) 1 1 0 100
8.4.1. Following phone conversations 1 1 0 100
8.4.2. Stating decisions taken at the time of speaking 1 1 0 100
8.1.1. Accepting and refusing / Apologizing / Giving explanations and reasons 1 1 0 100
8.3.1. Describing simple processes 1 1 0 100

Sayısal 40 24 13 60

Matematik 20 11 7 55

8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.1 0 1 0
8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 2 2 0 100
8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.2 2 0 100
8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. 2 1 1 50
8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. 1 0 1 0
8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a§b şeklinde yazar ve a§b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 2 1 1 50
8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fen 20 13 6 65

8.2.4.1. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
8.2.5.1. Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişki-lendirir. 1 0 1 0
8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
8.3.1.2. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
8.4.1.1. Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. / 8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal ve ametal olarak sınıflandırır.2 2 0 100
8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 3 2 1 67
8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
8.2.1.1. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
8.2.1.3. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 2 1 1 50
8.2.2.3. Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
8.2.3.1. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
8.2.3.2. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
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