
KURUM - PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

İL İLÇE KURUM SINAV Genel İl İlçe Kurum
ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu NETBİL 6.SINIF D-4 104 65 65 65

Sıra Öğrenci Bilgileri Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlçe Krm Snf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Net Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 55 - BEYZANUR AŞKAN 6/A 13 2 12.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 13 2 12.33 13 2 12.33 64.33 437.778 18 1 1 1 1

2 37 - SÜLEYMAN OCAK 6/A 13 2 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 13 1 12.67 14 1 13.67 58.00 422.222 24 2 2 2 2

3 30 - BETÜL EKİN DAYANAN 6/A 13 1 12.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 3 8.00 14 1 13.67 60.33 415.556 27 3 3 3 3

4 423 - HAVİN TANIŞ 6/D 13 2 12.33 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 13 1 12.67 10 5 8.33 54.00 391.111 35 4 4 4 1

5 44 - NURGÜL BAĞLAN 6/A 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 6 7.00 14 1 13.67 52.33 380.000 37 5 5 5 4

6 128 - ENSAR ERSOY 6/C 11 4 9.67 6 3 5.00 9 1 8.67 8 2 7.33 12 3 11.00 11 3 10.00 51.67 374.444 41 6 6 6 1

7 42 - KÜBRA SABAZ 6/A 11 4 9.67 7 3 6.00 5 5 3.33 8 2 7.33 11 4 9.67 10 5 8.33 44.33 340.000 45 7 7 7 5

8 72 - BÜRHAN NAS 6/B 14 1 13.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 6 2.00 8 7 5.67 10 5 8.33 44.33 340.000 45 7 7 7 1

9 92 - ZAHİDE ERSOY 6/C 8 4 6.67 1 0 1.00 8 0 8.00 8 2 7.33 12 1 11.67 10 3 9.00 43.67 336.667 48 9 9 9 2

10 40 - MERYEM AKIN 6/B 13 1 12.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 7 1.67 11 3 10.00 46.33 335.556 49 10 10 10 2

11 0 - ÖMERFARUK ARSLAN 6/A 9 5 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 6 6.00 12 3 11.00 45.00 331.111 50 11 11 11 6

12 27 - SERH* BUDAK 6/A 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 5 1.33 10 3 9.00 10 5 8.33 41.67 328.889 51 12 12 12 7

13 0 - ZEYNEP DÜZ 6/A 12 3 11.00 6 3 5.00 8 2 7.33 4 5 2.33 9 6 7.00 9 5 7.33 40.00 317.778 52 13 13 13 8

14 62 - FATMA NUR DALMI Ş 6/A 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 5 6.33 7 8 4.33 42.33 308.889 53 14 14 14 9

15 117 - YUSUF NAS 6/A 10 5 8.33 5 4 3.67 4 3 3.00 7 3 6.00 8 4 6.67 11 4 9.67 37.33 306.667 54 15 15 15 10

16 167 - SEMA NUR ÇEVRİM 6/A 11 3 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 8 4.33 8 7 5.67 35.33 284.444 55 16 16 16 11

17 0 - YUSUF ŞINIK 6/D 10 4 8.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 6 9 3.00 11 4 9.67 34.00 284.444 55 16 16 16 2

18 269 - MELİSA TANI Ş 6/A 11 4 9.67 6 3 5.00 6 3 5.00 7 3 6.00 6 8 3.33 8 5 6.33 35.33 282.222 57 18 18 18 12

19 146 - HAMZA COŞUT 6/C 8 7 5.67 2 2 1.33 6 0 6.00 7 3 6.00 9 6 7.00 9 5 7.33 33.33 277.778 58 19 19 19 3

20 546 - AHMET USLU 6/D 7 8 4.33 4 5 2.33 7 3 6.00 6 3 5.00 8 5 6.33 10 5 8.33 32.33 271.111 59 20 20 20 3

21 573 - RAMAZAN ŞAMA 6/A 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 0 0 0.00 3 2 2.33 12 3 11.00 29.67 266.667 60 21 21 21 13

22 326 - AYLİN AY 6/B 12 3 11.00 7 3 6.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 5 10 1.67 8 7 5.67 29.67 260.000 61 22 22 22 3

23 69 - AHMET YAKIŞIR 6/B 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 3 7 0.67 7 8 4.33 8 7 5.67 29.67 260.000 61 22 22 22 3

24 145 - SAMİ YUSUF ÇİN 6/C 8 7 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 10 5 8.33 8 5 6.33 27.67 260.000 61 22 22 22 4

25 151 - ZEKİYE YILMAZ 6/B 13 2 12.33 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 8 7 5.67 28.33 251.111 64 25 25 25 5

26 156 - AYLİN BAŞKAN 6/C 6 9 3.00 5 2 4.33 1 1 0.67 2 5 0.33 9 5 7.33 11 4 9.67 25.33 251.111 64 25 25 25 5

27 162 - ARDA NAS 6/C 9 6 7.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 5 5 3.33 9 6 7.00 7 6 5.00 24.00 243.333 66 27 27 27 6

28 625 - MUSTAFA ÇOBAN 6/C 8 7 5.67 4 6 2.00 8 2 7.33 6 4 4.67 8 7 5.67 6 9 3.00 28.33 242.222 67 28 28 28 7

29 87 - ESMA AKDENİZ 6/C 10 5 8.33 2 6 0.00 4 6 2.00 4 5 2.33 7 7 4.67 8 7 5.67 23.00 238.889 68 29 29 29 8

30 98 - İREM MALĞAÇ 6/B 10 5 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 4 11 0.33 8 7 5.67 25.67 233.333 69 30 30 30 6

31 130 - ŞEVVAL ARSLAN 6/A 10 5 8.33 3 6 1.00 7 3 6.00 3 7 0.67 6 7 3.67 6 7 3.67 23.33 230.000 70 31 31 31 14

32 526 - HAKİM Ç ÇAKIR 6/D 8 7 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 4 3.67 7 4 5.67 7 8 4.33 23.33 230.000 70 31 31 31 4

33 132 - ESENGÜL ERDEN 6/C 7 7 4.67 2 1 1.67 5 3 4.00 3 3 2.00 9 5 7.33 6 9 3.00 22.67 225.556 72 33 33 33 9

34 681 - DELAL NAS 6/A 9 5 7.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 1 12 -3.00 10 4 8.67 24.33 224.444 73 34 34 34 15

35 121 - ERKAN AKMAN 6/C 6 8 3.33 2 2 1.33 1 0 1.00 6 4 4.67 7 7 4.67 8 5 6.33 21.33 218.889 74 35 35 35 10

36 147 - MUSTAFA IŞI K 6/C 8 7 5.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 7 4 5.67 6 9 3.00 16.33 202.222 75 36 36 36 11

37 131 - REMZİYE AKAY 6/C 5 9 2.00 3 6 1.00 4 2 3.33 1 0 1.00 8 7 5.67 7 7 4.67 17.67 200.000 76 37 37 37 12

38 187 - MERYEM YILMAZ 6/A 7 8 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 3 12 -1.00 8 7 5.67 19.00 193.333 77 38 38 38 16

39 409 - EMİRHAN ABAY 6/D 6 9 3.00 5 5 3.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 6 5 4.33 4 10 0.67 19.33 191.111 78 39 39 39 5

40 103 - SENEM KARAVİŞ 6/B 7 6 5.00 3 7 0.67 6 4 4.67 5 4 3.67 3 10 -0.33 7 8 4.33 18.00 190.000 79 40 40 40 7

41 169 - BERİTAN İLHAN 6/C 8 7 5.67 1 3 0.00 4 3 3.00 2 1 1.67 4 6 2.00 6 9 3.00 15.33 186.667 80 41 41 41 13

42 556 - VİYAN HAYKIR 6/B 9 4 7.67 4 3 3.00 6 3 5.00 4 4 2.67 4 9 1.00 2 10 -1.33 18.00 184.444 81 42 42 42 8
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Net Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

43 539 - BEYZANUR KARACA 6/D 4 10 0.67 3 7 0.67 4 5 2.33 4 5 2.33 6 9 3.00 8 6 6.00 15.00 182.222 82 43 43 43 6

44 601 - İREM CAN ÖZDEMİR 6/B 7 8 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 9 3.00 14.00 177.778 83 44 44 44 9

45 133 - NURİ OKUŞ 6/C 3 9 0.00 3 4 1.67 3 5 1.33 1 7 -1.33 6 6 4.00 8 5 6.33 12.00 174.444 84 45 45 45 14

46 74 - SEDEF ADIBELLİ 6/B 3 12 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 8 7 5.67 8 7 5.67 11.00 171.111 85 46 46 46 10

47 160 - ÖZNUR KARACA 6/D 7 8 4.33 0 9 -3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 5 9 2.00 5 9 2.00 12.00 167.778 86 47 47 47 7

48 85 - İSMAİL KARTAL 6/B 8 7 5.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 9 3.00 3 12 -1.00 12.33 166.667 87 48 48 48 11

49 104 - GÜLCAN TANIŞ 6/B 7 8 4.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 11.00 157.778 88 49 49 49 12

50 218 - RAHMİYE ERÇİK 6/D 8 7 5.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 7 6 5.00 2 13 -2.33 9.00 157.778 88 49 49 49 8

51 544 - PINAR MALĞAZ 6/D 8 6 6.00 2 8 -0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 10 0.67 1 14 -3.67 11.67 148.889 90 51 51 51 9

52 549 - UMUT KARAVİŞ 6/D 7 8 4.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 14 -3.67 9 6 7.00 5.67 144.444 91 52 52 52 10

53 111 - GÜLPERİ KARAGÖL 6/B 3 12 -1.00 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 6 9 3.00 11.00 140.000 92 53 53 53 13

54 338 - HİDAYET ZENGER 6/B 8 7 5.67 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 5 10 1.67 7.00 140.000 92 53 53 53 13

55 177 - RAHİME ERÇİK 6/D 2 13 -2.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 11 0.33 7 8 4.33 9.67 140.000 92 53 53 53 11

56 95 - NURSEL OCAK 6/B 7 8 4.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 0 15 -5.00 8 7 5.67 5.67 135.556 95 56 56 56 15

57 89 - EREN ÇİN 6/B 8 7 5.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 7.00 135.556 95 56 56 56 15

58 710 - GAZEL B BOZKURT 6/0 7 8 4.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 13 -2.33 3 12 -1.00 8.33 131.111 97 58 58 58 1

59 84 - HARUN HEZAR 6/B 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 7.00 131.111 97 58 58 58 17

60 4 - SÜMEYE YILMAZ 6/A 5 10 1.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 10 1.67 5 10 1.67 3.00 126.667 99 60 60 60 17

61 535 - SEMA NUR ÇEVRİM 6/D 6 9 3.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 2 13 -2.33 4 11 0.33 7.00 126.667 99 60 60 60 12

62 67 - ENGİN KERÇİN 6/A 4 11 0.33 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 13 -2.33 3 12 -1.00 9.67 122.222 101 62 62 62 18

63 38 - HİCRAN AYKAN 6/A 3 12 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 10 1.67 4 10 0.67 2.00 111.111 102 63 63 63 19

64 112 - EÜSEYİN HALİTOĞLU 6/B 6 9 3.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 10 1.67 2 13 -2.33 0.33 108.889 103 64 64 64 18

65 26 - İREM ARI 6/A 5 10 1.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 0 15 -5.00 4 11 0.33 1.67 95.556 104 65 65 65 20

Ortalamalar TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam Puan Katılım

Genel 8.54 4.93 5.87 4.98 6.55 7.68 38.55 304.42 104

İl 6.12 2.74 4.24 2.78 3.66 5.05 24.60 231.44 65

İlçe 6.12 2.74 4.24 2.78 3.66 5.05 24.60 231.44 65

Kurum 6.12 2.74 4.24 2.78 3.66 5.05 24.60 231.44 65

DERS NET ORTALAMALARI GRAFİĞİ GENEL İL İLÇE KURUM
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