
KURUM - PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

İL İLÇE KURUM SINAV Genel İl İlçe Kurum
ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu NETBİL 5.SINIF D-5 464 72 72 72

Sıra Öğrenci Bilgileri Sınıf
TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlçe Krm Snf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Net Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 566 - HÜSEYİN AKDENİZ 5/B 14 1 13.67 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 5 7.33 13 2 12.33 58.00 402.815 47 1 1 1 1

2 183 - AZAD SAKIN 5/C 14 1 13.67 9 0 9.00 7 2 6.33 10 0 10.00 5 8 2.33 14 1 13.67 55.00 378.519 79 2 2 2 1

3 105 - EYLÜL KIZ LKAYA 5/A 11 3 10.00 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 2 5.33 14 1 13.67 51.00 364.889 91 3 3 3 1

4 120 - AZRA AŞKAN 5/B 12 3 11.00 9 0 9.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 4 7.67 9 6 7.00 53.33 356.296 109 4 4 4 2

5 99 - BETÜL ARSLAN 5/B 11 4 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 12 3 11.00 10 5 8.33 45.67 350.667 114 5 5 5 3

6 181 - TUBA KOŞMAT 5/C 13 0 13.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 3 4 1.67 10 3 9.00 53.67 348.296 118 6 6 6 2

7 316 - ENES AKÇAY 5/A 7 5 5.33 9 1 8.67 7 1 6.67 9 1 8.67 9 3 8.00 13 2 12.33 49.67 346.519 119 7 7 7 2

8 8 - FURKAN AY 5/A 10 5 8.33 9 1 8.67 9 0 9.00 9 1 8.67 6 6 4.00 13 2 12.33 51.00 345.630 124 8 8 8 3

9 184 - BEDİPHAN ERSOY 5/C 11 4 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 7 5 5.33 11 3 10.00 49.67 343.556 128 9 9 9 3

10 216 - ALPEREN KANGAL 5/A 10 4 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 6 4.00 12 3 11.00 48.33 334.074 141 10 10 10 4

11 0 - YUSUF ADIBELLİ 5/B 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 7 8 4.33 11 4 9.67 44.33 323.407 154 11 11 11 4

12 14 - NİSANUR ÖZEL 5/A 9 5 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 6 4.00 11 3 10.00 47.33 321.037 157 12 12 12 5

13 217 - ŞİLAN ŞANLI 5/D 11 3 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 6 7 3.67 9 6 7.00 48.00 319.852 160 13 13 13 1

14 570 - MUSTAFA ARSLAN 5/D 11 4 9.67 10 0 10.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 8 4.33 9 6 7.00 47.00 318.667 163 14 14 14 2

15 12 - VEDAT ERTAN 5/A 8 7 5.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 5 8.33 8 6 6.00 42.00 300.889 185 15 15 15 6

16 244 - ÖZCAN ATEŞ 5/A 8 7 5.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 6 7 3.67 12 3 11.00 41.00 299.704 188 16 16 16 7

17 267 - BERAT AYDOĞMUŞ 5/A 10 5 8.33 9 1 8.67 7 2 6.33 7 3 6.00 5 8 2.33 10 5 8.33 40.00 291.111 200 17 17 17 8

18 282 - DİYANA OĞUZ 5/B 8 7 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 9 6 7.00 10 5 8.33 36.33 290.222 201 18 18 18 5

19 43 - ZEKİ AKDENİZ 5/A 11 4 9.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 9 3.00 7 8 4.33 39.00 279.556 212 19 19 19 9

20 20 - ŞERİFE RAMO 5/A 9 4 7.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 5 6.33 9 5 7.33 31.67 279.259 214 20 20 20 10

21 568 - ZELA L KURAL 5/B 11 4 9.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 4 9 1.00 10 5 8.33 34.33 276.000 218 21 21 21 6

22 140 - HATİCE ÇİN 5/B 11 4 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 7 5.67 6 9 3.00 35.00 274.815 220 22 22 22 7

23 188 - MERVENUR İNAN 5/C 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 3 12 -1.00 10 5 8.33 40.33 271.259 226 23 23 23 4

24 191 - MERVE LAVENT 5/C 7 8 4.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 10 1.67 10 5 8.33 39.00 267.704 233 24 24 24 5

25 232 - OSMAN ÖZDEMİR 5/D 6 8 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 8 4.33 11 4 9.67 34.00 267.704 233 24 24 24 3

26 0 - ÖZGÜR ÖZTÜRK 5/C 8 6 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 7 8 4.33 9 4 7.67 32.00 265.333 237 26 26 26 6

27 275 - MUHARREM 5/B 8 7 5.67 6 4 4.67 5 5 3.33 10 0 10.00 8 7 5.67 7 8 4.33 33.67 259.407 248 27 27 27 8

28 261 - NURHAN ÇAKIR 5/C 9 5 7.33 2 8 -0.67 9 1 8.67 7 3 6.00 6 8 3.33 8 6 6.00 30.67 255.852 250 28 28 28 7

29 201 - DİLEK ŞİMŞEK 5/C 11 3 10.00 2 7 -0.33 5 4 3.67 7 3 6.00 7 8 4.33 6 8 3.33 27.00 250.519 257 29 29 29 8

30 36 - ARAFAT ERTAN 5/A 8 7 5.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 8 4.33 7 8 4.33 32.33 249.926 259 30 30 30 11

31 0 - YEZDA KAŞBAŞ 5/D 10 5 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 4 11 0.33 6 9 3.00 35.00 245.185 270 31 31 31 4

32 34 - YASİN KARAGÖL 5/A 7 8 4.33 4 6 2.00 7 2 6.33 5 5 3.33 6 9 3.00 10 5 8.33 27.33 242.519 278 32 32 32 12

33 135 - YUSUF AKDENİZ 5/B 7 7 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 7 3 6.00 6 9 3.00 9 6 7.00 28.67 241.630 280 33 33 33 9

34 136 - ZEYNEP AK 5/B 9 5 7.33 4 2 3.33 2 2 1.33 4 2 3.33 7 8 4.33 7 8 4.33 24.00 235.111 288 34 34 34 10

35 228 - RAHİME A A 5/D 9 6 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 11 0.33 10 5 8.33 24.33 234.519 290 35 35 35 5

36 577 - HİLAL OYANIK 5/A 6 6 4.00 3 4 1.67 6 1 5.67 6 3 5.00 6 8 3.33 8 4 6.67 26.33 232.444 297 36 36 36 13

37 198 - ZELAL SADAK 5/C 9 4 7.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 2 4.33 5 10 1.67 9 6 7.00 22.00 231.259 298 37 37 37 9

38 129 - ELİF BAĞLAN 5/B 6 9 3.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 7 3 6.00 8 7 5.67 9 6 7.00 23.00 230.963 299 38 38 38 11

39 19 - İRŞAD ZENGER 5/A 7 4 5.67 4 6 2.00 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 7 8 4.33 27.33 226.222 304 39 39 39 14

40 18 - BURAK DAYANAN 5/A 4 9 1.00 9 1 8.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 8 1.33 9 6 7.00 31.33 225.037 306 40 40 40 15

41 35 - SERDAR TEYMURTAŞ 5/C 6 6 4.00 5 5 3.33 7 2 6.33 8 1 7.67 2 10 -1.33 9 4 7.67 27.67 219.704 311 41 41 41 10

42 195 - ÖMER FARUK ŞINIK 5/C 7 8 4.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 9 6 7.00 23.00 219.111 312 42 42 42 11
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43 32 - FATMANUR ÇAÇAN 5/A 6 9 3.00 3 7 0.67 10 0 10.00 7 3 6.00 4 7 1.67 8 7 5.67 27.00 217.926 314 43 43 43 16

44 237 - ELA ŞİMŞEK 5/C 6 9 3.00 5 5 3.33 5 5 3.33 9 1 8.67 4 11 0.33 9 6 7.00 25.67 214.370 316 44 44 44 12

45 189 - HALİME OLĞAR 5/B 5 10 1.67 2 8 -0.67 9 1 8.67 5 5 3.33 8 7 5.67 7 8 4.33 23.00 213.185 319 45 45 45 12

46 224 - İREM AYKAN 5/D 6 8 3.33 3 7 0.67 7 2 6.33 8 2 7.33 3 10 -0.33 9 5 7.33 24.67 211.704 321 46 46 46 6

47 300 - MEHMEDEMİN ÇOBAN 5/A 7 8 4.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 6 9 3.00 8 7 5.67 19.00 208.444 325 47 47 47 17

48 595 - ŞİLAN NAM 5/C 6 8 3.33 3 7 0.67 3 6 1.00 6 4 4.67 5 9 2.00 9 6 7.00 18.67 204.593 328 48 48 48 13

49 0 - HÜSEYİN GÜNDÜZ 5/B 3 12 -1.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 10 5 8.33 9 6 7.00 15.00 203.704 329 49 49 49 13

50 142 - MERYEM YÜCE 5/B 5 10 1.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 6 6 4.00 8 6 6.00 15.00 191.852 348 50 50 50 14

51 273 - S E R D E M K A Y 5/D 3 12 -1.00 2 8 -0.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 10 1.67 8 7 5.67 23.00 189.481 351 51 51 51 7

52 0 - ZEYNEP ZENGER 5/C 8 6 6.00 4 6 2.00 3 7 0.67 9 0 9.00 5 8 2.33 3 10 -0.33 19.67 188.000 355 52 52 52 14

53 15 - HÜSNÜ KINU 5/C 5 9 2.00 3 7 0.67 8 2 7.33 5 5 3.33 5 10 1.67 7 8 4.33 19.33 187.111 356 53 53 53 15

54 61 - EVİN ÇAÇAN 5/A 4 11 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 2 7 -0.33 6 9 3.00 10 5 8.33 11.33 182.074 364 54 54 54 18

55 5501 - BARAN KEREÇİN 5/A 3 12 -1.00 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 10 5 8.33 10.00 174.074 372 55 55 55 19

56 230 - DİLAN ERTANN 5/D 8 6 6.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 9 1 8.67 4 11 0.33 3 12 -1.00 18.00 171.704 378 56 56 56 8

57 233 - BERİVAN METE 5/D 6 7 3.67 0 8 -2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 5 7 2.67 5 7 2.67 10.33 167.556 386 57 57 57 9

58 0 - RIDVAN GÜNDÜZ 5/D 4 11 0.33 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 6 8 3.33 6 9 3.00 12.67 163.407 391 58 58 58 10

59 227 - EDİBE OĞUZ 5/D 5 10 1.67 4 6 2.00 3 7 0.67 7 3 6.00 4 11 0.33 4 11 0.33 11.00 139.704 413 59 59 59 11

60 262 - BEYZANU R DEMİR 5/A 4 11 0.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 9 3.00 4 11 0.33 5.67 131.407 421 60 60 60 20

61 204 - SÜNDÜS ÇEVRİM 5/C 3 12 -1.00 5 5 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 12.33 125.481 427 61 61 61 16

62 51 - ZEKİYE SUNE 5/A 2 10 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 8 1.33 5 10 1.67 3.67 117.185 433 62 62 62 21

63 0 - İBRAHİM KARACA 5/0 3 12 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 10 1.67 4 11 0.33 4.33 116.000 437 63 63 63 1

64 52000 - ELİF 5/A 2 13 -2.33 3 6 1.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 11 0.33 4 11 0.33 8.67 115.704 438 64 64 64 22

65 252 - ADAR ADIBELLİ 5/B 2 13 -2.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 13 -2.33 7 7 4.67 3.33 108.889 443 65 65 65 15

66 7 - FURKAN AYDOĞMUŞ 5/A 5 9 2.00 3 7 0.67 3 6 1.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 3 12 -1.00 1.00 108.593 446 66 66 66 23

67 72 - BARAN KEREÇİN 5/D 3 12 -1.00 2 8 -0.67 2 6 0.00 4 6 2.00 5 10 1.67 3 12 -1.00 1.00 101.185 451 67 67 67 12

68 220 - ROJİN METE 5/D 4 11 0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 4 11 0.33 0.33 99.407 452 68 68 68 13

69 70 - İHSAN KARACA 5/A 5 10 1.67 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 1 14 -3.67 3 12 -1.00 4.33 98.222 454 69 69 69 24

70 0 - AHMETU U UMUR 5/D 2 13 -2.33 0 10 -3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 10 1.67 2 13 -2.33 3.00 94.667 456 70 70 70 14

71 291 - FURKAN ÇOBAN 5/D 1 11 -2.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 6 4 4.67 1 12 -3.00 3 10 -0.33 4.00 84.000 461 71 71 71 15

72 0 - NİSANUR YILMAZ 5/D 3 12 -1.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 6 1.00 2 12 -2.00 1 12 -3.00 -2.33 67.111 464 72 72 72 16

Ortalamalar TÜRKÇE SOSYAL BİL DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam Puan Katılım

Genel 6.75 5.34 6.05 4.26 5.27 6.19 33.86 271.24 464

İl 4.71 3.43 4.94 5.39 2.82 5.70 26.99 230.75 72

İlçe 4.71 3.43 4.94 5.39 2.82 5.70 26.99 230.75 72

Kurum 4.71 3.43 4.94 5.39 2.82 5.70 26.99 230.75 72
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