
KURUM - PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

İL İLÇE KURUM SINAV Genel İl İlçe Kurum
ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu NETBİL 8.SINIF D-5 609 86 86 86

Sıra Öğrenci Bilgileri Sınıf
TÜRKÇE T.C. İNK. DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlçe Krm Snf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Net Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 9 - SEVDA ARSLAN 8/A 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 16 2 15.33 16 3 15.00 79.00 440.741 44 1 1 1 1

2 59 - BEYZA 8/A 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 17 2 16.33 17 3 16.00 79.67 438.765 48 2 2 2 2

3 384 - ARAHMAN 8/A 16 4 14.67 10 0 10.00 10 0 10.00 6 2 5.33 17 1 16.67 16 4 14.67 71.33 410.123 83 3 3 3 3

4 312 - NERİMAN 8/A 19 1 18.67 9 0 9.00 8 2 7.33 7 2 6.33 14 2 13.33 15 2 14.33 69.00 408.148 85 4 4 4 4

5 591 - ŞİRİN ÇEVRİM 8/B 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 14 6 12.00 15 5 13.33 74.00 405.185 86 5 5 5 1

6 406 - SIDIKA ŞİĞVA 8/A 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 15 2 14.33 14 4 12.67 71.67 403.210 90 6 6 6 5

7 572 - AKİDE ÖZALP 8/C 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 12 3 11.00 16 4 14.67 71.67 403.210 90 6 6 6 1

8 197 - TUNAHAN BUDAK 8/A 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 11 7 8.67 18 2 17.33 70.67 397.284 102 8 8 8 6

9 420 - *R A OCAK 8/D 16 3 15.00 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 12 5 10.33 17 3 16.00 66.00 381.481 122 9 9 9 1

10 402 - ESRA ZENGER 8/D 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 9 5 7.33 17 3 16.00 61.33 371.605 139 10 10 10 2

11 393 - MERVE AKDENİZ 8/B 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 7 6.67 15 5 13.33 64.67 355.802 165 11 11 11 2

12 592 - ŞÜKRAN ÖNGÜÇ 8/D 18 2 17.33 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 9 3.00 17 3 16.00 63.67 355.802 165 11 11 11 3

13 404 - YUSUF TEYMURTAŞ 8/D 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 11 4 9.67 15 5 13.33 62.33 347.901 186 13 13 13 4

14 319 - DİLŞAH 8/A 17 3 16.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 8 6 6.00 14 5 12.33 63.00 345.926 187 14 14 14 7

15 97 - ESRA ÇAÇAN 8/D 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 7 5.67 15 5 13.33 59.67 343.951 190 15 15 15 5

16 427 - GÜLŞEN OCAK 8/D 16 4 14.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 10 7 7.67 14 6 12.00 59.00 340.000 197 16 16 16 6

17 412 - SELAMET VARLI 8/D 19 1 18.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 5 13 0.67 15 5 13.33 61.33 336.049 205 17 17 17 7

18 422 - YASİN BULUT 8/D 12 7 9.67 7 3 6.00 9 1 8.67 5 4 3.67 10 5 8.33 17 2 16.33 52.67 330.617 212 18 18 18 8

19 257 - YASEMİN YILMAZ 8/A 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 4 9 1.00 15 5 13.33 56.33 318.272 230 19 19 19 8

20 302 - NİHAL MURĞ 8/A 17 2 16.33 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 7 4.67 12 7 9.67 51.33 312.346 240 20 20 20 9

21 21 - HİRANUR ÖZKAN 8/D 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 10 2.67 12 8 9.33 55.33 312.346 240 20 20 20 9

22 102 - ESMA AK 8/C 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 9 2.00 16 4 14.67 50.67 308.395 249 22 22 22 2

23 450 - HARUN NAS 8/D 13 6 11.00 7 3 6.00 9 0 9.00 5 2 4.33 12 7 9.67 11 7 8.67 48.67 302.469 260 23 23 23 10

24 564 - İLHAN 8/A 15 5 13.33 9 1 8.67 7 3 6.00 2 0 2.00 4 10 0.67 16 4 14.67 45.33 294.568 273 24 24 24 10

25 605 - İSRA ARSİ 8/C 11 5 9.33 10 0 10.00 8 2 7.33 1 8 -1.67 12 7 9.67 12 7 9.67 44.33 293.086 277 25 25 25 3

26 258 - SELEN DEMİR 8/A 15 5 13.33 4 6 2.00 7 3 6.00 7 3 6.00 9 5 7.33 11 8 8.33 43.00 292.593 278 26 26 26 11

27 314 - BARAN UZUN 8/A 13 7 10.67 5 5 3.33 7 3 6.00 5 1 4.67 9 6 7.00 13 6 11.00 42.67 290.617 285 27 27 27 12

28 0 - ZÜMRÜT SAKCAK 8/C 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 7 10 3.67 12 8 9.33 44.67 283.210 297 28 28 28 4

29 348 - MERYEM AKAY 8/B 12 7 9.67 3 7 0.67 7 3 6.00 5 5 3.33 8 3 7.00 13 7 10.67 37.33 276.790 307 29 29 29 3

30 449 - EYLÜL DAYANAN 8/A 14 5 12.33 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 5 4.33 9 7 6.67 46.67 272.840 310 30 30 30 13

31 415 - FURKAN ERGİN 8/D 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 4 1 3.67 6 10 2.67 10 10 6.67 39.67 253.580 331 31 31 31 11

32 200 - NURŞİNDA ŞİMŞEK 8/B 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 6 8 3.33 8 12 4.00 37.33 253.086 332 32 32 32 4

33 289 - NESİ ERÇİK 8/A 13 5 11.33 7 2 6.33 8 2 7.33 8 1 7.67 1 11 -2.67 13 4 11.67 41.67 252.099 333 33 33 33 14

34 124 - İBRAHİM NAS 8/D 13 7 10.67 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 4 8 1.33 12 8 9.33 35.33 247.160 340 34 34 34 12

35 425 - EBUZET ÇEVRİM 8/D 10 10 6.67 5 5 3.33 6 3 5.00 9 1 8.67 7 9 4.00 12 8 9.33 37.00 243.704 345 35 35 35 13

36 355 - MELSA DEMİR 8/B 14 4 12.67 9 1 8.67 8 1 7.67 4 4 2.67 4 10 0.67 9 9 6.00 38.33 242.716 349 36 36 36 5

37 411 - ÖZGR TANTİK 8/D 14 5 12.33 7 1 6.67 7 3 6.00 5 5 3.33 5 10 1.67 9 9 6.00 36.00 242.222 350 37 37 37 14

38 45 - NURULLAH TOPRAK 8/A 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 2 4 0.67 6 8 3.33 11 8 8.33 35.00 239.259 356 38 38 38 15

39 567 - RECEP OCAK 8/A 13 4 11.67 5 3 4.00 5 4 3.67 2 4 0.67 9 7 6.67 6 10 2.67 29.33 236.790 362 39 39 39 16

40 179 - NİH T DEMİR 8/D 12 6 10.00 6 4 4.67 8 0 8.00 5 5 3.33 7 12 3.00 9 9 6.00 35.00 236.296 363 40 40 40 15

41 589 - REYHAN AYKAN 8/D 15 4 13.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 5 2.33 2 13 -2.33 11 8 8.33 32.67 235.802 366 41 41 41 16

42 428 - CEVAHİR ERTAN 8/D 15 5 13.33 7 3 6.00 8 2 7.33 3 7 0.67 3 7 0.67 9 11 5.33 33.33 235.309 367 42 42 42 17



KURUM - PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

İL İLÇE KURUM SINAV Genel İl İlçe Kurum
ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu NETBİL 8.SINIF D-5 609 86 86 86
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Net Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

43 361 - MEHMET ÖNER 8/B 14 4 12.67 10 0 10.00 8 0 8.00 1 8 -1.67 4 8 1.33 7 7 4.67 35.00 234.815 369 43 43 43 6

44 387 - PELŞİN KAYA 8/D 11 7 8.67 8 2 7.33 6 4 4.67 5 4 3.67 7 7 4.67 8 10 4.67 33.67 229.877 376 44 44 44 18

45 214 - FADİLE SEVECİ 8/C 15 5 13.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 7 0.67 5 12 1.00 7 10 3.67 33.33 229.383 377 45 45 45 5

46 349 - MUHAMMED ÖREŞ 8/B 12 7 9.67 7 3 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 5 5 3.33 8 9 5.00 32.00 227.407 381 46 46 46 7

47 325 - MEDİNE ARSLAN 8/B 11 8 8.33 7 2 6.33 9 1 8.67 4 4 2.67 4 8 1.33 10 10 6.67 34.00 222.963 392 47 47 47 8

48 370 - PELDE KEREÇİN 8/A 8 11 4.33 5 4 3.67 4 5 2.33 4 2 3.33 9 5 7.33 10 10 6.67 27.67 222.469 393 48 48 48 17

49 231 - CİVAN AKIN 8/C 11 9 8.00 9 1 8.67 9 1 8.67 1 5 -0.67 7 12 3.00 9 11 5.33 33.00 221.481 396 49 49 49 6

50 398 - MEHMET OKTAY 8/D 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 3 7 0.67 5 7 2.67 5 15 0.00 32.67 219.506 398 50 50 50 19

51 410 - İDRİS ŞINIK 8/D 11 9 8.00 5 5 3.33 6 3 5.00 8 2 7.33 3 13 -1.33 12 8 9.33 31.67 218.025 402 51 51 51 20

52 446 - SERHAT YAKIŞIR 8/A 12 4 10.67 5 4 3.67 4 5 2.33 5 2 4.33 2 13 -2.33 10 7 7.67 26.33 210.123 412 52 52 52 18

53 365 - RIDVAN TEMİZ 8/B 9 10 5.67 6 4 4.67 9 1 8.67 6 0 6.00 5 8 2.33 9 10 5.67 33.00 209.630 413 53 53 53 9

54 424 - DENİZ ÖZDEMİR 8/D 12 8 9.33 5 5 3.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 11 0.33 10 10 6.67 25.00 209.630 413 53 53 53 21

55 310 - HASAN ÖRÜÇ 8/A 11 9 8.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 3 2.00 6 12 2.00 9 11 5.33 26.67 207.654 419 55 55 55 19

56 122 - ZİNET KINU 8/C 11 9 8.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 8 12 4.00 24.67 207.654 419 55 55 55 7

57 309 - EMİRHAN KARAGÖL 8/A 10 10 6.67 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 13 -1.33 12 8 9.33 24.67 201.728 430 57 57 57 20

58 173 - CEMRE ATLI 8/B 14 6 12.00 3 7 0.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 2 14 -2.67 9 8 6.33 19.00 197.778 435 58 58 58 10

59 271 - SERHAT TANIŞ 8/D 11 9 8.00 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 14 1.33 9 11 5.33 22.00 197.778 435 58 58 58 22

60 185 - LEYLA ATILGAN 8/C 10 10 6.67 6 4 4.67 6 4 4.67 3 5 1.33 5 9 2.00 8 10 4.67 24.00 194.815 441 60 60 60 8

61 288 - NURŞİNDA UÇKUN 8/C 8 11 4.33 5 4 3.67 8 2 7.33 1 7 -1.33 6 8 3.33 9 10 5.67 23.00 193.333 446 61 61 61 9

62 346 - SERDAR ADIRBELLİ 8/B 12 8 9.33 6 4 4.67 7 3 6.00 0 0 0.00 4 6 2.00 6 14 1.33 23.33 190.864 451 62 62 62 11

63 306 - BÜŞRA BAKILCI 8/A 8 12 4.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 7 13 2.67 11 9 8.00 16.67 189.877 452 63 63 63 21

64 196 - HATİCE TANRIVERDİ 8/C 10 9 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 5 5 3.33 7 12 3.00 6 12 2.00 24.67 189.877 452 63 63 63 10

65 285 - HAYRUNİSA DAĞ 8/A 9 8 6.33 5 4 3.67 3 7 0.67 5 3 4.00 6 8 3.33 7 11 3.33 21.33 189.383 456 65 65 65 22

66 3 - AYŞENUR ERTAŞ 8/B 9 11 5.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 6 9 3.00 6 12 2.00 28.33 187.901 460 66 66 66 12

67 0 - İDİL ÖZTÜRK 8/B 10 5 8.33 4 5 2.33 6 3 5.00 4 4 2.67 4 7 1.67 6 13 1.67 21.67 183.951 468 67 67 67 13

68 307 - SAMET KARACA 8/A 10 7 7.67 3 7 0.67 6 4 4.67 1 4 -0.33 3 8 0.33 8 10 4.67 17.67 182.469 472 68 68 68 23

69 345 - MELTEM KARAASLAN 8/B 10 7 7.67 4 5 2.33 5 5 3.33 3 6 1.00 5 13 0.67 7 11 3.33 18.33 179.012 479 69 69 69 14

70 426 - KÜBRA AYKAN 8/B 10 9 7.00 5 5 3.33 7 3 6.00 4 5 2.33 4 12 0.00 7 12 3.00 21.67 176.543 487 70 70 70 15

71 182 - SÜLEYMAN KARACA 8/A 9 6 7.00 3 5 1.33 3 5 1.33 2 4 0.67 3 12 -1.00 9 11 5.33 14.67 172.099 496 71 71 71 24

72 342 - GÜLNAZ KIRAN 8/C 11 8 8.33 2 5 0.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 6 13 1.67 14.33 171.605 499 72 72 72 11

73 593 - HAKAN DEMİR 8/C 8 8 5.33 4 5 2.33 7 3 6.00 1 7 -1.33 5 12 1.00 7 12 3.00 16.33 165.679 507 73 73 73 12

74 44 - CİHAN METE 8/C 9 10 5.67 5 5 3.33 6 3 5.00 2 8 -0.67 6 13 1.67 6 13 1.67 16.67 164.691 509 74 74 74 13

75 489 - ROJİN ŞINIK 8/B 8 9 5.00 3 6 1.00 6 4 4.67 3 7 0.67 6 7 3.67 5 14 0.33 15.33 162.716 514 75 75 75 16

76 391 - SENANUR KINU 8/C 8 12 4.00 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 10 2.67 6 12 2.00 16.00 162.222 516 76 76 76 14

77 352 - SONGÜL KARACA 8/B 10 8 7.33 2 4 0.67 5 5 3.33 3 5 1.33 2 13 -2.33 8 12 4.00 14.33 161.235 517 77 77 77 17

78 0 - MERYEM SAYAR 8/B 11 9 8.00 3 7 0.67 8 2 7.33 2 7 -0.33 6 14 1.33 4 16 -1.33 15.67 158.765 525 78 78 78 18

79 209 - HAZAL KAYA 8/C 7 13 2.67 6 3 5.00 6 4 4.67 5 5 3.33 8 12 4.00 5 15 0.00 19.67 158.765 525 78 78 78 15

80 373 - SENEM GÖL 8/B 6 10 2.67 2 7 -0.33 6 4 4.67 3 7 0.67 4 13 -0.33 8 9 5.00 12.33 150.864 535 80 80 80 19

81 308 - SÜLEYMAN KERÇİN 8/A 7 13 2.67 0 8 -2.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 11 4.33 6 14 1.33 7.00 147.407 542 81 81 81 25

82 560 - ŞAHİN MALGAZ 8/C 8 12 4.00 3 7 0.67 7 3 6.00 1 8 -1.67 5 15 0.00 7 13 2.67 11.67 146.914 543 82 82 82 16

83 279 - DİLAN OFLAZ 8/C 7 10 3.67 1 8 -1.67 3 7 0.67 4 4 2.67 5 12 1.00 6 11 2.33 8.67 143.951 551 83 83 83 17

84 584 - FATİMA BURATEKİN 8/C 5 13 0.67 2 7 -0.33 5 5 3.33 2 7 -0.33 4 12 0.00 5 11 1.33 4.67 115.802 585 84 84 84 18



KURUM - PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

İL İLÇE KURUM SINAV Genel İl İlçe Kurum
ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu NETBİL 8.SINIF D-5 609 86 86 86

Sıra Öğrenci Bilgileri Sınıf
TÜRKÇE T.C. İNK. DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlçe Krm Snf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Net Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

85 414 - DİLEK ÇİN 8/D 2 18 -4.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 10.00 114.815 586 85 85 85 23

86 590 - ROJİN ÖNGÜÇ 8/D 5 15 0.00 3 6 1.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 1.00 107.407 593 86 86 86 24

Ortalamalar TÜRKÇE T.C. İNK. DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam Puan Katılım

Genel 11.61 6.27 6.04 4.21 5.91 8.59 42.63 279.24 609

İl 10.23 5.21 6.28 3.52 3.77 7.41 36.41 249.10 86

İlçe 10.23 5.21 6.28 3.52 3.77 7.41 36.41 249.10 86

Kurum 10.23 5.21 6.28 3.52 3.77 7.41 36.41 249.10 86

DERS NET ORTALAMALARI GRAFİĞİ GENEL İL İLÇE KURUM
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TÜRKÇE T.C. İNK. TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
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