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TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 591 - ŞİRİN ÇEVRİM 8/B 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 17 3 16.00 19 1 18.67 83 7 80.67 450.62 0 4 4 1 1

2 406 - SIDDIKA ŞİĞVA 8/A 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 5 3.33 18 0 18.00 16 4 14.67 76 12 72.00 434.81 0 12 12 2 1

3 9 - SEVDA ARSLAN 8/A 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 17 2 16.33 18 2 17.33 78 11 74.33 424.94 0 13 13 3 2

4 59 - BEYZA ARSLAN 8/A 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 15 1 14.67 17 3 16.00 76 10 72.67 420.99 0 16 16 4 3

5 402 - ESRA ZENGER 8/D 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 15 3 14.00 17 3 16.00 76 12 72.00 411.11 0 18 18 5 1

6 592 - ŞÜKRAN ÖNGÜÇ 8/D 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 13 6 11.00 20 0 20.00 74 15 69.01 411.11 0 18 18 5 1

7 412 - SELAMET VARLI 8/D 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 14 5 12.33 17 3 16.00 75 14 70.33 401.24 0 22 22 7 3

8 572 - AKİDE ÖZALP 8/C 18 2 17.33 9 1 8.67 6 4 4.67 8 2 7.33 14 2 13.33 15 4 13.67 70 15 65.00 393.33 0 29 29 8 1

9 384 - ABDURRAHMAN BUDAK 8/A 13 7 10.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 2 6.33 19 1 18.67 15 5 13.33 70 19 63.67 383.95 0 40 40 9 4

10 197 - MUHAMMED TUNAHAN BU 8/A 13 7 10.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 7 0.67 17 3 16.00 18 2 17.33 67 23 59.34 383.46 0 41 41 10 5

11 102 - ESMA AK 8/A 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 14 6 12.00 17 3 16.00 69 21 62.00 381.48 0 43 43 11 6

12 449 - ESMA EYLÜL DAYANAN 8/A 15 5 13.33 8 2 7.33 9 1 8.67 8 1 7.67 11 3 10.00 18 1 17.67 69 13 64.67 378.02 0 44 44 12 7

13 258 - SELEN DEMİR 8/A 20 0 20.00 7 3 6.00 8 2 7.33 7 3 6.00 10 7 7.67 15 5 13.33 67 20 60.33 371.61 0 51 51 13 8

14 257 - YASEMİN YILMAZ 8/A 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 7 3 6.00 12 1 11.67 17 3 16.00 68 15 63.01 369.63 0 52 52 14 9

15 97 - ESRA ÇAÇAN 8/D 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 2 6.33 11 5 9.33 16 4 14.67 67 18 61.00 368.15 0 55 55 15 4

16 370 - PELDE KEREÇİN 8/A 17 3 16.00 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 11 6 9.00 18 2 17.33 61 26 52.33 365.68 0 56 56 16 10

17 393 - MERVE AKDENİZ 8/B 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 8 6.33 14 5 12.33 71 15 66.00 363.70 0 59 59 17 2

18 427 - GÜLŞEN OCAK 8/D 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 12 7 9.67 16 4 14.67 68 21 61.01 363.70 0 59 59 17 5

19 21 - HİRANUR ÖZKAN 8/D 18 2 17.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 6 6.00 16 4 14.67 69 15 64.01 363.70 0 59 59 17 5

20 302 - NİHAL MURĞ 8/A 18 2 17.33 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 10 4 8.67 14 6 12.00 65 19 58.67 355.80 0 66 66 20 11

21 404 - YUSUF TEYMURTAŞ 8/D 13 7 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 2 7.33 12 4 10.67 17 3 16.00 66 20 59.34 353.83 0 67 67 21 7

22 312 - NERİMAN KAŞBAŞ 8/A 15 4 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 13 4 11.67 13 5 11.33 66 17 60.34 352.35 0 73 73 22 12

23 567 - RECEP OCAK 8/A 16 3 15.00 6 3 5.00 7 3 6.00 1 5 -0.67 10 6 8.00 17 0 17.00 57 20 51.00 352.35 0 73 73 22 12

24 398 - MEHMET OKTAY 8/D 13 7 10.67 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 13 4 11.67 16 4 14.67 63 24 55.02 345.93 0 81 81 24 8

25 420 - ESRA OCAK 8/D 15 5 13.33 4 6 2.00 8 2 7.33 8 2 7.33 13 2 12.33 13 7 10.67 61 24 52.99 340.00 0 88 88 25 9

26 450 - HARUN MİRAN NAS 8/D 10 8 7.33 4 5 2.33 7 2 6.33 6 3 5.00 15 3 14.00 16 1 15.67 58 22 50.66 339.51 0 91 91 26 10

27 319 - DİLŞAH ERTAN 8/A 11 9 8.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 13 4 11.67 15 5 13.33 63 24 55.00 328.15 0 101 101 27 14

28 45 - NURULLAH TOPRAK 8/A 14 5 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 10 3 9.00 13 5 11.33 58 22 50.66 320.25 0 111 111 28 15

29 314 - BARAN UZUN 8/A 11 8 8.33 6 4 4.67 5 4 3.67 3 5 1.33 13 4 11.67 15 3 14.00 53 28 43.67 315.80 0 118 118 29 16

30 564 - İLHAN ABAY 8/A 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 5 1.33 12 4 10.67 12 7 9.67 55 28 45.67 311.36 0 128 128 30 17

31 307 - SAMET KARACA 8/A 13 5 11.33 5 5 3.33 10 0 10.00 6 2 5.33 9 7 6.67 14 3 13.00 57 22 49.66 311.36 0 128 128 30 17

32 288 - NUŞİNDA UÇKUN 8/C 13 5 11.33 4 5 2.33 7 3 6.00 1 4 -0.33 10 4 8.67 13 3 12.00 48 24 40.33 301.48 0 149 149 32 2

33 124 - İBRAHİM NAS 8/D 12 8 9.33 5 5 3.33 8 2 7.33 6 3 5.00 10 4 8.67 14 6 12.00 55 28 45.66 300.99 0 150 150 33 11

34 325 - MEDİNE ARSLAN 8/B 14 6 12.00 5 5 3.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 16 4 14.67 53 32 43.00 300.49 0 151 151 34 3

35 182 - SÜLEYMAN KARACA 8/A 13 6 11.00 3 5 1.33 7 3 6.00 2 3 1.00 15 5 13.33 10 9 7.00 50 31 39.66 298.02 0 158 158 35 19

36 422 - YASİN BULUT 8/D 10 8 7.33 7 2 6.33 9 1 8.67 2 6 0.00 12 2 11.33 12 6 10.00 52 25 43.66 292.10 0 164 164 36 12

37 605 - İSRA KINU 8/C 12 8 9.33 1 9 -2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 12 7 9.67 14 6 12.00 49 40 37.67 290.62 0 166 166 37 3

38 200 - NURŞİNDA ŞİMŞEK 8/B 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 5 6 3.00 13 3 12.00 55 22 47.67 290.62 0 166 166 37 4

39 411 - ÖZGÜR TANTİK 8/D 12 7 9.67 7 2 6.33 9 1 8.67 1 8 -1.67 7 6 5.00 15 5 13.33 51 29 43.00 285.68 0 174 174 39 13

40 289 - NESİBE ERÇİK 8/A 13 7 10.67 1 5 -0.67 9 1 8.67 4 5 2.33 8 4 6.67 12 4 10.67 47 26 39.01 281.24 0 185 185 40 20

41 446 - SERHAT YAKIŞIR 8/A 13 7 10.67 5 5 3.33 6 3 5.00 2 6 0.00 10 5 8.33 11 6 9.00 47 32 36.33 278.27 0 188 188 41 21

42 365 - RIDVAN TEMİZ 8/B 10 10 6.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 1 2.67 8 4 6.67 13 4 11.67 50 23 42.35 273.83 0 202 202 42 5

43 231 - CİVAN AKIN 8/C 11 8 8.33 9 1 8.67 9 1 8.67 3 5 1.33 9 8 6.33 12 7 9.67 53 30 43.00 271.85 0 206 206 43 4

44 285 - HAYRUNİSA DAĞ 8/A 8 7 5.67 2 5 0.33 7 2 6.33 1 4 -0.33 11 5 9.33 13 3 12.00 42 26 33.66 269.38 0 212 212 44 22

45 251 - ZÜMRÜT SAKCAK 8/C 13 6 11.00 5 5 3.33 8 2 7.33 1 5 -0.67 7 6 5.00 12 7 9.67 46 31 36.33 266.91 0 218 218 45 5

46 428 - CEVAHİR ERTAN 8/D 6 11 2.33 6 4 4.67 5 5 3.33 6 4 4.67 8 4 6.67 17 3 16.00 48 31 37.67 266.91 0 218 218 45 14

47 348 - MERYEM AKAY 8/B 12 8 9.33 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 7 6 5.00 13 4 11.67 46 34 34.67 266.91 0 218 218 45 6

48 589 - REYHAN AYKAN 8/D 13 7 10.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 4 11 0.33 14 6 12.00 48 37 35.67 255.06 0 238 238 48 15
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49 387 - PELŞİN KAYA 8/D 12 7 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 3 4 1.67 4 12 0.00 13 6 11.00 49 32 38.34 248.64 0 244 244 49 16

50 310 - HASAN ÖRÜÇ 8/A 8 12 4.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 1 1.67 8 5 6.33 13 5 11.33 44 30 34.00 246.67 0 249 249 50 23

51 309 - EMİRHAN KARAGÖL 8/A 12 8 9.33 5 5 3.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 10 10 6.67 10 10 6.67 44 46 29.33 243.21 0 261 261 51 24

52 421 - ROJİN KAYA 8/C 12 6 10.00 7 2 6.33 5 2 4.33 0 0 0.00 8 9 5.00 9 8 6.33 41 27 31.99 242.22 0 262 262 52 6

53 3 - AYŞE NUR ERTAŞ 8/B 13 5 11.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 11 0.33 10 9 7.00 48 34 36.66 237.28 0 273 273 53 7

54 349 - MUHAMMET ÖREŞ 8/B 11 9 8.00 5 5 3.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 3 3 2.00 12 7 9.67 42 33 31.67 233.33 0 285 285 54 8

55 122 - ZİNET KINU 8/C 13 7 10.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 7 10 3.67 9 9 6.00 42 43 27.68 231.36 0 291 291 55 7

56 306 - BUŞRA BAKILCI 8/A 10 10 6.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 8 10 4.67 10 7 7.67 42 43 28.35 225.43 0 303 303 56 25

57 462 - İDİL ÖZTÜRK 8/B 7 11 3.33 3 6 1.00 6 4 4.67 1 7 -1.33 4 6 2.00 15 2 14.33 36 36 25.33 222.96 0 311 311 57 9

58 355 - MELİSE DEMİR 8/B 9 9 6.00 4 5 2.33 9 0 9.00 6 3 5.00 5 8 2.33 11 8 8.33 44 33 32.99 222.96 0 311 311 57 9

59 307 - SAMET KARACA 8/A 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 7 6.67 14 3 13.00 24 10 20.67 222.47 0 315 315 59 26

60 185 - LEYLA ATILGAN 8/C 10 9 7.00 4 6 2.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 7 4.67 10 9 7.00 40 42 26.67 221.48 0 317 317 60 8

61 424 - DENİZ ÖZDEMİR 8/D 10 9 7.00 3 7 0.67 8 2 7.33 1 8 -1.67 5 9 2.00 11 7 8.67 38 42 25.67 214.07 0 337 337 61 17

62 196 - HATİCE TANRİVERDİ 8/C 8 8 5.33 3 6 1.00 8 2 7.33 3 6 1.00 7 5 5.33 8 7 5.67 37 34 25.66 210.62 0 350 350 62 9

63 426 - KÜBRA AYKAN 8/B 11 9 8.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 1 8 -1.67 4 10 0.67 12 6 10.00 34 47 20.67 210.12 0 353 353 63 11

64 214 - FADİLE SEVECİ 8/C 6 12 2.00 6 4 4.67 10 0 10.00 1 9 -2.00 9 5 7.33 9 9 6.00 41 39 30.00 209.63 0 355 355 64 10

65 342 - GÜLNAZ KIRAN 8/C 12 7 9.67 2 8 -0.67 7 2 6.33 3 6 1.00 4 14 -0.67 10 8 7.33 38 45 24.33 206.67 0 364 364 65 11

66 345 - MELTEM KARAASLAN 8/B 9 9 6.00 4 6 2.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 8 10 4.67 8 10 4.67 37 47 23.34 199.75 0 379 379 66 12

67 391 - SEMANUR KINU 8/C 12 8 9.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 1 5 -0.67 3 13 -1.33 10 9 7.00 36 45 23.66 197.78 0 385 385 67 12

68 489 - ROJİN ŞINIK 8/B 10 10 6.67 0 7 -2.33 7 3 6.00 5 4 3.67 5 9 2.00 9 10 5.67 36 43 24.01 195.80 0 389 389 68 13

69 593 - HAKAN DEMİR 8/C 7 12 3.00 5 4 3.67 7 3 6.00 2 3 1.00 6 9 3.00 10 8 7.33 37 39 24.00 194.81 0 397 397 69 13

70 361 - MEHMET ÖNER 8/B 9 9 6.00 4 5 2.33 5 4 3.67 0 6 -2.00 7 8 4.33 7 8 4.33 32 40 20.66 192.84 0 403 403 70 14

71 584 - FATIMATÜZ ZEHRA BUR 8/C 9 10 5.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 9 2.00 8 9 5.00 32 48 18.00 180.00 0 440 440 71 14

72 31 - MEYREM SAYAR 8/B 9 11 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 5 15 0.00 9 11 5.33 38 52 20.66 178.03 0 447 447 72 15

73 173 - CEMRE ALMİNA ATLI 8/B 9 10 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 12 -2.00 8 10 4.67 31 50 16.35 158.27 0 508 508 73 16

74 25 - RAMAZAN ŞERİF BUDAK 8/D 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 12 4.00 8 11 4.33 17 23 9.33 155.31 0 517 517 74 18

75 64 - CİHAN METE 8/C 8 11 4.33 2 8 -0.67 5 4 3.67 4 5 2.33 5 12 1.00 6 12 2.00 30 52 13.33 151.36 0 523 523 75 15

76 373 - SENEM GÖL 8/B 6 14 1.33 2 7 -0.33 8 2 7.33 5 4 3.67 5 14 0.33 8 12 4.00 34 53 16.66 149.38 0 526 526 76 17

77 308 - SÜLEYMAN KERÇİN 8/A 4 8 1.33 1 8 -1.67 2 6 0.00 0 10 -3.33 7 11 3.33 8 11 4.33 22 54 8.99 145.93 0 536 536 77 27

78 352 - SONGÜL KARACA 8/B 4 16 -1.33 1 9 -2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 4 8 1.33 9 11 5.33 30 52 15.99 142.47 0 544 544 78 18

79 414 - DİLEK ÇİN 8/D 8 12 4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 8 12 4.00 4 16 -1.33 28 62 10.00 140.49 0 549 549 79 19

80 279 - DİLAN OFLAZ 8/C 6 11 2.33 2 8 -0.67 4 4 2.67 3 5 1.33 3 13 -1.33 8 10 4.67 26 51 11.00 138.52 0 553 553 80 16

81 590 - ROJİN ÖNGÜÇ 8/D 8 12 4.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 7 13 2.67 26 64 8.67 136.54 0 560 560 81 20

82 209 - HAZAL KAYA 8/C 6 14 1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 0 10 -3.33 3 14 -1.67 8 9 5.00 26 58 11.67 130.62 0 574 574 82 17

83 346 - SERDAR ADIRBELLİ 8/B 1 0 1.00 0 1 -0.33 10 0 10.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 12 1 12.00 126.17 0 585 585 83 19

84 560 - ŞAHİN MALĞAZ 8/C 5 15 0.00 2 7 -0.33 8 1 7.67 2 7 -0.33 2 12 -2.00 7 10 3.67 26 52 11.34 120.25 0 598 598 84 18

85 550 - EVİN KARACA 8/B 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 2 0 2.00 111.85 0 609 609 85 20
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