
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu 2.SINAV 7.SINIF 67 67 67 202

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 7 10,57 9 8 5,88 7 3 6,46 6 3 5,34 11 8 8,32 8 2 7,24 54 30 43,78 274,032

Okul Ortalaması 11 9 7,68 8 10 4,47 7 3 6,01 5 5 3,04 9 9 6,27 6 4 4,94 46 40 32,36 228,978

KATILIMLAR

1 37 SÜLEYMAN OCAK 7A 20 0 20,00 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 17 3 16,00 9 1 8,67 81 9 78,00 443,560 1 1 1 1 11

2 30 BETÜL EKİN DAYANAN7A 19 1 18,67 12 6 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 0 19,00 10 0 10,00 80 7 77,67 421,837 2 2 2 2 18

3 128 ENSAR ERSOY 7C 18 2 17,33 14 4 12,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 10 0 10,00 78 10 74,67 413,660 1 3 3 3 21

4 48 ÖMERFARUK ARSLAN7A 14 6 12,00 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 16 4 14,67 10 0 10,00 73 17 67,33 381,427 3 4 4 4 30

5 44 NURGÜL BAĞLAL 7A 15 5 13,33 17 3 16,00 10 0 10,00 6 4 4,67 13 7 10,67 9 1 8,67 70 20 63,33 375,573 4 5 5 5 35

6 42 KÜBRA SABAZ 7A 14 6 12,00 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 18 2 17,33 10 0 10,00 70 20 63,33 371,880 5 6 6 6 39

7 27 SERHAT BUDAK 7A 14 6 12,00 14 3 13,00 9 1 8,67 6 4 4,67 16 4 14,67 5 5 3,33 64 23 56,33 357,963 6 7 7 7 46

8 92 ZAHİDE ERSOY 7C 17 2 16,33 9 6 7,00 10 0 10,00 8 2 7,33 14 5 12,33 9 1 8,67 67 16 61,67 345,383 2 8 8 8 57

9 40 MERYEM AKIN 7B 15 5 13,33 11 6 9,00 10 0 10,00 8 2 7,33 13 5 11,33 10 0 10,00 67 18 61,00 340,823 1 9 9 9 58

10 72 BURHAN NAS 7B 16 4 14,67 9 8 6,33 9 1 8,67 8 2 7,33 15 5 13,33 9 1 8,67 66 21 59,00 336,017 2 10 10 10 61

11 423 HAVİN TANIŞ 7D 10 10 6,67 15 5 13,33 10 0 10,00 6 4 4,67 14 6 12,00 10 0 10,00 65 25 56,67 335,053 1 11 11 11 63

12 326 AYLİN AY 7B 16 4 14,67 11 9 8,00 9 1 8,67 6 4 4,67 13 7 10,67 9 1 8,67 64 26 55,33 327,240 3 12 12 12 72

13 117 YUSUF NAS 7A 12 8 9,33 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 13 6 11,00 8 2 7,33 62 27 53,00 326,283 7 13 13 13 73

14 95 NURSEL OCAK 7B 15 5 13,33 8 9 5,00 9 1 8,67 6 4 4,67 13 7 10,67 10 0 10,00 61 26 52,33 303,657 4 14 14 14 78

15 171 ZEYNEP DÜZ 7A 12 8 9,33 11 9 8,00 10 0 10,00 6 3 5,00 13 7 10,67 9 1 8,67 61 28 51,67 303,493 8 15 15 15 79

16 62 FATMA NUR DALMIŞ7A 13 5 11,33 7 9 4,00 10 0 10,00 7 2 6,33 14 6 12,00 9 1 8,67 60 23 52,33 296,993 9 16 16 16 85

17 130 ŞEVVAL ARSLAN 7A 14 5 12,33 12 7 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 10 5,67 9 1 8,67 58 29 48,33 296,397 10 17 17 17 86

18 546 AH ETT USL 7D 9 9 6,00 13 4 11,67 6 3 5,00 1 5 -0,67 13 5 11,33 6 1 5,67 48 27 39,00 289,673 2 18 18 18 89

19 269 MELİSA TANIŞ 7A 13 7 10,67 8 11 4,33 8 1 7,67 5 5 3,33 14 4 12,67 6 3 5,00 54 31 43,67 282,427 11 19 19 19 94

20 167 SEMA NUR ÇEVRİM7A 13 5 11,33 7 11 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 13 7 10,67 9 1 8,67 56 30 46,00 277,720 12 20 20 20 96

21 573 RAMAZAN ŞAMA 7A 14 6 12,00 6 5 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 13 7 10,67 4 6 2,00 52 29 42,33 275,703 13 21 21 21 97

22 161 YUSUF ŞINIK 7D 13 7 10,67 10 3 9,00 7 3 6,00 3 2 2,33 5 1 4,67 5 3 4,00 43 19 36,67 261,537 3 22 22 22 103

23 132 NEDEN OYNADİN 7C 15 3 14,00 8 10 4,67 3 3 2,00 0 0 0,00 11 8 8,33 6 4 4,67 43 28 33,67 260,603 3 23 23 23 104

24 169 BERİTAN İLHAN 7D 8 4 6,67 10 4 8,67 8 0 8,00 4 1 3,67 6 6 4,00 10 0 10,00 46 15 41,00 254,220 4 24 24 24 109

25 121 ERKAN AKMAN 7C 10 9 7,00 12 7 9,67 6 3 5,00 3 4 1,67 8 10 4,67 7 3 6,00 46 36 34,00 248,993 4 25 25 25 111

26 133 NURİ OKUŞ 7C 9 11 5,33 10 9 7,00 4 6 2,00 3 4 1,67 13 7 10,67 3 6 1,00 42 43 27,67 241,013 5 26 26 26 117

27 151 ZEKİYE YILMAZ 7B 13 7 10,67 4 16 -1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 16 4 14,67 2 8 -0,67 46 44 31,33 239,133 5 27 27 27 120

28 69 AHMET YAKIŞIR 7B 10 10 6,67 8 10 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 10 6,67 9 1 8,67 50 38 37,33 238,247 6 28 28 28 123

29 156 AYLİN BAŞKAN 7C 8 8 5,33 10 4 8,67 2 6 0,00 5 1 4,67 8 8 5,33 8 2 7,33 41 29 31,33 237,567 6 29 29 29 124

30 556 VİYAN HAYKIR 7B 11 7 8,67 9 8 6,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 13 2,67 8 2 7,33 48 37 35,67 233,930 7 30 30 30 126

31 145 SAMİ ÇİN 7C 10 8 7,33 9 8 6,33 4 6 2,00 4 6 2,00 9 9 6,00 7 3 6,00 43 40 29,67 231,670 7 31 31 31 128

32 576 NARİN İLHAN 7D 13 7 10,67 7 12 3,00 8 2 7,33 4 6 2,00 7 11 3,33 7 3 6,00 46 41 32,33 220,443 5 32 32 32 134

33 98 İREM MALĞAÇ 7B 12 8 9,33 6 7 3,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 9 6,00 6 4 4,67 39 42 25,00 216,703 8 33 33 33 140

34 146 HAMZA CAN 7C 6 14 1,33 11 9 8,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 12 3,00 8 2 7,33 44 45 29,00 207,923 8 34 34 34 144

35 617 FUNDA ÖR* 7C 12 6 10,00 6 11 2,33 8 2 7,33 4 5 2,33 6 11 2,33 5 4 3,67 41 39 28,00 202,743 9 35 35 35 146

36 625 MUSTAFA ÇOBAN 7C 11 9 8,00 6 14 1,33 7 3 6,00 4 6 2,00 9 11 5,33 6 4 4,67 43 47 27,33 202,267 10 36 36 36 147

37 539 BEYZANUR KARACA7D 9 11 5,33 7 12 3,00 5 5 3,33 5 4 3,67 9 11 5,33 6 4 4,67 41 47 25,33 198,410 6 37 37 37 148

38 409 EMİRHAN ABAY 7C 9 9 6,00 7 10 3,67 7 3 6,00 3 5 1,33 7 10 3,67 5 5 3,33 38 42 24,00 194,273 11 38 38 38 150

39 338 HİDY ET ZENGER 7B 10 9 7,00 8 11 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 9 3,00 5 5 3,33 37 46 21,67 194,183 9 39 39 39 151

40 187 MERYEM YILMAZ 7A 10 10 6,67 4 15 -1,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 11 9 8,00 5 5 3,33 38 51 21,00 185,157 14 40 40 40 157

41 103 SENEM 7B 12 6 10,00 2 16 -3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 8 12 4,00 8 0 8,00 42 42 28,00 183,380 10 41 41 41 158

42 544 PINAR MALĞAZ 7D 8 12 4,00 7 13 2,67 3 7 0,67 7 3 6,00 8 12 4,00 6 4 4,67 39 51 22,00 181,747 7 42 42 42 159

43 407 ŞİRİN BAŞ 7B 11 8 8,33 4 16 -1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 8 12 4,00 8 2 7,33 40 49 23,67 179,890 11 43 43 43 160

44 81 BEYZANUR TOPRAK7C 11 9 8,00 4 16 -1,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 6 4 4,67 39 51 22,00 174,680 12 44 44 44 163

45 540 ESRA KINU 7D 6 14 1,33 11 9 8,00 8 2 7,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 4 6 2,00 38 52 20,67 174,520 8 45 45 45 164

46 177 RAHİME ERÇİK 7D 11 9 8,00 5 12 1,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 14 1,33 4 6 2,00 38 49 21,67 174,217 9 46 46 46 165

47 526 HAKİM ÇAKIR 7D 6 13 1,67 9 10 5,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 13 1,67 6 4 4,67 36 51 19,00 173,983 10 47 47 47 166

48 85 İSMAİL KARTAL 7B 9 11 5,33 5 13 0,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 4 3,67 38 49 21,67 169,477 12 48 48 48 169
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49 391 YUS ŞİMŞEK 7D 10 10 6,67 4 16 -1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 12 4,00 2 8 -0,67 37 53 19,33 164,000 11 49 49 49 170

50 159 MUHAMMED YILDIZ7E 9 11 5,33 8 12 4,00 7 3 6,00 4 6 2,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 34 56 15,33 162,413 1 50 50 50 172

51 87 ESMA AKDENİZ 7C 8 11 4,33 4 12 0,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 13 1,67 7 3 6,00 38 46 22,67 162,253 13 51 51 51 173

52 0 DELAL NAS 7A 8 9 5,00 1 14 -3,67 6 1 5,67 4 4 2,67 8 8 5,33 8 2 7,33 35 38 22,33 160,660 15 52 52 52 174

53 614 BERÇEM ÖRÜÇ 7C 7 8 4,33 3 9 0,00 7 2 6,33 2 4 0,67 6 5 4,33 2 6 0,00 27 34 15,67 157,800 14 53 53 53 177

54 74 SEDEF ADIBELLİ 7B 7 13 2,67 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 4 4,67 31 59 11,33 150,747 13 54 54 54 179

55 496 EMİN ERTAN 7D 9 11 5,33 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 31 59 11,33 148,667 12 55 55 55 180

56 218 RAHMİYE ERÇİK 7D 5 13 0,67 5 10 1,67 6 4 4,67 3 6 1,00 6 13 1,67 7 2 6,33 32 48 16,00 146,783 13 56 56 56 181

57 265 DENİZ ACAR 7D 8 12 4,00 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 28 62 7,33 142,120 14 57 57 57 183

58 0 G*L* **I 7B 8 12 4,00 6 14 1,33 9 1 8,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 3 7 0,67 31 59 11,33 138,800 14 58 58 58 185

59 100 FATMA ÖNER 7B 7 13 2,67 6 14 1,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 30 60 10,00 131,973 15 59 59 59 187

60 131 REMZİYE AKAY 7C 6 14 1,33 5 15 0,00 9 1 8,67 4 6 2,00 4 9 1,00 3 7 0,67 31 52 13,67 131,917 15 60 60 60 188

61 0 GAZEL BOZKURT 7B 6 14 1,33 6 14 1,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 3 7 0,67 30 60 10,00 128,293 16 61 61 61 189

62 160 ÖZNUR KARACA 7D 7 13 2,67 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 7 3 6,00 31 59 11,33 128,107 15 62 62 62 190

63 601 İREMCAN ÖZDEMİR7B 7 13 2,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 28 62 7,33 124,387 17 63 63 63 192

64 112 HÜSEYİN HALİTOĞLL7B 5 15 0,00 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 2 8 -0,67 28 62 7,33 122,707 18 64 64 64 193

65 549 ÜMÜT KARAVİŞ 7D 6 14 1,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 7 0,67 24 66 2,00 101,253 16 65 65 65 196

66 4 SÜMEYE YILMAZ 7A 7 13 2,67 1 19 -5,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 2 7 -0,33 25 64 3,67 93,830 16 66 66 66 197

67 0 ATB*  İ E*R  İ 7C 3 17 -2,67 2 18 -4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 20 70 -3,33 61,173 16 67 67 67 201
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