
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu 2.SINAV 8. SINIF 135 135 135 429

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,53 6 4 4,51 6 3 5,18 6 3 4,65 7 8 4,19 10 8 7,54 45 33 34,04 239,805

Okul Ortalaması 10 9 7,53 5 4 4,12 6 3 5,20 5 4 3,93 7 8 4,39 10 8 6,98 43 36 31,45 231,100

KATILIMLAR

1 49 ARAHMAN ARSLAN8A 17 3 16,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 19 1 18,67 81 9 78,00 447,040 1 1 1 1 8

2 519 MERVE DİMEN 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 80 10 76,67 431,800 2 2 2 2 11

3 460 HARUN BUDAK 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 14 6 12,00 80 10 76,67 426,360 3 3 3 3 13

4 583 MERVE OYANIK 8E 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 5 12,33 18 2 17,33 79 10 75,67 414,557 1 4 4 4 18

5 488 ZENAN DEMİR 8 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 14 6 12,00 18 2 17,33 78 12 74,00 413,907 1 5 5 5 19

6 466 ÖZGÜR BABAYİĞİT8B 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 76 14 71,33 412,547 1 6 6 6 22

7 277 ENES CAN 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 16 3 15,00 18 2 17,33 73 16 67,67 400,570 4 7 7 7 28

8 16 BARAN DALMIŞ 8B 14 5 12,33 9 1 8,67 9 0 9,00 6 1 5,67 16 1 15,67 17 3 16,00 71 11 67,33 397,417 2 8 8 8 30

9 558 DENİZ DÖŞ 8E 16 4 14,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 13 4 11,67 18 2 17,33 73 14 68,33 394,177 2 9 9 9 32

10 108 YAĞMUR UZUN 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 11 4 9,67 18 2 17,33 72 13 67,67 390,450 5 10 10 10 36

11 165 AHMET ERİCEK 8A 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 5 13,33 14 6 12,00 72 18 66,00 377,507 6 11 11 11 43

12 193 ZERDA KURAL 8 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 11 2 10,33 17 2 16,33 68 14 63,33 374,540 2 12 12 12 46

13 596 HARUN AY 8F 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 13 2 12,33 15 4 13,67 69 15 64,00 369,760 1 13 13 13 49

14 359 ENES BABAYİĞİT 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 15 3 14,00 12 8 9,33 69 19 62,67 364,100 3 14 14 14 54

15 0 SERKAN YILMAZ 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 11 5 9,33 18 2 17,33 67 19 60,67 363,627 7 15 15 15 56

16 0 AMİNA TEYMURTAŞ8E 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 6 6,00 17 3 16,00 70 14 65,33 360,673 3 16 16 16 60

17 242 BÜŞRA SABAZ 8B 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 11 3 10,00 17 3 16,00 66 18 60,00 356,593 4 17 17 17 63

18 452 SÜMEYYE ERSOY 8F 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 13 7 10,67 15 5 13,33 67 23 59,33 352,680 2 18 18 18 64

19 238 MEHMETEMİN SÜSİN8D 15 5 13,33 10 0 10,00 5 5 3,33 2 2 1,33 10 1 9,67 17 2 16,33 59 15 54,00 348,273 1 19 19 19 66

20 457 ENES TANTİK 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 11 6 9,00 15 4 13,67 63 23 55,33 335,353 8 20 20 20 77

21 504 ŞEYMA ÖZEL 8B 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 9 3 8,00 13 2 12,33 62 13 57,67 333,257 5 21 21 21 81

22 434 NUPEL DEMİR 8 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 11 4 9,67 15 5 13,33 64 21 57,00 331,943 3 22 22 22 84

23 109 YAĞMUR ABAY 8E 13 7 10,67 9 1 8,67 9 0 9,00 8 2 7,33 9 4 7,67 15 4 13,67 63 18 57,00 326,840 4 23 23 23 86

24 532 YAĞMUR AKÇAY 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 7 2,67 18 2 17,33 63 19 56,67 324,800 9 24 24 24 90

25 547 MEKAN KINU 8A 12 7 9,67 5 2 4,33 8 2 7,33 5 3 4,00 12 3 11,00 15 5 13,33 57 22 49,67 324,213 10 25 25 25 91

26 565 GAMZE MİRZAOĞLU8B 15 5 13,33 8 1 7,67 8 1 7,67 8 2 7,33 6 3 5,00 16 4 14,67 61 16 55,67 324,117 6 26 26 26 92

27 335 NİSA ÖZKAN 8E 15 5 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 14 4 12,67 10 10 6,67 60 28 50,67 321,220 5 27 27 27 96

28 376 ALEYNA YILDIZ 8E 12 6 10,00 6 2 5,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 2 8,33 15 3 14,00 58 17 52,33 320,943 6 28 28 28 97

29 256 HARUN ARI 8A 10 9 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 11 3 10,00 16 4 14,67 59 24 51,00 319,763 11 29 29 29 98

30 555 ATILGAN TAHİR 8C 12 6 10,00 6 2 5,33 6 4 4,67 5 3 4,00 8 7 5,67 19 1 18,67 56 23 48,33 317,917 1 30 30 30 99

31 23 BEDİRHAN SUNE 8E 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 15 2 14,33 8 12 4,00 58 29 48,33 310,017 7 31 31 31 103

32 418 ERKAN AYKAN 8A 12 8 9,33 6 2 5,33 7 3 6,00 5 5 3,33 11 6 9,00 15 5 13,33 56 29 46,33 307,483 12 32 32 32 104

33 102 YUSUF ÖZKAYA 8B 16 4 14,67 5 2 4,33 5 3 4,00 8 1 7,67 6 5 4,33 15 5 13,33 55 20 48,33 307,373 7 33 33 33 105

34 322 ZEYNEP ARSLAN 8E 13 7 10,67 6 3 5,00 8 2 7,33 7 2 6,33 12 2 11,33 10 7 7,67 56 23 48,33 305,780 8 34 34 34 106

35 505 TUBA ARSLAN 8B 16 3 15,00 8 2 7,33 2 6 0,00 6 2 5,33 7 3 6,00 13 5 11,33 52 21 45,00 302,430 8 35 35 35 111

36 456 DİLEK ÖZALP 8E 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 2 2,33 3 2 2,33 15 5 13,33 54 16 48,67 300,553 9 36 36 36 113

37 77 AYSİMA ÇALIŞIR 8E 14 6 12,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 4 2,67 11 5 9,33 13 6 11,00 52 31 41,67 300,210 10 37 37 37 114

38 268 FERHAT ÖREŞŞ 8C 10 5 8,33 5 2 4,33 8 2 7,33 8 1 7,67 8 1 7,67 11 3 10,00 50 14 45,33 284,703 2 38 38 38 120

39 321 MUHAMMED PELTEK8A 13 7 10,67 8 2 7,33 5 3 4,00 6 4 4,67 10 6 8,00 10 6 8,00 52 28 42,67 280,667 13 39 39 39 127

40 378 EMİNE ERSOY 8F 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 9 7,00 12 8 9,33 57 32 46,33 279,597 3 40 40 40 129

41 210 MSAİT BARAN 8E 10 7 7,67 9 1 8,67 6 4 4,67 5 2 4,33 9 5 7,33 12 5 10,33 51 24 43,00 277,217 11 41 41 41 133

42 473 ZOZAN OĞUZ 8A 14 6 12,00 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 10 6 8,00 11 8 8,33 50 35 38,33 276,297 14 42 42 42 135

43 477 REYHAN YALÇIN 8 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 6 8 3,33 12 6 10,00 53 29 43,33 270,480 4 43 43 43 143

44 497 İBRAHİM KARTAL 8 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 6 2,00 12 7 9,67 9 11 5,33 53 36 41,00 270,023 5 44 44 44 145

45 392 NİSA BAĞI 8A 13 6 11,00 6 2 5,33 8 1 7,67 5 3 4,00 5 2 4,33 12 7 9,67 49 21 42,00 268,730 15 45 45 45 146

46 356 CEREN TANAK 8B 9 7 6,67 1 1 0,67 8 1 7,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 5 8,33 44 18 38,00 264,043 9 46 46 46 155

47 447 MUHARREM KEREÇİN8E 13 6 11,00 8 1 7,67 8 1 7,67 3 3 2,00 4 3 3,00 12 5 10,33 48 19 41,67 263,623 12 47 47 47 157

48 500 ÇAKIR NİSA 8 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 2 1,33 14 6 12,00 50 24 42,00 262,573 6 48 48 48 159
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Genel Ortalama 11 8 8,53 6 4 4,51 6 3 5,18 6 3 4,65 7 8 4,19 10 8 7,54 45 33 34,04 239,805

Okul Ortalaması 10 9 7,53 5 4 4,12 6 3 5,20 5 4 3,93 7 8 4,39 10 8 6,98 43 36 31,45 231,100

KATILIMLAR

49 0 ŞAHİN ÇEVRİM 8E 9 11 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 12 8 9,33 10 10 6,67 53 37 40,67 262,040 13 49 49 49 161

50 487 ZEHRA ZENGER 8E 13 7 10,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 8 3,33 11 8 8,33 53 30 43,00 260,597 14 50 50 50 162

51 413 SELMAN TANÇ 8D 11 7 8,67 5 0 5,00 9 1 8,67 3 1 2,67 8 4 6,67 9 6 7,00 45 19 38,67 255,763 2 51 51 51 168

52 432 HÜSEYİN ARSLAN 8E 9 11 5,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 11 8 8,33 10 10 6,67 51 38 38,33 253,317 15 52 52 52 172

53 478 ÇİM N ABA 8E 11 9 8,00 5 3 4,00 7 3 6,00 4 6 2,00 6 6 4,00 13 6 11,00 46 33 35,00 249,550 16 53 53 53 176

54 481 FURKAN OCAK 8E 13 7 10,67 6 3 5,00 7 2 6,33 4 6 2,00 8 6 6,00 9 10 5,67 47 34 35,67 248,483 17 54 54 54 180

55 479 ERDEN HAMZA 8 7 11 3,33 8 1 7,67 7 1 6,67 3 1 2,67 8 7 5,67 13 7 10,67 46 28 36,67 244,530 7 55 55 55 184

56 404 SILA 8C 9 8 6,33 8 1 7,67 5 4 3,67 7 2 6,33 5 5 3,33 12 6 10,00 46 26 37,33 243,093 3 56 56 56 185

57 575 ÖZGÜR AYKAN 8B 15 4 13,67 2 2 1,33 3 3 2,00 4 1 3,67 5 6 3,00 8 5 6,33 37 21 30,00 237,007 10 57 57 57 191

58 518 İREM DİMEN 8A 11 9 8,00 5 5 3,33 5 4 3,67 3 7 0,67 7 12 3,00 12 7 9,67 43 44 28,33 227,473 16 58 58 58 198

59 203 ARDA BERK MUTSUZ8 13 5 11,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 12 2,00 8 9 5,00 46 37 33,67 225,343 8 59 59 59 201

60 527 SAMED YILDIRIM 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 0 20 -6,67 6 4 4,67 53 27 44,00 222,540 17 60 60 60 206

61 377 MEDİNE BATMAZ 8B 11 7 8,67 1 1 0,67 2 1 1,67 5 3 4,00 5 3 4,00 9 7 6,67 33 22 25,67 219,460 11 61 61 61 211

62 88 BÜNYAMİN IŞIK 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 2 4,33 13 7 10,67 38 39 25,00 218,677 18 62 62 62 212

63 143 YUSUF HALİTOĞLU8 9 9 6,00 7 3 6,00 5 4 3,67 4 3 3,00 4 5 2,33 10 5 8,33 39 29 29,33 215,390 9 63 63 63 217

64 367 BARIŞ EVSEN 8B 12 7 9,67 7 1 6,67 10 0 10,00 7 2 6,33 4 16 -1,33 9 10 5,67 49 36 37,00 213,630 12 64 64 64 219

65 543 FEYZİ ERTAA 8A 10 6 8,00 5 0 5,00 5 5 3,33 4 4 2,67 5 4 3,67 8 9 5,00 37 28 27,67 212,380 19 65 65 65 222

66 528 YUSUF ARSLAN 8E 7 10 3,67 4 6 2,00 6 2 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 8 10 4,67 40 33 29,00 212,203 18 66 66 66 224

67 459 FER*A BULUT 8A 7 13 2,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 3 5,00 15 5 13,33 31 48 15,00 209,563 20 67 67 67 229

68 390 NİHA T ŞİMŞEK 8C 11 8 8,33 3 4 1,67 7 3 6,00 2 5 0,33 6 7 3,67 9 11 5,33 38 38 25,33 209,477 4 68 68 68 230

69 586 BARIŞ ARSLAN 8B 13 3 12,00 4 4 2,67 6 4 4,67 2 2 1,33 5 8 2,33 6 8 3,33 36 29 26,33 209,430 13 69 69 69 231

70 485 SELMAN 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 18 -4,00 5 5 3,33 49 31 38,67 207,567 21 70 70 70 235

71 582 DİYAR BUĞDAY 8C 7 9 4,00 5 4 3,67 2 5 0,33 5 4 3,67 7 11 3,33 10 6 8,00 36 39 23,00 201,683 5 71 71 71 241

72 209 DEVRAN ŞERMET 8A 9 5 7,33 4 3 3,00 4 3 3,00 0 0 0,00 2 7 -0,33 11 3 10,00 30 21 23,00 200,897 22 72 72 72 244

73 334 ÖMER AVAŞ 8N 14 6 12,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 14 1,33 6 14 1,33 43 47 27,33 200,493 1 73 73 73 245

74 494 ÇİN 8 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 4 13 -0,33 11 9 8,00 40 46 24,67 197,993 10 74 74 74 250

75 458 FERHAT BOSOR 8A 7 13 2,67 2 6 0,00 5 3 4,00 1 2 0,33 10 10 6,67 9 11 5,33 34 45 19,00 194,570 23 75 75 75 259

76 587 ŞÜKRÜ DEMİR 8F 9 11 5,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 3 17 -2,67 12 8 9,33 45 45 30,00 194,373 4 76 76 76 260

77 332 BERFİN ARTAN 8B 11 9 8,00 3 5 1,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 7 1,67 8 10 4,67 36 41 22,33 191,577 14 77 77 77 263

78 270 ZELİHA KAYA 8D 8 12 4,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 6 14 1,33 8 12 4,00 45 45 30,00 189,840 3 78 78 78 269

79 337 SERHAT ACET 8B 11 8 8,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 7 13 2,67 6 13 1,67 38 50 21,33 185,653 15 79 79 79 275

80 290 BER İN OFLZ 8 7 13 2,67 4 5 2,33 7 3 6,00 5 4 3,67 4 3 3,00 8 8 5,33 35 36 23,00 185,107 11 80 80 80 276

81 416 SEVİM TANÇ 8D 12 6 10,00 4 2 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 11 -0,67 6 14 1,33 40 38 27,33 184,133 4 81 81 81 278

82 507 ABDULSAMET SADAK8A 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 0 0 0,00 3 10 -0,33 12 8 9,33 34 39 21,00 183,957 24 82 82 82 280

83 190 SEYCANUR 8A 4 16 -1,33 0 10 -3,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 10 9 7,00 11 9 8,00 30 58 10,67 179,110 25 83 83 83 286

84 222 EVİN ÇAKIR 8C 8 12 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 10 10 6,67 36 54 18,00 177,173 6 84 84 84 292

85 250 ELİF YILMAZ 8B 9 11 5,33 3 7 0,67 4 3 3,00 3 5 1,33 7 12 3,00 7 12 3,00 33 50 16,33 172,253 16 85 85 85 298

86 0 NUPLDA UÇKUN 8F 11 6 9,00 3 5 1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 14 -1,67 5 3 4,00 32 38 19,33 171,433 5 86 86 86 301

87 502 SEMRAMASAL SAKCAK8B 9 9 6,00 4 3 3,00 8 2 7,33 7 3 6,00 0 8 -2,67 8 9 5,00 36 34 24,67 170,963 17 87 87 87 302

88 512 BURHAN KARAGÖL8D 7 11 3,33 5 4 3,67 1 3 0,00 2 3 1,00 7 11 3,33 5 3 4,00 27 35 15,33 169,670 5 88 88 88 304

89 435 FELAT DEMİR 8D 7 13 2,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 9 2,00 9 11 5,33 34 50 17,33 169,260 6 89 89 89 306

90 524 VESİLE ÇEVRİM 8A 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 37 43 22,67 167,700 26 90 90 90 310

91 279 HAMZA ERTÜK 8C 5 7 2,67 5 4 3,67 6 2 5,33 6 3 5,00 8 7 5,67 3 14 -1,67 33 37 20,67 167,517 7 91 91 91 311

92 24 SEHER ADIBELLİ 8A 7 12 3,00 1 8 -1,67 5 5 3,33 3 6 1,00 5 11 1,33 9 8 6,33 30 50 13,33 163,983 27 92 92 92 322

93 533 MERVEM ERTAN 8F 6 12 2,00 3 7 0,67 6 3 5,00 2 6 0,00 4 8 1,33 9 8 6,33 30 44 15,33 163,897 6 93 93 93 323

94 521 NERGİZ TAN IŞ 8A 10 9 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 10 1,67 5 15 0,00 34 50 17,33 161,433 28 94 94 94 326

95 318 ZEYNEP OKTAY 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 33 57 14,00 161,067 8 95 95 95 327

96 29 SEMA GÜNDÜZ 8C 8 12 4,00 5 4 3,67 5 3 4,00 6 3 5,00 4 8 1,33 6 14 1,33 34 44 19,33 160,177 9 96 96 96 330
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Genel Ortalama 11 8 8,53 6 4 4,51 6 3 5,18 6 3 4,65 7 8 4,19 10 8 7,54 45 33 34,04 239,805

Okul Ortalaması 10 9 7,53 5 4 4,12 6 3 5,20 5 4 3,93 7 8 4,39 10 8 6,98 43 36 31,45 231,100
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97 467 PELİN ADIBELLİ 8A 10 10 6,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 14 -1,67 8 12 4,00 34 53 16,33 157,883 29 97 97 97 331

98 520 MİZGİN ERGÜN 8C 7 11 3,33 5 5 3,33 5 4 3,67 5 5 3,33 5 10 1,67 6 14 1,33 33 49 16,67 154,330 10 98 98 98 337

99 17 ZELAL KAYA 8D 6 14 1,33 5 4 3,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 12 3,00 6 14 1,33 34 54 16,00 153,170 7 99 99 99 341

100 292 SERHAT BUĞDAY 8C 3 15 -2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 10 10 6,67 5 14 0,33 30 57 11,00 147,290 11 100 100 100 346

101 454 GURBET SEVECİ 8E 5 5 3,33 4 6 2,00 8 1 7,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 5 13 0,67 29 43 14,67 146,470 19 101 101 101 347

102 148 KASIM HALİTOĞLU 8D 10 9 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 0 0 0,00 4 12 0,00 3 14 -1,67 30 42 16,00 144,080 8 102 102 102 350

103 90 MURAT TANIŞ 8 5 11 1,33 5 5 3,33 3 6 1,00 4 6 2,00 5 4 3,67 5 15 0,00 27 47 11,33 142,677 12 103 103 103 356

104 353 BÜŞRA USLU 8B 6 13 1,67 2 0 2,00 5 4 3,67 2 6 0,00 3 8 0,33 5 5 3,33 23 36 11,00 138,947 18 104 104 104 360

105 0 MEHDİ TANIŞ 8B 4 11 0,33 1 8 -1,67 2 6 0,00 3 4 1,67 7 10 3,67 6 12 2,00 23 51 6,00 137,497 19 105 105 105 362

106 2 DİLAN GÜNEŞ 8C 5 15 0,00 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 13 -0,33 6 14 1,33 34 53 16,33 134,163 12 106 106 106 366

107 127 VESİLE UZUN 8D 7 13 2,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 11 1,33 5 12 1,00 27 56 8,33 133,357 9 107 107 107 368

108 0 *RAİ **Ü Ü 8 7 13 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 32 48 16,00 132,993 13 108 108 108 369

109 499 FURKAN KARACA 8 9 8 6,33 3 4 1,67 3 6 1,00 3 6 1,00 2 14 -2,67 6 12 2,00 26 50 9,33 131,980 14 109 109 109 371

110 86 VELİ TOPRAK 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 8 12 4,00 3 17 -2,67 30 60 10,00 131,920 13 110 110 110 372

111 94 ZEHRA ÇOBAN 8B 9 9 6,00 4 6 2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 3 15 -2,00 4 15 -1,00 32 53 14,33 131,377 20 111 111 111 373

112 324 KADİR ÖZMEN 8C 1 19 -5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 10 10 6,67 7 13 2,67 25 65 3,33 130,693 14 112 112 112 374

113 552 SABRİ HAYKIR 8C 7 9 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 10 -0,33 4 15 -1,00 29 49 12,67 130,247 15 113 113 113 375

114 294 ÇİD M ÇİN 8F 10 9 7,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 2 17 -3,67 28 60 8,00 128,493 7 114 114 114 376

115 281 ZİLAN OFLAZ 8F 6 11 2,33 0 7 -2,33 1 7 -1,33 0 7 -2,33 6 8 3,33 4 9 1,00 17 49 0,67 127,683 8 115 115 115 378

116 266 UĞUR ARSLAN 8F 5 14 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 29 60 9,00 127,650 9 116 116 116 379

117 53000 AZRA ABAY 8F 6 14 1,33 5 4 3,67 5 5 3,33 0 9 -3,00 5 15 0,00 7 13 2,67 28 60 8,00 127,390 10 117 117 117 380

118 571 MELİKE OCAK 8F 7 7 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 18 -4,00 6 13 1,67 30 53 12,33 124,810 11 118 118 118 381

119 283 ELİF ZENGER 8C 4 13 -0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 5 15 0,00 27 55 8,67 123,320 16 119 119 119 385

120 0 EBÜZEYT ÇEVRİM 8B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 5 15 0,00 28 62 7,33 122,387 21 120 120 120 387

121 557 VEYSİ ERTAN 8C 7 13 2,67 4 6 2,00 3 5 1,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 26 62 5,33 120,987 17 121 121 121 389

122 319 ARDABERK ACET 8C 3 14 -1,67 5 5 3,33 4 4 2,67 5 5 3,33 5 13 0,67 5 14 0,33 27 55 8,67 115,480 18 122 122 122 393

123 480 İREM ÖZTÜRK 8 7 11 3,33 5 5 3,33 4 5 2,33 3 7 0,67 5 15 0,00 3 16 -2,33 27 59 7,33 114,830 15 123 123 123 394

124 66 ELİFNUR BULUT 8B 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 14 -0,67 5 13 0,67 25 60 5,00 112,190 22 124 124 124 397

125 28 İBRAHİM IŞIK 8F 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 26 64 4,67 111,267 12 125 125 125 398

126 0 H  İ*  K BRA NA 8C 8 12 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 6 2,00 24 56 5,33 110,167 19 126 126 126 400

127 0 MUHAMMED AKSAKAL8 5 10 1,67 3 5 1,33 5 5 3,33 2 4 0,67 5 12 1,00 2 15 -3,00 22 51 5,00 107,463 16 127 127 127 404

128 399 HARUN KARTAL 8 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 25 65 3,33 107,027 17 128 128 128 405

129 368 ELİF ERGİN 8E 4 12 0,00 3 6 1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 13 1,67 23 61 2,67 104,817 20 129 129 129 407

130 226 BEDİRHAN TERKİN 8F 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 99,120 13 130 130 130 412

131 524 RABİA IŞIK 8A 1 19 -5,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 6 2,00 17 63 -4,00 77,780 30 131 131 131 418

132 2524 RABİA IŞIK 8 10 8 7,33 14 6 12,00 24 14 19,33 0,000

133 443 NUPELDA UÇKUN 8F 9 10 5,67 5 8 2,33 14 18 8,00 0,000

134 0 * DİR *N* Ü 8C 3 17 -2,67 6 14 1,33 9 31 -1,33 0,000

135 0 İ *HK BA *N 8C 3 15 -2,00 3 17 -2,67 6 32 -4,67 0,000
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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu 2.SINAV 8. SINIF 135 135 135 429

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,53 6 4 4,51 6 3 5,18 6 3 4,65 7 8 4,19 10 8 7,54 45 33 34,04 239,805

Okul Ortalaması 10 9 7,53 5 4 4,12 6 3 5,20 5 4 3,93 7 8 4,39 10 8 6,98 43 36 31,45 231,100

KATILIMLAR
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