
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu 2.SINAV 6.SINIF 74 74 74 76

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos. Bil. Fen Bil. Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,18 9 8 6,27 6 4 4,51 5 4 3,74 12 7 9,76 6 3 5,36 49 36 36,60 256,426

Okul Ortalaması 10 9 6,83 9 9 5,89 6 4 4,36 5 5 3,57 12 7 9,48 6 3 5,23 47 37 35,16 249,843

KATILIMLAR

1 181 TUBA KOŞMAT 6C 18 2 17,33 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 20 0 20,00 10 0 10,00 84 5 82,33 460,263 1 1 1 1 3

2 570 MUSTAFA ARSLAN 6D 16 4 14,67 17 2 16,33 8 1 7,67 7 3 6,00 19 1 18,67 10 0 10,00 77 11 73,33 430,577 1 2 2 2 4

3 184 BEDİRHAN ERSOV 6C 15 3 14,00 16 2 15,33 8 2 7,33 8 2 7,33 19 1 18,67 9 1 8,67 75 11 71,33 419,653 2 3 3 3 5

4 217 ŞİLAN ŞANLI 6D 15 5 13,33 14 3 13,00 8 2 7,33 9 1 8,67 19 1 18,67 10 0 10,00 75 12 71,00 406,190 2 4 4 4 6

5 216 ALPEREN KANĞAL 6C 17 3 16,00 14 2 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 17 3 16,00 10 0 10,00 74 12 70,00 404,467 3 5 5 5 7

6 339 IŞIK AKÇAM 6C 18 2 17,33 14 3 13,00 10 0 10,00 7 3 6,00 16 4 14,67 10 0 10,00 75 12 71,00 403,443 4 6 6 6 8

7 12 VEDAT ERTAN 6A 16 4 14,67 17 1 16,67 4 6 2,00 4 6 2,00 17 3 16,00 9 1 8,67 67 21 60,00 398,140 1 7 7 7 9

8 8 FURKAN AY 6A 12 7 9,67 15 2 14,33 8 2 7,33 9 1 8,67 17 2 16,33 9 1 8,67 70 15 65,00 380,750 2 8 8 8 10

9 14 NİSANUR ÖZEL 6A 17 3 16,00 11 3 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 15 3 14,00 10 0 10,00 67 15 62,00 366,347 3 9 9 9 11

10 566 HÜSEYİN AKDENİZ 6B 16 3 15,00 11 5 9,33 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16,00 6 4 4,67 68 17 62,33 366,290 1 10 10 10 12

11 191 MERVE LAVENT 6C 14 6 12,00 12 8 9,33 9 1 8,67 7 3 6,00 17 3 16,00 10 0 10,00 69 21 62,00 357,880 5 11 11 11 13

12 99 BETÜL ARSLAN 6B 14 6 12,00 11 3 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 15 5 13,33 9 1 8,67 63 21 56,00 339,940 2 12 12 12 14

13 43 ZEKİ AKDENİZ 6A 13 7 10,67 9 10 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 20 0 20,00 8 2 7,33 64 25 55,67 339,157 4 13 13 13 15

14 316 ENES AKÇAY 6A 14 4 12,67 12 3 11,00 5 4 3,67 6 4 4,67 14 6 12,00 10 0 10,00 61 21 54,00 338,850 5 14 14 14 16

15 188 MERVENUR İNAN 6C 12 8 9,33 13 5 11,33 6 4 4,67 6 4 4,67 17 3 16,00 6 4 4,67 60 28 50,67 337,193 6 15 15 15 17

16 515 İSMAİL SÖNMEZ 6C 15 5 13,33 10 3 9,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 15 5 13,33 8 2 7,33 57 26 48,33 325,163 7 16 16 16 18

17 11 BÜNYAMİN ŞERMET6B 13 7 10,67 14 4 12,67 6 4 4,67 5 4 3,67 13 7 10,67 4 4 2,67 55 30 45,00 316,653 3 17 17 17 19

18 19 İRŞAD ZENGER 6A 13 7 10,67 11 5 9,33 7 3 6,00 4 5 2,33 15 5 13,33 7 3 6,00 57 28 47,67 316,613 6 18 18 18 20

19 581 RUMEYSA TORAY 6D 13 7 10,67 11 7 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 15 5 13,33 7 3 6,00 57 31 46,67 311,753 3 19 19 19 21

20 35 SERDAR TEYMURTAŞ6C 8 11 4,33 13 4 11,67 4 5 2,33 6 3 5,00 15 4 13,67 9 1 8,67 55 28 45,67 306,503 8 20 20 20 22

21 267 BERAT AYDOGMUŞ6A 13 6 11,00 7 10 3,67 7 3 6,00 7 3 6,00 16 4 14,67 9 1 8,67 59 27 50,00 300,693 7 21 21 21 23

22 183 AZAD SAKIN 6C 15 5 13,33 7 9 4,00 8 1 7,67 9 1 8,67 12 7 9,67 10 0 10,00 61 23 53,33 296,957 9 22 22 22 24

23 201 DİLEK ŞİMŞEK 6C 13 7 10,67 10 9 7,00 6 4 4,67 8 2 7,33 13 5 11,33 7 3 6,00 57 30 47,00 296,750 10 23 23 23 25

24 244 ÖZCAN ATEŞ 6A 10 10 6,67 8 8 5,33 9 1 8,67 6 3 5,00 17 2 16,33 3 7 0,67 53 31 42,67 285,097 8 24 24 24 26

25 20 ŞERİFE RAMO 6A 9 9 6,00 12 5 10,33 6 3 5,00 7 3 6,00 11 8 8,33 9 1 8,67 54 29 44,33 282,447 9 25 25 25 27

26 135 YUSUF AKDENİZ 6B 6 14 1,33 10 10 6,67 9 1 8,67 8 2 7,33 17 3 16,00 7 3 6,00 57 33 46,00 280,960 4 26 26 26 28

27 577 HİLAL OYANIK 6A 10 6 8,00 11 5 9,33 4 6 2,00 6 3 5,00 10 7 7,67 9 1 8,67 50 28 40,67 275,197 10 27 27 27 29

28 189 HALİME OLĞAR 6B 11 9 8,00 8 12 4,00 8 2 7,33 7 3 6,00 15 5 13,33 6 4 4,67 55 35 43,33 274,187 5 28 28 28 30

29 198 ZALAL SADAK 6C 10 9 7,00 10 10 6,67 7 2 6,33 6 4 4,67 12 7 9,67 9 1 8,67 54 33 43,00 270,620 11 29 29 29 31

30 574 YEZDA KAŞBAŞ 6D 10 10 6,67 6 14 1,33 7 3 6,00 8 2 7,33 16 4 14,67 10 0 10,00 57 33 46,00 268,933 4 30 30 30 32

31 204 SÜNDÜS ÇEVRİM 6C 6 13 1,67 10 9 7,00 9 1 8,67 7 3 6,00 14 6 12,00 8 2 7,33 54 34 42,67 262,820 12 31 31 31 33

32 11 ELA ŞİMŞEK 6C 13 7 10,67 7 13 2,67 7 3 6,00 7 3 6,00 12 8 9,33 8 1 7,67 54 35 42,33 260,390 13 32 32 32 34

33 232 OSM* ÖZDEMIR 6D 10 10 6,67 6 14 1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 17 3 16,00 9 1 8,67 51 39 38,00 259,307 5 33 33 33 35

34 136 ZEYNEP AK 6B 8 10 4,67 9 4 7,67 4 5 2,33 5 5 3,33 13 6 11,00 6 2 5,33 45 32 34,33 256,747 6 34 34 34 36

35 275 MUHARREM ARSLAN6B 11 9 8,00 10 7 7,67 5 5 3,33 7 3 6,00 10 10 6,67 6 4 4,67 49 38 36,33 254,150 7 35 35 35 37

36 33 İSMAİL YALÇIN 6A 12 8 9,33 8 9 5,00 7 3 6,00 6 4 4,67 11 9 8,00 6 4 4,67 50 37 37,67 252,843 11 36 36 36 38

37 15 HÜSNU KINU 6C 11 8 8,33 7 9 4,00 8 2 7,33 4 6 2,00 12 8 9,33 8 1 7,67 50 34 38,67 252,600 14 37 37 37 39

38 273 SERDEM KAYA 6D 8 12 4,00 9 11 5,33 4 6 2,00 3 7 0,67 15 5 13,33 6 4 4,67 45 45 30,00 244,347 6 38 38 38 40

39 18 BURAK DAYANAN 6A 9 11 5,33 10 7 7,67 5 5 3,33 6 4 4,67 10 10 6,67 8 2 7,33 48 39 35,00 244,123 12 39 39 39 41

40 32 FATMANUR ÇAÇAN6A 8 12 4,00 10 7 7,67 3 7 0,67 5 5 3,33 12 8 9,33 7 3 6,00 45 42 31,00 242,657 13 40 40 40 42

41 129 ELİF BAĞLAN 6B 8 12 4,00 12 8 9,33 6 4 4,67 4 6 2,00 10 9 7,00 6 4 4,67 46 43 31,67 242,110 8 41 41 41 43

42 149 BAHOZ ERGÜN 6B 13 6 11,00 5 12 1,00 6 4 4,67 6 4 4,67 11 9 8,00 5 5 3,33 46 40 32,67 229,693 9 42 42 42 44

43 534 ZEYNEP ZENGER 6C 11 7 8,67 0 0 0,00 4 5 2,33 3 2 2,33 11 4 9,67 10 0 10,00 39 18 33,00 226,843 15 43 43 43 45

44 389 AYŞE AKIN 6D 9 10 5,67 9 8 6,33 4 6 2,00 5 5 3,33 10 7 7,67 3 7 0,67 40 43 25,67 223,743 7 44 44 44 46

45 120 AYHAN ŞAVUR 6B 11 9 8,00 9 7 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 8 11 4,33 1 9 -2,00 40 45 25,00 217,737 10 45 45 45 47

46 36 ARAFAT ERTAN 6A 8 12 4,00 6 11 2,33 5 5 3,33 6 4 4,67 13 7 10,67 5 5 3,33 43 44 28,33 216,243 14 46 46 46 48

47 595 ŞİLAN NAM 6C 6 14 1,33 8 12 4,00 8 2 7,33 4 6 2,00 13 7 10,67 5 5 3,33 44 46 28,67 215,920 16 47 47 47 49

48 140 HATİCE ÇİN 6B 10 10 6,67 8 12 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 12 4,00 6 4 4,67 46 44 31,33 212,773 11 48 48 48 50
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Genel Ortalama 10 9 7,18 9 8 6,27 6 4 4,51 5 4 3,74 12 7 9,76 6 3 5,36 49 36 36,60 256,426

Okul Ortalaması 10 9 6,83 9 9 5,89 6 4 4,36 5 5 3,57 12 7 9,48 6 3 5,23 47 37 35,16 249,843
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49 224 İREM AYKAN 6D 5 12 1,00 7 9 4,00 8 1 7,67 4 5 2,33 11 7 8,67 7 3 6,00 42 37 29,67 209,883 8 49 49 49 51

50 366 İLDARYİĞİT ADIBELL6C 8 8 5,33 7 6 5,00 4 4 2,67 0 0 0,00 8 7 5,67 7 2 6,33 34 27 25,00 209,277 17 50 50 50 52

51 261 NURHAN ÇAKIR 6C 11 5 9,33 1 16 -4,33 6 4 4,67 4 3 3,00 12 4 10,67 8 2 7,33 42 34 30,67 206,710 18 51 51 51 53

52 142 MERYEM YÜCE 6B 7 13 2,67 6 11 2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 13 7 10,67 8 2 7,33 39 48 23,00 204,110 12 52 52 52 54

53 568 ZELAL KURAL 6B 10 10 6,67 3 11 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 11 8 8,33 7 2 6,33 42 40 28,67 203,213 13 53 53 53 55

54 195 ÖMER FARUK ŞINIK6C 11 9 8,00 7 13 2,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 3 7 0,67 38 52 20,67 195,467 19 54 54 54 56

55 262 BEYZANUR DEMİR 6A 10 10 6,67 5 12 1,00 6 3 5,00 3 6 1,00 9 11 5,33 6 4 4,67 39 46 23,67 189,917 15 55 55 55 57

56 61 EVİN ÇAÇAN 6A 2 15 -3,00 9 8 6,33 3 5 1,33 5 5 3,33 10 9 7,00 8 2 7,33 37 44 22,33 189,823 16 56 56 56 58

57 291 FURKAN ÇOBAN 6D 5 11 1,33 8 5 6,33 2 6 0,00 2 6 0,00 6 9 3,00 9 1 8,67 32 38 19,33 183,580 9 57 57 57 59

58 39 HALİME KOŞMAT 6A 9 11 5,33 8 9 5,00 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 5 5 3,33 36 51 19,00 180,910 17 58 58 58 60

59 0 YASİN ERTÜRK 6B 8 12 4,00 7 11 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 1 9 -2,00 32 56 13,33 167,007 14 59 59 59 61

60 75 BARAN KEREÇİN 6D 7 13 2,67 7 13 2,67 4 5 2,33 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 3 5,00 32 56 13,33 156,757 10 60 60 60 62

61 588 AYLİN CUL*Z 6 7 13 2,67 7 13 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 1 9 -2,00 30 60 10,00 148,347 1 61 61 61 63

62 84 YAGİDAR ZAFER 6A 10 10 6,67 4 14 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 29 59 9,33 145,087 18 62 62 62 64

63 78 FURKAN 6A 7 7 4,67 4 12 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 6 2,00 27 53 9,33 142,340 19 63 63 63 65

64 249 HAYRUNİSA ÇAKIR 6B 5 13 0,67 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 8 -1,67 8 12 4,00 4 6 2,00 26 61 5,67 141,100 15 64 64 64 66

65 52 ELİF KARACA 6A 5 15 0,00 6 12 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 28 60 8,00 133,047 20 65 65 65 67

66 300 MEHMEDEMİN ÇOBAN6A 1 9 -2,00 0 0 0,00 7 3 6,00 4 6 2,00 9 11 5,33 1 9 -2,00 22 38 9,33 129,380 21 66 66 66 68

67 51 ZEKIYE SUNE 6A 4 11 0,33 5 11 1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 8 9 5,00 1 9 -2,00 21 57 2,00 129,273 22 67 67 67 69

68 276 NİSA NUR YILMAZ 6D 6 14 1,33 4 13 -0,33 3 7 0,67 3 6 1,00 6 12 2,00 4 6 2,00 26 58 6,67 122,770 11 68 68 68 70

69 501 BARAN KEREÇİN 6A 5 9 2,00 2 10 -1,33 3 3 2,00 4 2 3,33 4 8 1,33 1 5 -0,67 19 37 6,67 116,553 23 69 69 69 71

70 594 RABİA SARUR 6D 4 16 -1,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 15 -1,00 4 6 2,00 24 65 2,33 115,923 12 70 70 70 72

71 252 ADAR ADIBELLİ 6B 7 13 2,67 4 14 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 4 6 2,00 26 62 5,33 115,673 16 71 71 71 73

72 323 EYÜP ÇELİK 6B 2 15 -3,00 5 12 1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 7 12 3,00 2 8 -0,67 23 60 3,00 111,530 17 72 72 72 74

73 70 İHSAN KARACA 6A 3 17 -2,67 4 14 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 2 8 -0,67 24 64 2,67 107,820 24 73 73 73 75

74 506 İBRAHİM KARACA 6B 4 16 -1,33 2 18 -4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 18 72 -6,00 60,187 18 74 74 74 76
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