
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu 2.SINAV 5.SINIF 69 69 69 71

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal Bil. Fen Bil. Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,23 8 10 4,61 5 4 4,02 5 5 3,59 10 9 7,07 7 3 5,73 46 41 32,24 231,482

Okul Ortalaması 10 10 6,85 8 11 4,16 5 4 3,85 5 5 3,40 10 10 6,69 7 3 5,61 45 42 30,57 223,698

KATILIMLAR

1 330 İREM ERSOY 5B 19 1 18,67 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 10 0 10,00 85 5 83,33 472,413 1 1 1 1 3

2 381 HİRANUR UZUN 5C 18 2 17,33 19 1 18,67 8 0 8,00 8 2 7,33 19 1 18,67 10 0 10,00 82 6 80,00 462,227 1 2 2 2 4

3 331 CENGİZHAN ÖZMEN5B 18 2 17,33 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 10 0 10,00 80 10 76,67 426,707 2 3 3 3 5

4 317 HİVİDAR KAYA 5B 16 4 14,67 17 3 16,00 7 3 6,00 6 4 4,67 16 4 14,67 10 0 10,00 72 18 66,00 400,707 3 4 4 4 6

5 310 FIRAT TANÇ 5B 15 5 13,33 14 3 13,00 8 2 7,33 6 4 4,67 16 3 15,00 9 1 8,67 68 18 62,00 375,580 4 5 5 5 7

6 3 MEHMET ELÇİOĞLU5D 14 6 12,00 9 7 6,67 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 9 1 8,67 70 16 64,67 359,627 1 6 6 6 8

7 262 VEYSİ TANIŞ 5A 15 5 13,33 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 14 6 12,00 10 0 10,00 68 22 60,67 357,400 1 7 7 7 9

8 320 İREMNUR NAS 5A 18 2 17,33 10 5 8,33 5 4 3,67 8 2 7,33 14 6 12,00 10 0 10,00 65 19 58,67 349,363 2 8 8 8 10

9 336 SEMANUR ACET 5A 16 4 14,67 10 4 8,67 5 4 3,67 8 2 7,33 15 5 13,33 10 0 10,00 64 19 57,67 345,733 3 9 9 9 11

10 185 NURAT KAYAR 5 14 4 12,67 12 5 10,33 8 2 7,33 4 6 2,00 14 5 12,33 10 0 10,00 62 22 54,67 337,760 1 10 10 10 12

11 182 CEMİLE DİMEN 5A 16 3 15,00 12 2 11,33 5 4 3,67 8 2 7,33 11 8 8,33 10 0 10,00 62 19 55,67 336,920 4 11 11 11 13

12 289 MERT ATLAN 5B 12 8 9,33 11 7 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 18 2 17,33 8 2 7,33 62 25 53,67 335,613 5 12 12 12 14

13 271 HİRANUR YILDIRIM5D 15 5 13,33 9 8 6,33 7 3 6,00 8 2 7,33 13 7 10,67 10 0 10,00 62 25 53,67 312,710 2 13 13 13 15

14 312 HATİCE KINU 5A 12 8 9,33 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 13 7 10,67 9 1 8,67 60 30 50,00 300,760 5 14 14 14 16

15 306 ZINIK ŞINIK 5D 11 8 8,33 11 8 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 13 5 11,33 10 0 10,00 58 28 48,67 299,880 3 15 15 15 17

16 303 ŞEHNAZ AKMAN 5D 14 6 12,00 5 0 5,00 6 4 4,67 7 3 6,00 14 6 12,00 9 1 8,67 55 20 48,33 297,243 4 16 16 16 18

17 64 GÜLCAN YILMAZ 5C 13 7 10,67 8 12 4,00 8 2 7,33 4 6 2,00 15 5 13,33 9 1 8,67 57 33 46,00 288,813 2 17 17 17 19

18 0 HAVİN AKIN 5D 14 6 12,00 8 12 4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 14 6 12,00 9 1 8,67 55 35 43,33 283,453 5 18 18 18 20

19 384 YASİN TANAK 5B 15 4 13,67 8 12 4,00 6 4 4,67 6 4 4,67 12 8 9,33 9 1 8,67 56 33 45,00 281,610 6 19 19 19 21

20 295 NİSANUR ARTAN 5B 13 7 10,67 9 11 5,33 7 3 6,00 7 3 6,00 12 8 9,33 9 1 8,67 57 33 46,00 280,093 7 20 20 20 22

21 386 ENES ŞİMŞEK 5 14 6 12,00 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 14 6 12,00 6 4 4,67 54 36 42,00 279,867 2 21 21 21 23

22 362 ME*ÜDE YILMAZ 5A 11 9 8,00 10 8 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 12 8 9,33 8 2 7,33 56 32 45,33 279,527 6 22 22 22 24

23 402 NİSANUR KINU 5A 11 9 8,00 11 8 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 11 9 8,00 10 0 10,00 56 33 45,00 279,517 7 23 23 23 25

24 371 UMUT ŞİMŞEK 5A 10 9 7,00 5 12 1,00 6 4 4,67 9 1 8,67 17 3 16,00 8 2 7,33 55 31 44,67 270,333 8 24 24 24 26

25 0 SERHAT YILMAZ 5B 12 8 9,33 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 14 6 12,00 8 2 7,33 50 40 36,67 262,640 8 25 25 25 27

26 301 SAMİYUSUF BARAN5D 13 7 10,67 4 1 3,67 9 1 8,67 4 6 2,00 11 9 8,00 10 0 10,00 51 24 43,00 261,803 6 26 26 26 28

27 173 VEDAT TEYMURTAŞ5C 13 6 11,00 9 9 6,00 8 1 7,67 6 4 4,67 9 11 5,33 8 2 7,33 53 33 42,00 261,303 3 27 27 27 29

28 304 YEKBUN KAŞBAŞ 5D 12 8 9,33 8 11 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 11 9 8,00 8 2 7,33 54 35 42,33 258,797 7 28 28 28 30

29 31 İSMET ÖZDEMİR 5B 9 11 5,33 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 12 8 9,33 9 1 8,67 51 39 38,00 248,813 9 29 29 29 31

30 328 MAKBULE ÇELEBİ 5C 12 6 10,00 10 9 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 12 4,00 8 2 7,33 49 38 36,33 247,923 4 30 30 30 32

31 348 AHMET ÖREŞ 5A 10 10 6,67 2 1 1,67 3 6 1,00 5 5 3,33 14 5 12,33 7 3 6,00 41 30 31,00 233,820 9 31 31 31 33

32 54 HİRA NUR AKDENİZ5D 13 7 10,67 0 5 -1,67 8 2 7,33 7 3 6,00 11 9 8,00 10 0 10,00 49 26 40,33 231,590 8 32 32 32 34

33 365 ENSAR BURATEKİN5A 16 3 15,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 8 9 5,00 8 2 7,33 46 40 32,67 221,300 10 33 33 33 35

34 313 NİSA KOŞMAT 5B 7 13 2,67 13 7 10,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 14 1,33 8 2 7,33 45 45 30,00 220,533 10 34 34 34 36

35 349 ASIM TEMİZ 5A 7 11 3,33 10 8 7,33 4 5 2,33 4 6 2,00 9 11 5,33 1 0 1,00 35 41 21,33 204,477 11 35 35 35 37

36 296 PELDA KAŞBAŞ 5D 5 14 0,33 7 8 4,33 4 6 2,00 5 5 3,33 12 8 9,33 6 3 5,00 39 44 24,33 202,530 9 36 36 36 38

37 37100 ŞEVİN KÜZE 5A 10 9 7,00 6 10 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 8 10 4,67 7 3 6,00 38 45 23,00 196,097 12 37 37 37 39

38 0 * * 5C 9 11 5,33 7 13 2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 12 3,00 6 4 4,67 40 49 23,67 184,923 5 38 38 38 40

39 380 ZEYNEP NAS 5A 8 12 4,00 6 14 1,33 8 2 7,33 4 6 2,00 9 11 5,33 6 4 4,67 41 49 24,67 184,573 13 39 39 39 41

40 284 İREM BAĞLAN 5D 8 12 4,00 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 2 8 -0,67 33 57 14,00 174,587 10 40 40 40 42

41 400 RAMAZAN ATEŞ 5A 7 12 3,00 8 12 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 8 2 7,33 38 51 21,00 173,597 14 41 41 41 43

42 208 MİRAÇ KARAASLAN5C 12 8 9,33 5 15 0,00 8 2 7,33 4 6 2,00 5 15 0,00 6 4 4,67 40 50 23,33 172,480 6 42 42 42 44

43 293 NAİMA AKSAKAL 5D 5 15 0,00 7 13 2,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 11 9 8,00 4 6 2,00 34 56 15,33 170,947 11 43 43 43 45

44 311 GÖNÜL DİRİ 5B 5 14 0,33 7 13 2,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 10 10 6,67 4 6 2,00 34 55 15,67 167,530 11 44 44 44 46

45 345 YELİ Z TANIŞ 5B 9 11 5,33 8 12 4,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 7 0,67 33 57 14,00 166,240 12 45 45 45 47

46 360 MEHMET BULUT 5A 8 12 4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 10 10 6,67 4 6 2,00 34 56 15,33 166,120 15 46 46 46 48

47 305 YUSUF AVAŞ 5D 8 12 4,00 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 15 0,00 5 5 3,33 36 54 18,00 165,120 12 47 47 47 49

48 319 İKNUR KARAVİŞ 5B 6 14 1,33 5 15 0,00 5 5 3,33 6 4 4,67 10 10 6,67 4 6 2,00 36 54 18,00 162,280 13 48 48 48 50
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49 308 BARAN KAYA 5B 5 15 0,00 7 12 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 10 0 10,00 36 53 18,33 160,397 14 49 49 49 51

50 341 SİPAN KAŞBAŞ 5B 10 10 6,67 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 31 59 11,33 158,400 15 50 50 50 52

51 370 MUSA TEKE 5A 6 14 1,33 6 13 1,67 4 6 2,00 9 1 8,67 5 15 0,00 8 2 7,33 38 51 21,00 152,157 16 51 51 51 53

52 325 İSLAM VARLI 5B 10 10 6,67 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 29 51 12,00 150,833 16 52 52 52 54

53 0 NİHAT KAR 5B 5 15 0,00 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 5 5 3,33 31 59 11,33 149,347 17 53 53 53 55

54 124 RUPEL GÜNEŞ 5C 9 11 5,33 3 17 -2,67 3 7 0,67 7 3 6,00 5 15 0,00 7 3 6,00 34 56 15,33 133,653 7 54 54 54 56

55 0 EYLÜL AVAĞ 5C 6 14 1,33 5 14 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 6 4 4,67 31 58 11,67 133,037 8 55 55 55 57

56 0 HAMZA HALİTOĞLU5D 7 13 2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 4 6 2,00 28 62 7,33 126,107 13 56 56 56 58

57 398 NURSEL AKAY 5B 7 13 2,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 29 61 8,67 126,053 18 57 57 57 59

58 45 ELİF TANAK 5B 5 15 0,00 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 7 3 6,00 27 63 6,00 121,733 19 58 58 58 60

59 333 YUSUF BUDAK 5B 6 13 1,67 2 17 -3,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 8 12 4,00 6 4 4,67 27 60 7,00 117,100 20 59 59 59 61

60 0 * * * A 5A 5 15 0,00 7 12 3,00 2 7 -0,33 4 5 2,33 3 12 -1,00 2 7 -0,33 23 58 3,67 116,983 17 60 60 60 62

61 0 SERKAN ÇOBAN 5D 8 12 4,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 8 -0,67 24 66 2,00 114,667 14 61 61 61 63

62 253 HARUN TERKİN 5D 5 15 0,00 3 17 -2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 4 6 2,00 25 65 3,33 98,933 15 62 62 62 64

63 342 E M İ N E E R Ç İ K 5C 3 15 -2,00 5 13 0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 14 0,33 2 8 -0,67 20 65 -1,67 94,430 9 63 63 63 65

64 9 AY EGŞ* AH* U * * 5C 4 16 -1,33 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 2 8 -0,67 23 67 0,67 93,947 10 64 64 64 66

65 314 HİRANUR ŞİMŞEK 5B 7 13 2,67 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 7 0,67 23 67 0,67 93,080 21 65 65 65 67

66 927 RAMAZAN BOZKURT5C 4 16 -1,33 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 3 7 0,67 22 68 -0,67 90,960 11 66 66 66 68

67 0 A** * ARN* 5B 6 14 1,33 3 14 -1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 21 66 -1,00 84,937 22 67 67 67 69

68 405 TUANA KISKIN 5A 2 18 -4,00 5 15 0,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 7 0,67 21 68 -1,67 84,127 18 68 68 68 70

69 379 YUSUF HAIİTOJU 5B 7 13 2,67 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 18 -5,00 4 6 2,00 21 68 -1,67 80,430 23 69 69 69 71
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