
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu 6.Sınıf | Kurumsal-1 3030 321 321 53

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 55 - BEYZA NUR AŞKAN 6 6/A 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 15 5 13.33 20 0 20.00 76 14 71.34 419.01 294 1 1 1 1

2 30 - BETÜL EKİN DAYANAN 6 6/A 18 1 17.67 9 1 8.67 5 4 3.67 8 2 7.33 15 4 13.67 17 3 16.00 72 15 67.01 409.63 348 4 4 2 2

3 37 - SÜLEYMAN OCAK 6 6/A 14 6 12.00 8 2 7.33 7 3 6.00 6 2 5.33 13 5 11.33 17 3 16.00 65 21 57.99 360.74 732 13 13 3 3

4 42 - KÜBRA SABAZ 6 6/A 14 5 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 10 7 7.67 15 5 13.33 62 24 53.99 328.15 1047 20 20 4 4

5 92 - ZAHİDE ERSOY 6 6/C 11 8 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 4 2 3.33 10 9 7.00 16 3 15.00 57 26 48.32 306.42 1240 24 24 5 1

6 48 - AYŞE GÜL AYTIŞ 6 6/A 11 8 8.33 8 2 7.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 8 11 4.33 18 2 17.33 55 33 44.65 298.52 1304 26 26 6 5

7 117 - YUSUF NAS 6 6/A 11 8 8.33 8 2 7.33 5 4 3.67 2 7 -0.33 12 3 11.00 13 5 11.33 51 29 41.66 297.53 1315 28 28 7 6

8 128 - ENSAR ERSOY 6 6/C 11 9 8.00 8 2 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 10 8 7.33 14 6 12.00 54 34 42.66 284.69 1460 30 30 8 2

9 40 - MERYEM AKIN 6 6/B 11 9 8.00 7 3 6.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 11 5.33 14 6 12.00 57 33 46.00 280.74 1500 35 35 9 1

10 27 - ÖMER SERHAT BUDAK 6 6/A 11 8 8.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 3 3.00 6 14 1.33 17 3 16.00 53 33 41.99 276.30 1557 36 36 10 7

11 103 - SENEM KARAVİŞ 6 6/B 14 6 12.00 6 4 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 16 4 14.67 47 43 34.01 260.99 1706 46 46 11 2

12 62 - FATMA NUR DALMIŞ 6 6/A 12 6 10.00 7 1 6.67 9 1 8.67 6 4 4.67 3 7 0.67 13 7 10.67 50 26 41.35 256.05 1761 49 49 12 8

13 556 - VİYAN HAYKIR 6 6/B 10 10 6.67 7 3 6.00 7 3 6.00 0 10 -3.33 9 11 5.33 14 6 12.00 47 43 36.00 255.06 1764 51 51 13 3

14 161 - YUSUF ŞINIK 6 6/D 13 7 10.67 8 2 7.33 5 5 3.33 4 6 2.00 6 14 1.33 13 7 10.67 49 41 35.33 253.09 1787 54 54 14 1

15 151 - ZEKİYE YILMAZ 6 6/B 13 7 10.67 9 1 8.67 6 4 4.67 4 6 2.00 6 14 1.33 12 8 9.33 50 40 36.67 249.14 1823 55 55 15 4

16 423 - HAVİN TANIŞ 6 6/D 11 8 8.33 7 3 6.00 6 3 5.00 1 6 -1.00 10 3 9.00 7 6 5.00 42 29 33.33 247.16 1842 58 58 16 2

17 44 - NURGÜL BAĞLAN 6 6/A 14 5 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 3 7 0.67 8 9 5.00 3 2 2.33 48 23 40.33 247.16 1842 58 58 16 9

18 171 - ZEYNEP DÜZ 6 6/A 14 5 12.33 9 1 8.67 5 5 3.33 5 3 4.00 5 12 1.00 9 7 6.67 47 33 36.00 242.22 1900 64 64 18 10

19 167 - SEMA NUR ÇEVRİM 6 6/D 10 10 6.67 10 0 10.00 8 2 7.33 6 3 5.00 7 11 3.33 9 10 5.67 50 36 38.00 225.93 2056 74 74 19 3

20 573 - RAMAZAN ŞAMA 6 6/A 8 9 5.00 9 1 8.67 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 14 6 12.00 36 20 29.34 219.01 2120 78 78 20 11

21 145 - SAMİ YUSUF ÇİN 6 6/C 11 9 8.00 7 3 6.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 9 11 5.33 40 50 24.00 205.68 2252 85 85 21 3

22 130 - ŞEVVAL ARSLAN 6 6/A 9 8 6.33 4 5 2.33 3 5 1.33 3 5 1.33 5 9 2.00 9 6 7.00 33 38 20.32 198.27 2321 96 96 22 12

23 85 - İSMAİL KARTAL 6 6/B 11 9 8.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 9 11 5.33 7 13 2.67 34 56 16.67 193.83 2357 102 102 23 5

24 526 - HAKİM ÇAKIR 6 6/D 5 15 0.00 6 4 4.67 6 4 4.67 1 9 -2.00 8 11 4.33 12 8 9.33 38 51 23.00 191.85 2374 107 107 24 4

25 147 - MUSTAFA IŞIK 6 6/C 7 13 2.67 4 6 2.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 15 0.00 12 8 9.33 37 53 19.33 181.97 2470 122 122 25 4

26 0 - AYLİN AY 6 6/B 12 8 9.33 7 3 6.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 40 50 24.67 181.97 2470 122 122 25 6

27 549 - UMUT KARAVİŞ 6 6/D 8 12 4.00 5 5 3.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 8 12 4.00 8 12 4.00 36 54 20.00 180.00 2487 127 127 27 5

28 95 - NURSEL OCAK 6 6/B 9 11 5.33 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 10 10 6.67 37 53 20.67 176.05 2514 129 129 28 7

29 69 - AHMET YAKIŞIR 6 6/B 10 10 6.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 11 9 8.00 34 56 18.67 176.05 2514 129 129 28 7

30 269 - MELİSA ALEYNA TANIŞ6 6/A 10 10 6.67 6 4 4.67 5 5 3.33 9 1 8.67 2 17 -3.67 9 11 5.33 41 48 28.67 174.07 2536 132 132 30 13

31 87 - ESMA AKDENİZ 6 6/C 8 12 4.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 11 9 8.00 35 55 18.00 172.10 2552 136 136 31 5

32 98 - İREM MALĞAÇ 6 6/B 9 11 5.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 10 10 6.67 32 58 15.33 166.17 2602 140 140 32 9

33 133 - NURİ OKUŞ 6 6/C 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 6 14 1.33 10 10 6.67 30 60 12.01 162.22 2646 148 148 33 6

34 89 - EREN ÇİN 6 6/B 6 14 1.33 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 9 11 5.33 33 57 14.00 162.22 2646 148 148 33 10

35 544 - PINAR MALĞAZ 6 6/D 7 12 3.00 5 5 3.33 4 6 2.00 3 7 0.67 7 12 3.00 7 13 2.67 33 55 14.67 160.25 2659 153 153 35 6

36 112 - HÜSEYİN HALİTOĞLU 6 6/B 6 14 1.33 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 5 4.33 30 51 13.67 156.30 2705 160 160 36 11

37 546 - AHMET USLU 6 6/D 9 8 6.33 5 4 3.67 0 0 0.00 1 9 -2.00 5 9 2.00 5 13 0.67 25 43 12.67 155.80 2717 163 163 37 7

38 104 - GÜLCAN TANIŞ 6 6/B 10 10 6.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 32 58 13.34 154.32 2722 165 165 38 12

39 338 - HİDAYET ZENGER 6 6/B 9 11 5.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 9 11 5.33 29 61 12.66 154.32 2722 165 165 38 12

40 218 - RAHMİYE ERÇİK 6 6/D 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 10 10 6.67 28 61 9.34 142.47 2844 204 204 40 8

41 539 - BEYZANUR KARACA 6 6/D 9 11 5.33 3 7 0.67 2 6 0.00 3 7 0.67 4 15 -1.00 6 14 1.33 27 60 8.00 135.56 2916 226 226 41 9

42 26 - İREM ARI 6 6/A 5 15 0.00 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 4 16 -1.33 9 11 5.33 31 59 12.66 134.57 2920 228 228 42 14

43 0 - İREMC* ÖZDEMİR 6 6/B 8 12 4.00 5 5 3.33 7 3 6.00 1 9 -2.00 5 14 0.33 4 16 -1.33 30 59 13.66 128.64 2972 244 244 43 14

44 131 - REMZİYE AKAY 6 6/C 8 9 5.00 2 8 -0.67 5 3 4.00 1 8 -1.67 4 15 -1.00 4 13 -0.33 24 56 9.00 124.20 3019 263 263 44 7

45 111 - GÜLPERİ KARAGÖL 6 6/B 7 13 2.67 3 7 0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 2 18 -4.00 7 13 2.67 30 60 14.01 120.74 3030 265 265 45 15

46 4 - SÜMEYE YILMAZ 6 6/A 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 27 63 8.67 120.74 3030 265 265 45 15

47 74 - SEDEF ADIBELLİ 6 6/B 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 27 63 7.34 120.74 3030 265 265 45 15

48 160 - ÖZNUR KARACA 6 6/D 7 12 3.00 4 6 2.00 3 7 0.67 1 7 -1.33 6 14 1.33 4 16 -1.33 25 62 7.00 119.75 3044 271 271 48 10
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49 0 - ERKAN AKMAN 6 6/C 8 9 5.00 2 8 -0.67 4 5 2.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 14 -0.67 24 60 7.33 119.26 3045 272 272 49 8

50 177 - RAHİME ERÇİK 6 6/D 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 9 11 5.33 23 67 6.00 118.77 3046 273 273 50 11

51 162 - ARDA NAS 6 6/D 0 19 -6.33 5 5 3.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 9 2.00 8 11 4.33 23 59 11.66 104.94 3138 300 300 51 12

52 146 - HAMZA COŞUT 6 6/C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 100.00 3157 305 305 52 9

53 67 - ENGİN KERÇİN 6 6/A 6 14 1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 20 70 1.33 95.06 3172 311 311 53 16

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 6.21 4.21 3.39 1.75 2.70 6.91 25.18 202.01

DERS NET ORTALAMALARI GRAFIGI kurum ilce il
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TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
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