
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu 8.Sınıf | Kurumsal-1 4979 492 492 90

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 393 - MERVE AKDENİZ 8 8/B 18 1 17.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 13 4 11.67 17 3 16.00 76 10 72.68 409.14 315 3 3 1 1

2 59 - BEYZA ARSLAN 8 8/A 18 2 17.33 9 1 8.67 7 3 6.00 10 0 10.00 11 5 9.33 17 2 16.33 72 13 67.66 391.36 454 5 5 2 1

3 406 - SIDDIKA ŞİĞVA 8 8/A 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 17 1 16.67 14 5 12.33 70 17 64.33 377.53 590 10 10 3 2

4 9 - SEVDA ARSLAN 8 8/A 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 12 8 9.33 16 4 14.67 71 19 64.67 367.65 711 14 14 4 3

5 312 - NERİMAN KAŞBAŞ 8 8/A 17 3 16.00 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 11 3 10.00 14 3 13.00 66 15 61.00 363.70 756 16 16 5 4

6 427 - GÜLŞEN OCAK 8 8/D 13 7 10.67 5 5 3.33 9 1 8.67 9 1 8.67 16 4 14.67 13 7 10.67 65 25 56.68 343.95 982 24 24 6 1

7 592 - ŞÜKRAN ÖNGÜÇ 8 8/D 16 4 14.67 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 10 3 9.00 14 6 12.00 62 21 55.01 340.00 1022 25 25 7 2

8 591 - ŞİRİN ÇEVRİM 8 8/B 17 3 16.00 6 4 4.67 6 4 4.67 9 1 8.67 11 7 8.67 13 7 10.67 62 26 53.35 336.05 1070 26 26 8 2

9 302 - NİHAL MURĞ 8 8/A 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 5 8.33 13 7 10.67 64 21 57.00 334.07 1093 29 29 9 5

10 257 - YASEMİN YILMAZ 8 8/A 16 4 14.67 7 3 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 10 2.67 17 3 16.00 62 24 54.00 328.15 1176 31 31 10 6

11 102 - ESMA AK 8 8/A 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 5 11 1.33 15 5 13.33 63 23 55.33 306.42 1476 42 42 11 7

12 449 - ESMA EYLÜL DAYANAN 8 8/A 15 4 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 11 1.33 15 4 13.67 61 23 53.34 306.42 1476 42 42 11 7

13 412 - SELAMET VARLI 8 8/D 11 8 8.33 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 8 7.33 14 6 12.00 62 25 53.66 302.47 1543 49 49 13 3

14 384 - ABDURRAHMAN BUDAK 8 8/A 11 8 8.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 8 5.33 14 6 12.00 59 26 50.33 288.64 1753 56 56 14 9

15 314 - BARAN UZUN 8 8/A 9 10 5.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 3 1.00 7 8 4.33 18 2 17.33 53 26 44.33 287.16 1780 59 59 15 10

16 21 - HİRANUR ÖZKAN 8 8/D 11 9 8.00 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 9 6 7.00 13 6 11.00 57 27 48.00 286.67 1783 60 60 16 4

17 424 - DENİZ ÖZDEMİR 8 8/D 8 11 4.33 4 6 2.00 10 0 10.00 7 3 6.00 15 5 13.33 12 8 9.33 56 33 44.99 286.67 1783 60 60 16 4

18 97 - ESRA ÇAÇAN 8 8/D 13 7 10.67 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 10 3.67 13 6 11.00 55 31 44.67 278.76 1906 68 68 18 6

19 404 - YUSUF TEYMURTAŞ 8 8/D 9 10 5.67 8 2 7.33 7 2 6.33 10 0 10.00 11 6 9.00 12 8 9.33 57 28 47.66 277.28 1927 70 70 19 7

20 258 - SELEN DEMİR 8 8/A 11 9 8.00 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 8 9 5.00 13 6 11.00 55 31 44.67 272.84 1991 73 73 20 11

21 319 - DİLŞAH ERTAN 8 8/A 11 9 8.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 6 6 4.00 14 6 12.00 53 29 43.33 270.86 2023 74 74 21 12

22 197 - MUHAMMED TUNAHAN BU8 8/A 10 10 6.67 8 2 7.33 7 3 6.00 10 0 10.00 7 6 5.00 13 7 10.67 55 28 45.67 266.91 2081 77 77 22 13

23 325 - MEDİNE ARSLAN 8 8/B 10 10 6.67 4 6 2.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 7 5.67 13 6 11.00 51 33 40.01 262.96 2142 83 83 23 3

24 317 - DURİYE OĞUZ 8 8/A 9 11 5.33 5 5 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 7 9 4.00 16 4 14.67 48 38 35.33 259.01 2193 87 87 24 14

25 415 - FURKAN ERGİN 8 8/D 10 9 7.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 10 6 8.00 11 6 9.00 45 37 32.67 255.06 2239 88 88 25 8

26 355 - MELİSE DEMİR 8 8/B 11 9 8.00 7 3 6.00 5 5 3.33 5 5 3.33 5 8 2.33 14 6 12.00 47 36 34.99 251.11 2293 93 93 26 4

27 564 - İLHAN ABAY 8 8/A 10 10 6.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 11 9 8.00 10 10 6.67 51 39 38.01 251.11 2293 93 93 26 15

28 122 - ZİNET KINU 8 8/C 13 7 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 13 2.67 10 9 7.00 52 37 39.68 249.14 2327 95 95 28 1

29 420 - ESRA OCAK 8 8/D 8 10 4.67 5 5 3.33 10 0 10.00 4 4 2.67 11 7 8.67 10 7 7.67 48 33 37.01 248.15 2354 100 100 29 9

30 289 - NESİBE ERÇİK 8 8/A 11 8 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 4 1.67 12 8 9.33 49 27 40.00 245.19 2395 101 101 30 16

31 185 - LEYLA ATILGAN 8 8/C 10 10 6.67 5 5 3.33 8 2 7.33 8 2 7.33 6 10 2.67 12 6 10.00 49 35 37.33 241.24 2473 104 104 31 2

32 398 - MEHMET OKTAY 8 8/D 10 10 6.67 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 9 2.00 11 5 9.33 50 30 40.01 239.26 2501 105 105 32 10

33 410 - İDRİS ŞINIK 8 8/D 9 11 5.33 6 4 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 9 8 6.33 10 10 6.67 48 39 35.00 233.33 2613 112 112 33 11

34 45 - NURULLAH TOPRAK 8 8/A 7 13 2.67 5 5 3.33 9 1 8.67 5 5 3.33 8 11 4.33 13 7 10.67 47 42 33.00 227.41 2724 117 117 34 17

35 425 - EBUZET ÇEVRİM 8 8/D 7 13 2.67 3 2 2.33 7 2 6.33 2 7 -0.33 9 5 7.33 12 8 9.33 40 37 27.99 226.91 2745 119 119 35 12

36 421 - ROJİN KAYA 8 8/C 3 9 0.00 5 5 3.33 10 0 10.00 1 7 -1.33 6 1 5.67 14 6 12.00 39 28 31.00 222.47 2818 127 127 36 3

37 422 - YASİN BULUT 8 8/D 4 16 -1.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 9 5 7.33 13 7 10.67 45 39 33.33 221.48 2828 128 128 37 13

38 288 - NUŞİNDA UÇKUN 8 8/C 9 11 5.33 5 5 3.33 9 1 8.67 6 4 4.67 6 14 1.33 11 5 9.33 46 40 32.66 219.51 2865 130 130 38 4

39 567 - RECEP OCAK 8 8/A 10 10 6.67 4 6 2.00 7 3 6.00 4 5 2.33 9 10 5.67 7 6 5.00 41 40 27.67 218.03 2891 132 132 39 18

40 572 - AKİDE ÖZALP 8 8/C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 2 12.33 9 6 7.00 22 8 19.33 214.57 2949 136 136 40 5

41 348 - MERYEM AKAY 8 8/B 10 10 6.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 7 5 5.33 8 7 5.67 37 40 24.34 213.58 2961 137 137 41 5

42 200 - NURŞİNDA ŞİMŞEK 8 8/B 8 12 4.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 15 0.00 13 7 10.67 47 43 32.67 213.58 2961 137 137 41 5

43 370 - PELDE KEREÇİN 8 8/A 8 12 4.00 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 7 10 3.67 12 7 9.67 39 47 23.35 211.60 2996 144 144 43 19

44 309 - EMİRHAN KARAGÖL 8 8/A 10 10 6.67 6 4 4.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 15 0.00 12 8 9.33 43 47 27.33 211.60 2996 144 144 43 19

45 251 - ZÜMRÜT SAKCAK 8 8/C 8 10 4.67 5 4 3.67 6 3 5.00 7 3 6.00 6 10 2.67 10 7 7.67 42 37 29.68 210.62 3014 148 148 45 6

46 572 - AK İE ÖZAL P 8 8/C 14 5 12.33 6 3 5.00 8 2 7.33 8 1 7.67 1 0 1.00 0 0 0.00 37 11 33.33 208.64 3053 152 152 46 7

47 349 - MUHAMMET ÖREŞ 8 8/B 7 10 3.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 9 0.00 13 7 10.67 42 37 29.67 207.65 3066 153 153 47 7

48 446 - SERHAT YAKIŞIR 8 8/A 8 12 4.00 4 6 2.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 7 2.67 10 9 7.00 42 39 29.00 203.70 3133 159 159 48 21
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49 402 - ESRA ZENGER 8 8/D 11 8 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 10 0.67 6 9 3.00 45 33 34.01 203.70 3133 159 159 48 14

50 3 - AYŞE NUR ERTAŞ 8 8/B 10 9 7.00 6 4 4.67 6 3 5.00 6 4 4.67 3 13 -1.33 11 9 8.00 42 42 29.34 202.22 3165 167 167 50 8

51 387 - PELŞİN KAYA 8 8/D 6 14 1.33 4 6 2.00 8 2 7.33 3 7 0.67 7 13 2.67 13 7 10.67 41 49 24.67 201.73 3174 168 168 51 15

52 231 - CİVAN AKIN 8 8/C 9 11 5.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 7 10 3.67 9 11 5.33 41 46 26.33 201.73 3174 168 168 51 8

53 214 - FADİLE SEVECİ 8 8/C 8 11 4.33 3 5 1.33 7 3 6.00 6 4 4.67 2 6 0.00 12 7 9.67 38 36 26.00 200.74 3195 173 173 53 9

54 182 - SÜLEYMAN KARACA 8 8/A 5 14 0.33 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 9 10 5.67 11 9 8.00 40 48 24.00 197.78 3247 174 174 54 22

55 589 - REYHAN AYKAN 8 8/D 4 16 -1.33 6 4 4.67 5 5 3.33 8 2 7.33 7 8 4.33 12 8 9.33 42 43 28.99 195.80 3271 177 177 55 16

56 426 - KÜBRA AYKAN 8 8/B 8 12 4.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 7 12 3.00 8 11 4.33 44 44 29.32 193.83 3315 181 181 56 9

57 345 - MELTEM KARAASLAN 8 8/B 9 11 5.33 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 7 13 2.67 8 12 4.00 42 48 26.01 191.85 3355 186 186 57 10

58 285 - HAYRUNİSA DAĞ 8 8/A 11 9 8.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 3 5 1.33 5 10 1.67 40 33 29.00 191.85 3355 186 186 57 23

59 450 - HARUN MİRAN NAS 8 8/D 4 16 -1.33 4 5 2.33 5 5 3.33 7 1 6.67 8 8 5.33 11 9 8.00 39 44 25.66 189.38 3418 192 192 59 17

60 310 - HASAN ÖRÜÇ 8 8/A 5 15 0.00 4 6 2.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 13 2.67 11 9 8.00 42 48 26.01 185.93 3474 198 198 60 24

61 361 - MEHMET ÖNER 8 8/B 8 11 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 10 0.67 9 11 5.33 40 43 25.67 183.95 3507 204 204 61 11

62 342 - GÜLNAZ KIRAN 8 8/C 10 10 6.67 3 7 0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 5 15 0.00 9 11 5.33 37 53 19.34 181.97 3550 208 208 62 10

63 405 - ASYA BUDAK 8 8/DD 11 9 8.00 5 5 3.33 9 1 8.67 7 3 6.00 1 0 1.00 0 0 0.00 33 18 27.00 180.00 3597 214 214 63 1

64 124 - İBRAHİM NAS 8 8/D 5 15 0.00 6 4 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 7 9 4.00 9 11 5.33 41 45 26.00 180.00 3597 214 214 63 18

65 306 - BUŞRA BAKILCI 8 8/A 6 14 1.33 7 3 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 7 13 2.67 9 11 5.33 41 49 24.66 178.03 3647 224 224 65 25

66 489 - ROJİN ŞINIK 8 8/B 8 12 4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 11 -0.67 11 9 8.00 34 50 18.67 176.05 3671 229 229 66 12

67 462 - İDİL ÖZTÜRK 8 8/B 8 11 4.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 4 10 0.67 8 12 4.00 35 48 19.00 168.15 3832 247 247 67 13

68 400 - ZERİNOKTAY 8 8/D 11 9 8.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 0 1.00 0 0 0.00 26 25 17.66 166.17 3866 255 255 68 19

69 411 - ÖZGÜR TANTİK 8 8/D 7 13 2.67 6 4 4.67 5 4 3.67 8 2 7.33 6 13 1.67 7 13 2.67 39 49 22.68 164.69 3902 261 261 69 20

70 173 - CEMRE ALMİNA ATLI 8 8/B 5 15 0.00 6 4 4.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 8 9 5.00 7 11 3.33 33 51 16.33 160.74 3984 270 270 70 14

71 352 - SONGÜL KARACA 8 8/B 9 11 5.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 7 12 3.00 5 10 1.67 29 55 11.34 160.25 3986 271 271 71 15

72 308 - SÜLEYMAN KERÇİN 8 8/A 7 13 2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 10 10 6.67 4 16 -1.33 33 57 15.34 156.30 4074 287 287 72 26

73 307 - SAMET KARACA 8 8/A 6 14 1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 8 2 7.33 7 12 3.00 6 11 2.33 33 53 15.33 152.35 4157 295 295 73 27

74 428 - CEVAHİR ERTAN 8 8/D 7 12 3.00 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 11 1.33 6 11 2.33 30 52 13.33 148.40 4238 306 306 74 21

75 593 - HAKAN DEMİR 8 8/C 8 12 4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 7 10 3.67 28 59 9.01 146.42 4273 313 313 75 11

76 365 - RIDVAN TEMİZ 8 8/B 3 17 -2.67 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 9 11 5.33 7 13 2.67 33 57 16.67 144.44 4301 318 318 76 16

77 179 - NİHAT BÜNYAMİN DEMİ8 8/D 5 12 1.00 4 5 2.33 2 6 0.00 5 5 3.33 7 7 4.67 4 11 0.33 27 46 11.66 143.95 4322 325 325 77 22

78 196 - HATİCE TANRİVERDİ 8 8/C 6 14 1.33 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 8 12 4.00 5 15 0.00 32 58 12.67 142.47 4336 327 327 78 12

79 414 - DİLEK ÇİN 8 8/D 4 16 -1.33 5 5 3.33 5 5 3.33 5 5 3.33 12 8 9.33 2 18 -4.00 33 57 19.32 138.52 4400 340 340 79 23

80 346 - SERDAR ADIRBELLİ 8 8/B 7 13 2.67 6 4 4.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 7 13 2.67 31 59 13.34 134.57 4475 359 359 80 17

81 202 - UMUT ŞİMŞEK 8 8/C 7 13 2.67 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 0 1.00 0 0 0.00 18 33 9.00 126.67 4589 385 385 81 13

82 25 - RAMAZAN ŞERİF BUDAK8 8/D 4 16 -1.33 3 7 0.67 7 3 6.00 6 4 4.67 6 14 1.33 6 14 1.33 32 58 14.00 124.69 4629 393 393 82 24

83 590 - ROJİN ÖNGÜÇ 8 8/D 6 14 1.33 4 5 2.33 3 7 0.67 4 3 3.00 6 14 1.33 5 15 0.00 28 58 8.66 124.69 4629 393 393 82 24

84 279 - DİLAN OFLAZ 8 8/C 4 16 -1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 0 0 0.00 5 15 0.00 8 12 4.00 26 54 9.34 123.70 4652 399 399 84 14

85 373 - SENEM GÖL 8 8/B 4 16 -1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 6 2.00 8 12 4.00 3 17 -2.67 27 63 10.00 108.89 4820 438 438 85 18

86 271 - SERHAT TANIŞ 8 8/D 8 12 4.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 22 68 4.67 104.94 4870 465 465 86 26

87 0 - * İ * U K* 8 8/D 4 16 -1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 1 0 1.00 0 0 0.00 14 37 3.67 100.99 4901 472 472 87 27

88 0 - E *** 8 8/D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 0.00 5 15 0.00 10 30 0.00 100.00 4912 479 479 88 28

89 560 - ŞAHİN MALĞAZ 8 8/C 6 14 1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 21 69 2.00 97.04 4926 481 481 89 15

90 584 - FATIMATÜZ ZEHRA BUR8 8/C 3 17 -2.67 4 6 2.00 6 4 4.67 3 7 0.67 3 17 -2.67 7 13 2.67 26 64 10.01 95.06 4938 486 486 90 16

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 5.58 3.95 5.43 4.63 4.14 7.18 30.92 218.45
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