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Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 570 - MUSTAFA ARSLAN 5 5/D 14 6 12.00 6 4 4.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 4 14.67 17 3 16.00 73 17 67.34 389.38 349 3 3 1 1

2 12 - VEDAT ERTAN 5 5/A 16 4 14.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 16 4 14.67 14 6 12.00 72 18 66.01 381.48 403 6 6 2 1

3 566 - HÜSEYİN AKDENİZ 5 5/B 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 16 4 14.67 18 2 17.33 69 21 62.00 375.56 462 7 7 3 1

4 216 - ALPEREN KANĞAL 5 5/A 14 6 12.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 16 4 14.67 16 4 14.67 69 21 62.01 375.56 462 7 7 3 2

5 136 - ZEYNEP AK 5 5/A 16 4 14.67 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 15 5 13.33 14 6 12.00 69 21 62.01 369.63 537 9 9 5 3

6 8 - FURKAN AY 5 5/A 17 3 16.00 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 12 8 9.33 16 4 14.67 66 24 58.00 363.70 591 11 11 6 4

7 120 - ARİN AZRA AŞKAN 5 5/B 17 3 16.00 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 0 6.00 16 4 14.67 62 14 57.34 347.90 744 15 15 7 2

8 99 - BETÜL ARSLAN 5 5/B 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 12 8 9.33 15 5 13.33 64 26 55.32 341.98 807 16 16 8 3

9 105 - EYLÜL KIZILKAYA 5 5/A 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 13 2.67 19 1 18.67 67 23 59.34 341.98 807 16 16 8 5

10 217 - ŞİLAN ŞANLI 5/D 12 8 9.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 12 5 10.33 15 4 13.67 65 21 58.00 334.07 878 23 23 10 2

11 282 - DİYANA OĞUZ 5 5/B 11 9 8.00 8 2 7.33 8 2 7.33 5 5 3.33 11 9 8.00 18 2 17.33 61 29 51.32 324.20 978 25 25 11 4

12 191 - MERVE LAVENT 5 5/C 12 8 9.33 6 4 4.67 6 4 4.67 6 4 4.67 10 8 7.33 17 3 16.00 57 31 46.67 314.32 1072 26 26 12 1

13 183 - AZAD SAKIN 5 5/C 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 16 -1.33 17 3 16.00 63 27 55.34 310.37 1103 27 27 13 2

14 316 - ENES AKÇAY 5 5/A 10 8 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 12 7 9.67 14 5 12.33 59 27 50.00 304.44 1167 32 32 14 6

15 339 - IŞIK AKÇAM 5 5/D 11 9 8.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 10 6.67 14 6 12.00 60 30 50.01 292.59 1290 37 37 15 3

16 43 - HACİ ZEKİ AKDENİZ 5 5/A 12 8 9.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 9 11 5.33 15 5 13.33 56 34 44.66 290.62 1310 38 38 16 7

17 18 - ABDULSAMET DAYANAN 5 5/A 15 5 13.33 9 1 8.67 8 2 7.33 7 3 6.00 4 16 -1.33 14 6 12.00 57 33 47.33 274.81 1488 44 44 17 8

18 61 - EVİN ÇAÇAN 5 5/A 7 13 2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 7 3 6.00 12 8 9.33 16 4 14.67 50 40 36.67 272.84 1517 45 45 18 9

19 35 - SERDAR TEYMURTAŞ 5 5/C 11 9 8.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 10 9 7.00 13 7 10.67 51 38 38.34 270.86 1535 46 46 19 3

20 19 - İRŞAD ZENGER 5 5/A 9 11 5.33 7 3 6.00 4 6 2.00 6 4 4.67 10 10 6.67 15 5 13.33 51 39 38.00 268.89 1550 49 49 20 10

21 184 - BEDİRHAN ERSOY 5 5/C 10 10 6.67 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 11 9 8.00 10 10 6.67 58 32 47.34 264.94 1586 52 52 21 4

22 20 - ŞERİFE RAMO 5 5/A 10 10 6.67 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 7 13 2.67 15 4 13.67 53 36 41.01 262.96 1604 55 55 22 11

23 198 - ZELAL SADAK 5 5/C 9 11 5.33 6 4 4.67 3 7 0.67 4 6 2.00 9 4 7.67 13 4 11.67 44 36 32.01 257.04 1662 59 59 23 5

24 51 - ZEKİYE SUNE 5 5/A 9 11 5.33 4 4 2.67 5 5 3.33 6 2 5.33 8 12 4.00 15 5 13.33 47 39 33.99 251.11 1717 65 65 24 12

25 14 - NİSANUR ÖZEL 5 5/A 12 7 9.67 8 2 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 1 5 -0.67 13 5 11.33 48 25 40.33 249.14 1737 67 67 25 13

26 267 - BERAT AYDOĞMUŞ 5 5/A 12 8 9.33 8 2 7.33 5 5 3.33 8 2 7.33 5 14 0.33 13 7 10.67 51 38 38.32 247.16 1755 68 68 26 14

27 34 - YASİN KARAGÖL 5 5/A 7 13 2.67 7 3 6.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 9 10 5.67 14 6 12.00 47 42 33.67 239.26 1826 74 74 27 15

28 568 - ZELAL KURAL 5 5/B 12 8 9.33 6 3 5.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 13 6 11.00 41 46 26.67 223.95 1971 84 84 28 5

29 577 - HİLAL OYANIK 5 5/A 10 9 7.00 8 2 7.33 6 4 4.67 4 5 2.33 5 11 1.33 9 7 6.67 42 38 29.33 210.12 2091 98 98 29 16

30 129 - ELİF BAĞLAN 5 5/B 6 14 1.33 7 3 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 7 13 2.67 13 7 10.67 44 46 28.67 207.65 2108 100 100 30 6

31 36 - ARAFAT ERTAN 5 5/A 7 13 2.67 3 7 0.67 5 4 3.67 3 7 0.67 7 12 3.00 13 7 10.67 38 50 21.35 204.20 2146 102 102 31 17

32 515 - İSMAİL SÖNMEZ 5 5/C 8 12 4.00 6 4 4.67 4 6 2.00 5 5 3.33 11 9 8.00 7 13 2.67 41 49 24.67 201.73 2160 104 104 32 6

33 195 - ÖMER FARUK ŞINIK 5 5/C 8 11 4.33 3 7 0.67 4 5 2.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 13 7 10.67 35 53 19.33 198.27 2188 106 106 33 7

34 15 - HÜSNÜ KINU 5 5/C 7 12 3.00 7 2 6.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 15 0.00 11 9 8.00 42 46 26.67 188.40 2268 121 121 34 8

35 261 - NURHAN ÇAKIR 5 5/C 7 13 2.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 13 7 10.67 40 50 24.67 187.90 2271 122 122 35 9

36 141 - BARAN KARACA 5 5/B 8 12 4.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 12 7 9.67 39 50 23.67 187.90 2271 122 122 35 7

37 366 - İLDAR YİĞİT ADIRBEL5 5/C 8 12 4.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 6 1.00 5 15 0.00 12 8 9.33 36 53 19.00 186.42 2294 126 126 37 10

38 244 - ÖZCAN ATEŞ 5 5/A 10 10 6.67 8 2 7.33 4 6 2.00 4 5 2.33 3 17 -2.67 10 10 6.67 39 50 25.00 180.49 2348 133 133 38 18

39 135 - YUSUF AKDENİZ 5 5/B 5 6 3.00 0 1 -0.33 0 0 0.00 1 2 0.33 1 4 -0.33 12 8 9.33 19 21 12.66 171.11 2425 150 150 39 8

40 32 - FATMANUR ÇAÇAN 5 5/A 9 11 5.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 35 55 18.00 166.17 2459 156 156 40 19

41 189 - HALİME OLĞAR 5 5/B 9 11 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 5 15 0.00 7 13 2.67 37 53 19.33 164.20 2474 161 161 41 9

42 275 - MUHARREM ARSLAN 5 5/B 7 13 2.67 5 3 4.00 1 9 -2.00 4 4 2.67 4 10 0.67 8 5 6.33 29 44 16.34 164.20 2474 161 161 41 9

43 595 - ŞİLAN NAM 5 5/C 9 11 5.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 4 16 -1.33 10 10 6.67 30 60 15.33 162.22 2490 166 166 43 11

44 245 - ÖZGÜR ÖZTÜRK 5 5/C 7 13 2.67 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 9 11 5.33 36 54 20.67 150.37 2581 187 187 44 12

45 188 - MERVE NUR İNAN 5 5/C 9 11 5.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 3 15 -2.00 0 0 0.00 33 35 23.33 146.42 2632 204 204 45 13

46 204 - SÜNDÜS ÇEVRİM 5 5/C 5 15 0.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 3 17 -2.67 11 9 8.00 34 56 18.00 146.42 2632 204 204 45 13

47 227 - EDİBE OĞUZ 5 5/D 9 11 5.33 5 5 3.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 6 14 1.33 29 61 10.66 142.47 2686 218 218 47 4

48 52 - ELİF KARACA 5 5/A 4 16 -1.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 7 13 2.67 8 12 4.00 32 58 14.00 142.47 2686 218 218 47 20
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49 5 - SİDRA KADİŞ 5 5/C 4 16 -1.33 6 4 4.67 4 6 2.00 2 7 -0.33 7 13 2.67 7 13 2.67 30 59 12.01 133.09 2826 244 244 49 15

50 225 - AHMETUMUR 5 5/D 5 15 0.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 6 14 1.33 8 12 4.00 24 66 7.33 126.67 2918 261 261 50 5

51 70 - İHSAN KARACA 5 5/A 5 15 0.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 27 63 8.00 126.67 2918 261 261 50 21

52 501 - BARAN KEREÇİN 5 5/A 5 15 0.00 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 8 12 4.00 27 63 6.67 126.67 2918 261 261 50 21

53 224 - İREM AYK* 5 5/D 6 14 1.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 17 -2.67 8 12 4.00 28 62 10.66 122.72 2970 267 267 53 6

54 506 - İBRAHİM KARACA 5 5/B 10 10 6.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 1 19 -5.33 6 14 1.33 27 63 12.00 120.74 3007 274 274 54 11

55 142 - MERYEM YÜCE 5 5/B 9 11 5.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 15 0.00 2 18 -4.00 28 62 12.00 116.79 3063 290 290 55 12

56 534 - ZEYNEP ZENGER 5 5/C 6 14 1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 11 1.33 5 14 0.33 22 63 4.99 114.81 3095 294 294 56 16

57 237 - ELA ŞİMŞEK 5 5/C 4 16 -1.33 4 6 2.00 7 3 6.00 0 10 -3.33 3 17 -2.67 8 12 4.00 26 64 12.00 106.91 3241 311 311 57 17

58 201 - DİLEK ŞİMŞEK 5 5/C 6 14 1.33 0 10 -3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 3 17 -2.67 3 9 0.00 21 61 7.33 95.06 3402 324 324 58 18

59 75 - BARAN KEREÇİN 5 5/D 5 15 0.00 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 17 -2.67 4 16 -1.33 27 63 10.00 91.11 3451 328 328 59 7

60 536 - HÜSEYİN GÜNDÜZ 5 5/B 3 16 -2.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 18 -4.00 7 13 2.67 22 67 8.00 83.21 3529 337 337 60 13

TÜRKÇE İNKILAP TA DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 6.04 4.79 4.21 3.64 3.74 8.92 31.35 223.57
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TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
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