
KURUM -  PUAN SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

IL ILCE KURUM SINAV Genel Il Ilce Kurum
ŞIRNAK İDİL Veysel Karani Ortaokulu 8.SINIF |KURUMSAL-1 3125 295 295 100

Sıra Ogrenci Bilgileri Snf/
Sbe

TÜRKÇE T.C. İNK. DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN Genel İl İlce Krm Sube

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 406 - SIDIKA ŞİĞVA 8/A 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 17 3 16.00 15 5 13.33 81 9 78.00 434.81 29 1 1 1 1

2 59 - BEYZA ARSLAN 8/A 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 13 1 12.67 18 2 17.33 80 4 78.67 432.84 33 2 2 2 2

3 591 - ŞİRİN ÇEVRİM 8/B 20 0 20.00 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 13 7 10.67 18 2 17.33 79 11 75.33 424.94 48 3 3 3 1

4 0 - ARAHMAN BUDAK 8/A 19 1 18.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 16 4 14.67 17 3 16.00 76 14 71.34 424.94 48 3 3 3 3

5 9 - SEVDA ARSLAN 8/A 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 16 4 14.67 16 4 14.67 78 12 74.01 411.11 82 5 5 5 4

6 427 - GÜLŞ EN OCAK 8/D 18 2 17.33 10 0 10.00 6 3 5.00 9 1 8.67 9 3 8.00 17 3 16.00 69 12 65.00 380.00 220 7 7 6 1

7 592 - ŞÜKRAN ÖNGÜÇ 8/D 17 3 16.00 10 0 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 12 5 10.33 15 5 13.33 68 19 61.66 367.65 324 9 9 7 2

8 45 - NURULLAH TOPRAK 8/A 18 1 17.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 2 7.33 10 7 7.67 16 3 15.00 66 19 59.67 367.65 324 9 9 7 5

9 370 - PELDE KEREÇİN 8/A 16 4 14.67 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 13 7 10.67 15 5 13.33 67 23 59.34 359.75 383 12 12 9 6

10 393 - MERVE AKDENİZ 8/B 18 2 17.33 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 4 10 0.67 19 1 18.67 68 16 62.67 355.80 419 14 14 10 2

11 312 - NERİMAN KAŞBAŞ 8/A 17 3 16.00 7 3 6.00 6 4 4.67 10 0 10.00 9 6 7.00 16 4 14.67 65 20 58.34 353.83 431 15 15 11 7

12 182 - SÜLEYMAN KARACA 8/A 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 11 7 8.67 16 4 14.67 66 22 58.67 349.88 464 16 16 12 8

13 102 - ESMA AK 8/A 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 13 7 10.67 15 5 13.33 68 22 60.66 349.88 464 16 16 12 8

14 402 - ESRA ZENGER 8/D 17 3 16.00 7 3 6.00 6 3 5.00 10 0 10.00 8 4 6.67 15 5 13.33 63 18 57.00 344.44 518 20 20 14 3

15 449 - EYLÜL DAYANAN 8/A 17 3 16.00 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 9 5 7.33 14 5 12.33 64 19 57.66 343.95 523 21 21 15 10

16 21 - HİRANUR ÖZKAN 8/D 18 2 17.33 9 1 8.67 6 3 5.00 7 3 6.00 7 7 4.67 15 5 13.33 62 21 55.00 338.52 569 23 23 16 4

17 309 - EMİRHAN KARAGÖL 8/A 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 12 8 9.33 14 6 12.00 64 26 55.33 330.12 646 25 25 17 11

18 319 - DİLŞAH ERTAN 8/0 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 7 6.67 14 5 12.33 62 23 54.33 330.12 646 25 25 17 1

19 404 - YUSUF TEYMURTAŞ 8/D 14 5 12.33 7 2 6.33 6 2 5.33 10 0 10.00 7 3 6.00 15 3 14.00 59 15 53.99 323.70 720 30 30 19 5

20 446 - SERHAT YAKIŞIR 8/A 12 8 9.33 6 4 4.67 7 3 6.00 8 2 7.33 11 6 9.00 16 4 14.67 60 27 51.00 322.22 728 31 31 20 12

21 257 - YASEMİN YILMAZ 8/A 18 2 17.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 13 -1.33 16 4 14.67 61 25 54.00 314.32 819 32 32 21 13

22 572 - AKİDE ÖZALP 8/C 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 9 1 8.67 3 4 1.67 15 3 14.00 58 17 52.34 312.35 832 33 33 22 1

23 124 - İBRAHİM NAS 8/D 17 3 16.00 5 5 3.33 4 6 2.00 5 3 4.00 8 8 5.33 14 6 12.00 53 31 42.66 311.36 843 34 34 23 6

24 251 - ZÜMRÜTSAKCAK 8/C 17 3 16.00 4 5 2.33 6 4 4.67 3 6 1.00 8 5 6.33 12 7 9.67 50 30 40.00 301.48 955 40 40 24 2

25 302 - NİHAL MURĞ 8/A 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 10 0 10.00 6 8 3.33 12 8 9.33 60 24 52.00 298.52 983 42 42 25 14

26 314 - BARAN UZUN 8/A 15 5 13.33 9 1 8.67 4 6 2.00 8 2 7.33 6 9 3.00 14 5 12.33 56 28 46.66 296.54 1002 44 44 26 15

27 412 - SELAMET VARLI 8/D 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 4 3.67 13 7 10.67 56 23 48.34 294.57 1032 46 46 27 7

28 317 - DURİYE OĞUZ 8/A 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 12 0.00 15 3 14.00 57 27 48.00 292.59 1054 48 48 28 16

29 307 - SAMET KARACA 8/A 14 6 12.00 7 3 6.00 4 5 2.33 7 1 6.67 8 10 4.67 14 6 12.00 54 31 43.67 292.10 1064 50 50 29 17

30 424 - DENİZ ÖZDEMR 8/D 14 6 12.00 8 2 7.33 5 5 3.33 8 2 7.33 10 10 6.67 11 9 8.00 56 34 44.66 284.69 1138 59 59 30 8

31 410 - İDRİS ŞINIK 8/D 13 6 11.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 10 7 7.67 12 6 10.00 50 34 38.67 284.69 1138 59 59 30 8

32 310 - HASAN ÖRÜÇ 8/A 10 10 6.67 9 1 8.67 6 4 4.67 9 1 8.67 11 6 9.00 12 7 9.67 57 29 47.35 282.72 1159 61 61 32 18

33 420 - ESRAOCAK 8/D 15 5 13.33 9 1 8.67 6 3 5.00 7 2 6.33 6 9 3.00 12 8 9.33 55 28 45.66 281.73 1182 62 62 33 10

34 214 - FADİLE SEVECİ 8/C 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 5 5 3.33 3 12 -1.00 14 5 12.33 53 31 43.66 278.76 1211 63 63 34 3

35 415 - FURKAN ERGİN 8/D 16 4 14.67 6 4 4.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 10 1.67 12 8 9.33 53 32 42.34 276.79 1234 66 66 35 11

36 231 - AKIN CİVAN 8/C 15 5 13.33 4 3 3.00 6 4 4.67 2 2 1.33 3 9 0.00 15 4 13.67 45 27 36.00 273.33 1267 69 69 36 4

37 97 - ESRA ÇAÇAN 8/D 17 3 16.00 7 3 6.00 6 3 5.00 10 0 10.00 1 7 -1.33 12 8 9.33 53 24 46.33 273.33 1267 69 69 36 12

38 306 - BÜŞRA BAKILCI 8/A 12 8 9.33 5 5 3.33 4 6 2.00 6 4 4.67 13 7 10.67 10 10 6.67 50 40 36.67 272.84 1273 71 71 38 19

39 1 - ÇD * E*N 8/D 15 5 13.33 9 1 8.67 3 7 0.67 8 2 7.33 7 11 3.33 9 7 6.67 51 33 40.00 262.96 1394 74 74 39 13

40 355 - MELİSE DEMİR 8/B 13 6 11.00 4 4 2.67 5 5 3.33 4 5 2.33 5 5 3.33 13 6 11.00 44 31 33.66 262.47 1405 75 75 40 3

41 422 - YASİN BULUT 8/D 12 8 9.33 7 3 6.00 5 3 4.00 7 3 6.00 4 9 1.00 14 5 12.33 49 31 38.66 258.02 1451 77 77 41 14

42 325 - MEDİNE ARSLAN 8/B 15 4 13.67 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 3 7 0.67 11 9 8.00 49 30 39.01 257.04 1463 78 78 42 4

43 0 - *UNAHAN BUDAK M 8/A 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 13 7 10.67 17 3 16.00 30 14 26.67 254.57 1498 81 81 43 20

44 387 - PELŞİN KAYA 8/D 11 9 8.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 7 0.67 11 9 8.00 11 9 8.00 46 44 31.34 253.09 1507 84 84 44 15

45 0 - *ELEN DEMİR M 8/A 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 11 6 9.00 17 3 16.00 28 13 25.00 244.69 1606 90 90 45 21

46 4110 - ÖZGÜRTANTİK 8/D 13 6 11.00 8 1 7.67 4 5 2.33 5 4 3.67 4 8 1.33 11 7 8.67 45 31 34.67 244.69 1606 90 90 45 16

47 200 - NURŞİNDA ŞİMŞEK 8/B 14 5 12.33 5 4 3.67 6 4 4.67 6 2 5.33 1 7 -1.33 11 4 9.67 43 26 35.67 242.72 1639 93 93 47 5

48 0 - TUNAHAN BUDAK 8/A 18 2 17.33 7 2 6.33 9 1 8.67 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44 5 42.33 239.75 1665 95 95 48 22
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49 185 - LEYLA ATILGAN 8/C 14 5 12.33 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 1 13 -3.33 12 5 10.33 43 37 33.99 231.36 1765 106 106 49 5

50 421 - ROJİN KAYA 8/C 10 7 7.67 6 3 5.00 7 2 6.33 5 2 4.33 3 4 1.67 11 7 8.67 42 25 33.67 229.88 1778 107 107 50 6

51 285 - NİSA DAĞ 8/A 12 7 9.67 8 2 7.33 3 6 1.00 6 3 5.00 8 6 6.00 7 13 2.67 44 37 31.67 228.40 1804 109 109 51 23

52 589 - REYHAN AYKAN 8/D 12 8 9.33 7 3 6.00 5 4 3.67 5 5 3.33 6 7 3.67 9 11 5.33 44 38 31.33 227.90 1807 110 110 52 17

53 381 - ÖMER FAR ÇEVRİM 8/B 14 6 12.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 6 9 3.00 7 13 2.67 44 41 30.34 223.46 1847 115 115 53 6

54 348 - MERYEM AKAY 8/B 13 5 11.33 5 5 3.33 4 6 2.00 4 6 2.00 4 5 2.33 9 11 5.33 39 38 26.32 223.46 1847 115 115 53 6

55 414 - M M DÇ İ KE*N 8/D 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 11 9 8.00 15 5 13.33 26 18 21.33 222.96 1863 119 119 55 18

56 0 - *LHAN ABAY M 8/A 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 8 7 5.67 16 4 14.67 24 15 20.34 217.04 1926 124 124 56 24

57 428 - CEVAHİR ERTAN 8/D 11 9 8.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 8 2.33 10 10 6.67 41 42 27.01 215.56 1939 125 125 57 19

58 342 - GÜLNAZ 8/C 8 11 4.33 5 5 3.33 6 4 4.67 6 4 4.67 8 9 5.00 10 9 7.00 43 42 29.00 215.56 1939 125 125 57 7

59 3 - AYŞE NUR ERTAŞ 8/B 13 7 10.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 3 10 -0.33 10 10 6.67 40 43 26.01 213.58 1969 129 129 59 8

60 173 - CEMRE ATLI 8/B 12 6 10.00 6 4 4.67 4 5 2.33 4 4 2.67 4 11 0.33 9 8 6.33 39 38 26.33 213.09 1982 130 130 60 9

61 346 - SERDAR ADR BELLİ 8/B 12 8 9.33 6 4 4.67 5 4 3.67 4 2 3.33 3 8 0.33 9 10 5.67 39 36 27.00 208.15 2025 133 133 61 10

62 258 - SELEN DEMİR 8/A 15 5 13.33 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 37 13 32.67 207.65 2030 134 134 62 25

63 365 - RIDVAN TEMİZ 8/B 14 5 12.33 4 6 2.00 2 2 1.33 5 4 3.67 2 10 -1.33 9 11 5.33 36 38 24.66 207.16 2042 137 137 63 11

64 462 - İLİL ÖZTÜRK 8/B 12 6 10.00 3 7 0.67 9 0 9.00 4 5 2.33 4 7 1.67 7 11 3.33 39 36 27.00 206.67 2044 138 138 64 12

65 398 - MEHMET OKTAY 8/D 12 7 9.67 4 6 2.00 6 4 4.67 1 8 -1.67 5 12 1.00 9 9 6.00 37 46 23.34 206.17 2047 139 139 65 20

66 289 - NESİBE ERÇİK 8/A 14 5 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 38 11 34.33 205.68 2054 141 141 66 26

67 31 - MERYEM SAYAR 8/B 12 8 9.33 4 6 2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 10 10 6.67 37 53 20.00 205.68 2054 141 141 66 13

68 3490 - MUHAMMED ÖREŞ 8/B 15 5 13.33 8 2 7.33 7 3 6.00 4 4 2.67 0 0 0.00 0 0 0.00 34 14 29.33 202.72 2077 143 143 68 14

69 426 - KÜBRA AYKAN 8/B 9 10 5.67 5 4 3.67 5 4 3.67 4 5 2.33 5 13 0.67 11 8 8.33 39 44 24.34 201.24 2096 145 145 69 15

70 0 - İLHAN ABAY 8/A 14 6 12.00 7 3 6.00 7 2 6.33 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 36 13 31.66 200.25 2105 147 147 70 27

71 288 - NURŞİNDA UÇKUN 8/0 8 12 4.00 5 5 3.33 7 3 6.00 4 6 2.00 5 13 0.67 12 8 9.33 41 47 25.33 199.75 2111 148 148 71 2

72 0 - *A*U* MİRA* *A* M 8/D 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 7 5 5.33 14 6 12.00 21 15 17.33 199.26 2119 149 149 72 21

73 122 - ZİNET KINU 8/C 5 15 0.00 7 3 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 6 11 2.33 13 7 10.67 42 45 27.00 197.78 2131 151 151 73 8

74 271 - SERHAT TANIŞ 8/D 8 12 4.00 5 5 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 5 15 0.00 13 7 10.67 39 51 22.00 197.78 2131 151 151 73 22

75 345 - MELTEM KARAASLAN 8/B 13 7 10.67 5 5 3.33 4 4 2.67 4 5 2.33 4 11 0.33 7 11 3.33 37 43 22.66 197.28 2142 154 154 75 16

76 308 - SÜLEYMAN KERÇİN 8/A 11 9 8.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 1 1.67 6 11 2.33 9 11 5.33 34 46 19.33 197.28 2142 154 154 75 28

77 3 - MEHMETÖNER 8/B 13 6 11.00 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 9 27.00 188.89 2232 169 169 77 17

78 584 - FATİMA BURATİKİN 8/C 10 10 6.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 6 13 1.67 9 11 5.33 35 54 17.67 185.93 2257 172 172 78 9

79 279 - DİLAN OFLAZ 8/C 9 11 5.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 5 3.33 5 15 0.00 10 10 6.67 37 53 19.33 181.97 2294 177 177 79 10

80 0 - HATİCE TANRIVERDİ 8/C 12 7 9.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 3 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 18 21.00 174.07 2375 188 188 80 11

81 489 - ROJİN ŞI *K 8/B 8 8 5.33 4 4 2.67 5 4 3.67 5 4 3.67 3 3 2.00 7 13 2.67 32 36 20.01 174.07 2375 188 188 80 18

82 450 - HARUN MİRAN NAS 8/D 12 8 9.33 7 2 6.33 2 7 -0.33 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 26 21 19.33 169.63 2427 197 197 82 23

83 425 - EBUZ ETÇEVRİM M 8/* 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 9 8 6.33 7 5 5.33 16 17 11.66 165.68 2461 205 205 83 1

84 373 - ***EM 8/B 5 8 2.33 6 2 5.33 3 5 1.33 5 4 3.67 3 8 0.33 9 11 5.33 31 38 18.32 162.72 2487 211 211 84 19

85 567 - RECEP OCAK 8/A 8 12 4.00 9 1 8.67 6 4 4.67 5 4 3.67 4 11 0.33 6 12 2.00 38 44 23.34 162.72 2487 211 211 84 29

86 64 - CİHAN METEAN 8/C 7 13 2.67 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 15 0.00 9 11 5.33 32 58 13.34 154.32 2554 224 224 86 12

87 1790 - NİHAT DEMİR 8/D 10 7 7.67 0 8 -2.67 4 5 2.33 5 4 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00 19 24 13.67 150.37 2588 229 229 87 24

88 590 - ROJİN ÖNGÜÇ 8/D 7 13 2.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 8 12 4.00 29 61 10.00 148.40 2607 233 233 88 25

89 0 - *ESİBE ERÇİKM 8/A 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 3 4 1.67 10 9 7.00 13 17 8.67 147.90 2613 235 235 89 30

90 25 - RAMAZAN BUDAK 8/D 11 9 8.00 3 7 0.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 18 32 10.67 146.42 2624 236 236 90 26

91 560 - ŞAHİN MALGAZ 8/C 9 11 5.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 30 12.00 138.52 2701 244 244 91 13

92 0 - EBUZETÇEVRİM 8/0 8 12 4.00 6 4 4.67 5 5 3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 27 14.00 138.52 2701 244 244 91 3

93 349 - MU*AMM*D ÖRE* M 8/B 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 1 9 -2.00 11 7 8.67 12 20 8.67 136.05 2737 250 250 93 20

94 0 - M MEMM *NK *T 8/D 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 7 13 2.67 8 12 4.00 15 29 6.67 136.05 2737 250 250 93 27

95 0 - *ATİ*EMT*NRI*ERDİ 8/C 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 4 11 0.33 9 10 5.67 13 25 6.00 132.10 2773 259 259 95 14

96 0 - E M**RKT 8/0 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 31 8.67 130.62 2781 261 261 96 4
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97 361 - ME*M*T*NER M M M 8/M 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 5 10 1.67 6 11 2.33 11 25 4.00 120.25 2878 272 272 97 1

98 0 - ŞAHİN MALGAZ M 8/C 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 5 9 2.00 5 11 1.33 10 24 3.33 116.30 2912 276 276 98 15

99 202 - UMUT ŞİMŞEK 8/C 4 16 -1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 5 13 0.67 6 14 1.33 27 61 8.01 112.84 2933 278 278 99 16

100 0 - *AMA*A*Ş*RİF B*DAK 8/* 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 0 1 -0.33 2 18 -4.00 5 15 0.00 7 37 0.00 72.84 3121 295 295 100 2

TÜRKÇE T.C. İNK. DİN KÜLTÜR İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİML Toplam PUAN

Kurum Ortalama 9.70 4.53 3.92 4.52 3.61 8.26 34.54 245.39

DERS NET ORTALAMALARI GRAFIGI kurum ilce il
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TÜRKÇE T.C. İNK. TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
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